
Solictud de información adicional | SINIESTRO 100697019 LEGIS APJ32377 - RV:
DEMANDA INSTAURADA POR ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO
DEL CONTRARO DE SEGURO DE POLIZA N° 022724498- RADICADO 240451

Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Jue 09/05/2024 11:12
Para:​Gina García Allianz (Autos Bogotá) <gina.garcia@allianz.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​Gustavo Andrés Fernández Calderón <gfernandez@gha.com.co>​

Estimada doctora Gina,

Comedidamente solicitamos tu apoyo remitiendo la siguiente información para poder terminar nuestro
informe preliminar:

1- Confirmar si al señor Andrés Eduardo Giraldo Torres se le entregó el condicionado de la póliza,
para que en caso afirmativo, por favor nos remitan las constancias con las que cuente la compañía.

2- Indicar la fecha de reclamación inicial, con el fin de liquidar objetivamente los intereses
moratorios.

Quedamos muy atentos al apoyo brindado en este asunto.

Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR

         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments
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Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: sábado, 4 de mayo de 2024 11:45
Para: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD CREACIÓN DE CASO Y SOLICITUD DE ANTECEDENTES || RV: DEMANDA INSTAURADA POR
ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRARO DE SEGURO DE POLIZA N° 022724498-
RADICADO 240451
 
ALLIANZ

De: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: sábado, 4 de mayo de 2024 8:24
Para: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Urquijo ., Gloria Del Pilar (ALLIANZ COLOMBIA)
<gloria.urquijo@externos.allianz.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Andrés Fernández Calderón <gfernandez@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CREACIÓN DE CASO Y SOLICITUD DE ANTECEDENTES || RV: DEMANDA INSTAURADA POR
ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRARO DE SEGURO DE POLIZA N° 022724498-
RADICADO 240451
 

Internal

 
 
Buen día,
 
Se cargan antecedentes del SINIESTRO   100697019 LEGIS APJ32377.
 
No se crea encargo ya que el siniestro esta cerrado y se solicito reapertura.
 
Estimada @Urquijo ., Gloria Del Pilar (ALLIANZ COLOMBIA) , nos puedes apoyar con el infome final de
investigacion, la fecha de vencimiento de contestacion es el 24 de mayo de 2024.
 
Cordialmente,
 
Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
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De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 29 de abril de 2024 8:05 p. m.
Para: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Andrés Fernández Calderón <gfernandez@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD CREACIÓN DE CASO Y SOLICITUD DE ANTECEDENTES || RV: DEMANDA INSTAURADA POR
ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRARO DE SEGURO DE POLIZA N° 022724498-
RADICADO 240451
 
 
Estimada doctora Gina:
Recibe un cordial saludo.
 
Comedidamente confirmamos que aceptamos la asignación para defender los intereses de la Compañía
y en tal virtud, confirmamos que ya nos encontramos debidamente notificados, razón por la que
solicitamos la creación del proceso en la plataforma Legis. Para ese propósito presentamos la siguiente
información:
 

Despacho: Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá

Radicado: 11001310304320230044100

Demandante: Andrés Eduardo Giraldo Torres

Demandado: Allianz Seguros S.A.

Fecha de asignación: 25 de abril de 2024

Fecha de notificación: 24 de abril de 2024

Ramo: Autos

Nombre víctima (BI): N/A sustracción

Placa: JML-563

Fecha de siniestro: 05 de abril de 2021
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Abogado externo asignado: Gustavo Alberto Herrera Ávila

Fecha límite de contestación: 24 de mayo de 2024
Comedidamente solicitamos su amable colaboración con el envío de los antecedentes con que cuente la
Compañía, respecto del caso previamente identificado, específicamente los siguientes:
 

·       Póliza y sus renovaciones.
·       Endosos.
·       Apertura de siniestro.
·       Reclamación.
·       Objeción.
·       Reconsideraciones y ratificaciones que existan.
·             Antecedentes y documentos relacionados con el presente caso que obren en la

Compañía y toda la información necesaria para la correcta gestión de los intereses de
ALLIANZ SEGUROS S.A.

Muchas gracias por tu siempre amable ayuda.
Junto al presente se allega la demanda y el auto mediante el cual se admite esta última.

 

De: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 12:14
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: DEMANDA INSTAURADA POR ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRARO
DE SEGURO DE POLIZA N° 022724498- RADICADO 240451
 

Internal

 
Buen dia,
 
Remito para su vigilancia, por favor me confirmas el día en se  entiendan por notificada la
Compañía con los siguientes datos básicos para dar apertura a legis, igualmente, adjunte el auto de
notificación, demanda sin anexos y solicitud de antecedentes.
 
Contenido:
 

1. Clase de proceso:
2. Despacho:
3. Radicado (23 digitos) :
4. Demandante:
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5. Demandado:
6. Fecha de asignación :
7. Fecha de notificación :
8. Ramo :
9. Nombre víctima (BI):

10. Placa:
11. Fecha de siniestro:
12. Abogado externo asignado:

 
 
Muchas gracias,
 
Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y

puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el

contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

 
 
 
De: Hernandez Lopez, Wilson (ALLIANZ COLOMBIA) <wilson.hernandez@allianz.co>
Enviado el: jueves, 25 de abril de 2024 7:44 a. m.
Para: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Angarita Arevalo, Luisa (ALLIANZ COLOMBIA) <luisa.angarita@allianz.co>
Asunto: RV: DEMANDA INSTAURADA POR ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRARO
DE SEGURO DE POLIZA N° 022724498- RADICADO 240451
 

Internal

 
Buen día
 
Gina nos llego este correo como Demanda porfa me confirmas como procedemos
 
Quedo atento, gracias.
Cordialmente,
 

9/5/24, 11:11 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAALt2z6IOktGow9iXRnV66s%3D/s… 5/7

mailto:Gina.Garcia@allianz.co
mailto:wilson.hernandez@allianz.co
mailto:gina.garcia@allianz.co
mailto:luisa.angarita@allianz.co


Wilson David Hernández López
Coordinador Nacional de Indemnizaciones
Perdidas Totales & Responsabilidad Civil Extracontractual Daños
Claims Motor - Profesional Especialista
Dirección Nacional de Indemnizaciones Motor            
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformación
Bogotá. Carrera 13 A No. 29-24 I Movil (315) 8605775 
Correo electrónico: wilson.hernandez@allianz.co  | Visítenos en www.allianz.co
 

 
 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y

puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el

contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

 
De: Cerquera Vargas, Nilton (ALLIANZ COLOMBIA) <nilton.cerquera@allianz.co>
Enviado el: miércoles, 24 de abril de 2024 5:04 p. m.
Para: Angarita Arevalo, Luisa (ALLIANZ COLOMBIA) <luisa.angarita@allianz.co>
CC: Hernandez Lopez, Wilson (ALLIANZ COLOMBIA) <wilson.hernandez@allianz.co>; Ruiz Martinez, Martin
(ALLIANZ COLOMBIA) <martin.ruiz@allianz.co>; Gonzalez Caro, Edison (ALLIANZ COLOMBIA)
<edison.gonzalez@allianz.co>
Asunto: FW: DEMANDA INSTAURADA POR ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRARO
DE SEGURO DE POLIZA N° 022724498- RADICADO 240451
 

Internal

 
Hola Lu
 
Buenas tardes
 
Te comparto para tu validación, gracias, es un hurto objetado
 
 
Cordialmente
 
Nilton Fernando Cerquera
Equipo de Claims Motor – Daños Materiales
Hago parte de un equipo que evoluciona permanentemente, buscando la excelencia en el servicio
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Me arriesgo en todos los retos que me afronta la vida, disfruto viajar y conocer nuevas experiencias!.
                           

 
 
 
 
From: Vanegas Bello, Javier Alexander (ALLIANZ COLOMBIA) <correspondencia.servientrega@externos.allianz.co>
Sent: Wednesday, April 24, 2024 4:57 PM
To: Gonzalez Caro, Edison (ALLIANZ COLOMBIA) <edison.gonzalez@allianz.co>; Ruiz Martinez, Martin (ALLIANZ
COLOMBIA) <martin.ruiz@allianz.co>
Cc: Cerquera Vargas, Nilton (ALLIANZ COLOMBIA) <nilton.cerquera@allianz.co>
Subject: DEMANDA INSTAURADA POR ANDRES EDUARDO GIRALDO POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRARO DE
SEGURO DE POLIZA N° 022724498- RADICADO 240451
 

Internal

 
 
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo con lo mencionado en el asunto,  adjunto documento de la correspondencia recibida ,
para su revisión.
 
Quedo atenta a cualquier comentario.
 
 
Cordialmente,
 
Camila Leon
In Company
Correspondencia Allianz Seguros S.A
Tel: 5189420/5189426
Cel.: 3165289489
Dirección: CR 13ª 29-24 LOC 102 Bogotá, Colombia
Correspondencia.Servientrega@Externos.Allianz.co
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