19/3/25, 15:14 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

RV: Confirmacién Pago

Desde Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>

Fecha Mié 19/03/2025 14:39

Para Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co>
cc Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>

Estimados:

De conformidad con el correo que antecede, informo que el pago corresponde al deposito que se materializé a favor de AZ VIDA en el
proceso que a continuacion relaciono:

JUZGADO 011

LABORAL DEL JAIRO DE JESUS COLFONDOS Y
05001310501120230026000- 05001310501120241024700- CIRCUITO PARIAS MONSALVE COLPENSIONES
DE MEDELLIN

@Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn Por favor informar a la cia.
@CAD GHA Por favor cargar esta linea de correos a CT.

Gracias.

Cordialmente,

Daniela Quintero Laverde
( I I Gerente Area Laboral
Email: dquintero@gha.com.co | 310 824 1711
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribuciéon, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 10:13

Para: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>; Juan David Betancur Villa
<jbetancur@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: Confirmacion Pago
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments

De: depositos.judiciales@bancoagrario.gov.co <depositos.judiciales@bancoagrario.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 9:05

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: Confirmacion Pago

Sefior Beneficiario, le informamos que fue abonado 650000,00 a su cuenta corriente N° ******3748 del banco BANCOLOMBIA, por concepto de
pago del depdsito(s) 413230004389507

LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRONICO TRANSMITIDOS A TRAVES DE CUENTAS DE CORREO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NO SE

CONSIDERAN CORRESPONDENCIA PRIVADA, PORQUE ESTAS CUENTAS TIENEN COMO FINALIDAD LA TRANSMISION DE DATOS
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL BANCO. POR FAVOR SOLO IMPRIMA ESTE CORREO DE SER NECESARIO.
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