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INFORME 322 - ENVÍO ANTECEDENTES Y PÓLIZA // PRF 80052-2023-42843 // SINIESTRO
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Desde Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Fecha Dom 10/11/2024 18:02
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

2 archivos adjuntos (731 KB)
INFORME 321 - ENVÍO DE ANTECEDENTES PRF 80052 2023 42843 INCORPORANDO FECHA DE LOS HECHOS.xlsx; P.
20210528192454 - Manejo 22901790.pdf;

Estimados,

Espero tengan un excelente día,

@CAD GHA: chicos por favor cargar documentos y correo precedente (en PDF) al CASE 22340 REMISIÓN
ANTECEDENTES NOTA 321.

@Javier Andrés Acosta Ceballos: Andrew, en este caso ¿quién se hará cargo de las sustanciación?,
teniendo en cuenta que la persona que lo tenía a cargo era Amparo Riascos.

Quedo muy atenta para llevar mi control en Excel.

¡Mil gracias a todos!

Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR
         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605
  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>
Enviado: sábado, 9 de noviembre de 2024 14:56
Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Cc: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>;
Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Juan Sebastián Londoño Guerrero <jlondono@gha.com.co>;
Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>; Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Asunto: INFORME 322 - ENVÍO ANTECEDENTES Y PÓLIZA // PRF 80052-2023-42843 // SINIESTRO 145977185 -
APLICATIVO 214445
 

Internal

 
Buenas tardes:
Respetada Lizeth.
 
De manera comedida envío los antecedentes del caso del asunto:
 

Informe remisión antecedentes (321).
Póliza de Manejo 22901790 / 0 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 
Al respecto, confirmo que con ocasión al presente juicio fiscal se aperturó el Siniestro 145977185, así como el
Aplicativo 214445. 
 
Adicionalmente, para la defensa de la Compañía es importante que tengas en cuenta lo siguiente:
 

1. El valor asegurado a cargo de Allianz Seguros S.A. se encuentra disponible, ya que no se han efectuado
pagos con cargo a la póliza afectada.

2. Allianz Seguros S.A. asumió solo el 11% del riesgo amparado. Es decir, del total del valor asegurado
($1.500.000.000) tiene a su cargo $165.000.000, puesto que el seguro afectado fue suscrito en
coaseguro aceptado con MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., quien es la
Compañía líder con un 44%, AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES con el 7%, LA PREVISORA S.A.
COMPANIA DE SEGUROS con el 8%, COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS con el 9% y
COMPANIA DE SEGUROS COLPATRIA con el 21%.

3. La modalidad del contrato es “Por ocurrencia”. Bajo ese entendido, el siniestro ocurrió dentro de la
vigencia del contrato No. 22901790 / 0.

4. El deducible aplicable al caso que nos ocupa es del 12% del valor de la pérdida - Mínimo 3 SMMLV.
5. El aseguramiento estuvo vigente hasta el 28/03/2022.
6. Por favor validar si se configura alguna de las exclusiones de los seguros contratados.
7. Por favor solicitar la vinculación de las coaseguradoras.

12/11/24, 9:09 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAFNzZBiF55FCijIULKrqs6w%3D 2/10

https://outlook.office.com/bookwithme/user/54bdf69746cb456eb224a74ccf7f3b32@gha.com.co?anonymous&ep=signature
https://outlook.office.com/bookwithme/user/54bdf69746cb456eb224a74ccf7f3b32@gha.com.co?anonymous&ep=signature
https://outlook.office.com/bookwithme/user/54bdf69746cb456eb224a74ccf7f3b32@gha.com.co?anonymous&ep=signature


8. No hubo aviso de siniestro previo ante la Aseguradora.
 
Quedo muy atenta a tus comentarios sobre el particular.
 
 
Atentamente,
 
 
Maria Alejandra Revelo Castiblanco.
Abogada procesos judiciales P&C, Vida y de Responsabilidad Fiscal.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación.
📞 (+57) 3160244434.                                           
✉ maria.revelo@allianz.co.

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener

información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado el: martes, 13 de agosto de 2024 8:58 a. m.
Para: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>; Javier Andrés Acosta
Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>
CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Juan
Sebastián Londoño Guerrero <jlondono@gha.com.co>; Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES Y PÓLIZA // PRF 80052 - 2023 - 42843 // COMUNICACION DE
VINCULACION PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL 2024EE0049330- RADICADO 240183
 
Estimada Dra. María Alejandra, buen día.
 
 
De manera comedida ruego su acostumbrada colaboración en el sentido de remitir los
antecedentes y la póliza para poder proceder con la defensa de la compañía.
 
 
Quedo súper atenta.
 
 
Cordial saludo, 
 
 

Luz Amparo Riascos
Abogada Senior II

Email: lriascos@gha.com.co |  311 775 37 92

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado: lunes, 5 de agosto de 2024 16:25
Para: maria.revelo@allianz.co <maria.revelo@allianz.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón
<mkrodriguez@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Juan
Sebastián Londoño Guerrero <jlondono@gha.com.co>; Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES Y PÓLIZA // PRF 80052 - 2023 - 42843 // COMUNICACION DE
VINCULACION PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL 2024EE0049330- RADICADO 240183
 
 
 
Estimada Dra. María Alejandra, buen día.
 
 
De manera comedida ruego su acostumbrada colaboración en el sentido de remitir los
antecedentes y la póliza para poder proceder con la defensa de la compañía.
 
 
Quedo súper atenta.
 
 
Cordial saludo, 
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Luz Amparo Riascos
Abogada Senior II

Email: lriascos@gha.com.co |  311 775 37 92

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado: lunes, 29 de julio de 2024 10:05
Para: maria.revelo@allianz.co <maria.revelo@allianz.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón
<mkrodriguez@gha.com.co>
Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Juan
Sebastián Londoño Guerrero <jlondono@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES Y PÓLIZA // PRF 80052 - 2023 - 42843 // COMUNICACION DE
VINCULACION PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL 2024EE0049330- RADICADO 240183
 
Estimada Dra. María Alejandra, buen día.
 
 
De manera comedida ruego su acostumbrada colaboración en el sentido de remitir los
antecedentes y la póliza.
 
 
Quedo súper atenta.
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Cordial saludo, 
 
 

Luz Amparo Riascos
Abogada Senior II

Email: lriascos@gha.com.co |  311 775 37 92

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 10 de julio de 2024 17:24
Para: 'Maria Alejandra Revelo Castiblanco' <maria.revelo@allianz.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan
Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine
Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES Y PÓLIZA // PRF 80052 - 2023 - 42843 // COMUNICACION DE
VINCULACION PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL 2024EE0049330- RADICADO 240183
 
 
Apreciada doctora María Alejandra Revelo, buena tarde.
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Comedidamente reitero la solicitud de antecedentes, póliza, creación de siniestro y asignación
de honorarios.     
 
Quedo atenta a cualquier requerimiento.     
 
Cordialmente,
 

Luz Amparo Riascos
Abogada Senior II

Email: lriascos@gha.com.co |  311 775 37 92

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

 

De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 8:31
Para: maria.revelo@allianz.co <maria.revelo@allianz.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Katherine
Buitrago Bustamante <kbuitrago@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES Y PÓLIZA // COMUNICACION DE VINCULACION PROCESO
RESPONSABILIDAD FISCAL 2024EE0049330- RADICADO 240183
 
Apreciada doctora Alejandra Revelo,     
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Comedidamente remito la solicitud de antecedentes, póliza, creación de siniestro y asignación
de honorarios.     
 
Quedo atenta a cualquier requerimiento.     
 
Cordialmente,
 

 
 

 

LUZ AMPARO RIASCOS.

 

ABOGADA.
             ÁREA: PÚBLICO.

  +57 311 775 37 92

  lriascos@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte

al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and

delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 8:22
Para: angela.romero@allianz.co <angela.romero@allianz.co>; maria.diazm@allianz.co <maria.diazm@allianz.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Katherine
Buitrago Bustamante <kbuitrago@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES Y PÓLIZA // COMUNICACION DE VINCULACION PROCESO
RESPONSABILIDAD FISCAL 2024EE0049330- RADICADO 240183
 
Apreciada doctora Ángela,     
 
Comedidamente remito la solicitud de antecedentes, póliza, creación de siniestro y asignación
de honorarios.     
 
Quedo atenta a cualquier requerimiento.     
 
Cordialmente,

12/11/24, 9:09 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAFNzZBiF55FCijIULKrqs6w%3D 8/10

mailto:lriascos@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
mailto:lriascos@gha.com.co
mailto:angela.romero@allianz.co
mailto:angela.romero@allianz.co
mailto:maria.diazm@allianz.co
mailto:maria.diazm@allianz.co
mailto:informes@gha.com.co
mailto:mkrodriguez@gha.com.co
mailto:jacosta@gha.com.co
mailto:nloaiza@gha.com.co
mailto:kbuitrago@gha.com.co


 
 

 

LUZ AMPARO RIASCOS.

 

ABOGADA.
             ÁREA: PÚBLICO.

  +57 311 775 37 92

  lriascos@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte

al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and

delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Luz Amparo Riascos Alomia
Enviado: viernes, 5 de abril de 2024 19:13
Para: angela.romero@allianz.co <angela.romero@allianz.co>; maria.diazm@allianz.co <maria.diazm@allianz.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Katherine
Buitrago Bustamante <kbuitrago@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD ANTECEDENTES Y PÓLIZA // COMUNICACION DE VINCULACION PROCESO RESPONSABILIDAD
FISCAL 2024EE0049330- RADICADO 240183
 
Apreciada doctora Ángela,     
 
Comedidamente me permito remitir solicitud de antecedentes, póliza, creación de siniestro y
asignación de honorarios.     
 
Quedo atenta a cualquier requerimiento.     
 
Cordialmente,
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