21/5/24, 10:28 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: AUD 26 DICIEMBRE / CONVOCANTE: LAURA MELISSA RIVERA / POPAYAN/ S-
049733552

Jose Fernando Hernandez Restrepo <josef.hernandez@externos.allianz.co>
Mié 26/12/2018 11:16

Para:Ninoska Patricia Ramirez Vassallo <ninoska.ramirez@allianz.co>;Maria Claudia Romero Lenis
<maria.romero@externos.allianz.co>

Buenos dias Ninoska,
En su momento el caso ya se habia revisado, el valor del ofrecimiento fue de $21.423.732 se ratifica.
Allianz Colombia | Coordinador Regional Zona Sur Occidente | Gerencia Nacional de Indemnizaciones Autos

Cra 44 No. 9C-70 Cali | Teléfono cel.3174300192
Correo electrénico_Josef.hernandez@externos.allianz.co Visitanos en www.allianz.co

De: Ninoska Patricia Ramirez Vassallo

Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2018 09:44 a.m.

Para: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

CC: Jose Fernando Hernandez Restrepo <josef.hernandez@externos.allianz.co>

Asunto: RV: AUD 26 DICIEMBRE / CONVOCANTE: LAURA MELISSA RIVERA / POPAYAN/ S-049733552

Doctora buenos dias,

De acuerdo a conversacién sostenida con Laura, por favor agradezco nos mantengamos en el ofrecimiento pasado
de los 21 millones.

De igual forma copio al presente correo a Jose Fernando con el fin de que nos ayude revisando nuevamente el
tema para validar si hay una nueva postura de la compaiiia.

Cordialmente,

Ninoska Ramirez Vassallo

Allianz Colombia | Profesional Sr Responsabilidad Civil Autos | Gerencia Indemnizaciones Autos.
Carrera 132 No. 29-24, Bogotd | Teléfono +57(1) 5188801 Ext 1019274

Correo electrénico ninoska.ramirez@allianz.co Visitanos en www.allianz.co
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario.

De: Maria Claudia Romero Lenis

Enviado el: lunes, 24 de diciembre de 2018 10:15 a.m.

Para: Santiago Jimenez Zuiiga <santiago.jimenez@allianz.co>

CC: Ninoska Patricia Ramirez Vassallo <ninoska.ramirez@allianz.co>

Asunto: AUD 26 DICIEMBRE / CONVOCANTE: LAURA MELISSA RIVERA / POPAYAN/ $-049733552

Estimados,

Adjunto traslado de convocatoria de conciliacion, con el fin de solicitar sus instrucciones para comparecer a la
misma.

Cordial Saludo,
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Maria Claudia Romero Lenis.

Allianz Colombia | Apoderada para Asuntos Judiciales|

Avenida 6A No. 23-13 Cali | Teléfono Sucursal 3989339 Ext.9415 | Teléfono Directo 3989415 | Mévil +52
(315)5694672|

Correo electronico maria.romero@externos.allianz.co | Visitanos en www.allianz.co

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario
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