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RV: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125

Desde Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Fecha Mié 18/12/2024 7:54
Para Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Estimada, Dani. 

Cordial saludo, 

Te comparto el soporte bancario, sin embargo, nosotros ya radicamos cumplimiento ante el despacho con el anterior que nos habían
compartido. 

@CAD GHA chicos porfa subir este comprobante al CT, muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 5:28 a. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RV: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Hola dr.:
Envío en correo previo el soporte del pago en este caso. Agradezco cargar en CT.
 
 

 
 
De: Luis Eduardo Lopez Delgado <luiselopez@sura.com.co>
Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2024 7:17 a. m.
Para: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
CC: Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>; Catalina Ceballos Builes <cceballosb@sura.com.co>; Julian Esteban Cano Mazo <jecanom@sura.com.co>; Lina Maria Angulo
Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Hola,
 
Espero se encuentren super bien,
 
Informo que ya me remitieron el soporte bancario,
 
Me permito adjuntarlo,
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Cualquier solicitud adicional, quedo atento,
 
Cordialmente,
 

 
 
De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado el: lunes, 2 de diciembre de 2024 2:04 p. m.
Para: Luis Eduardo Lopez Delgado <luiselopez@sura.com.co>
CC: Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>; Catalina Ceballos Builes <cceballosb@sura.com.co>; Julian Esteban Cano Mazo <jecanom@sura.com.co>; Lina Maria Angulo
Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Gracias Luis.
Quedamos atentos para poder aportarlos al juzgado.
 
 

 
 
De: Luis Eduardo Lopez Delgado <luiselopez@sura.com.co>
Enviado el: lunes, 2 de diciembre de 2024 1:48 p. m.
Para: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
CC: Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>; Catalina Ceballos Builes <cceballosb@sura.com.co>; Julian Esteban Cano Mazo <jecanom@sura.com.co>; Lina Maria Angulo
Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Hola,
 
Me permito informar que el pago de la indemnización como el pago del ajuste se hizo a través de cheque. Sin embargo ya levanté solicitud a través del link para
que nos compartan los soportes.
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Cordialmente,
 

 
 
 
 

De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2024 07:34
Para: Veronica Janet Tamayo Marin <vtamayo@sura.com.co>; Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>; Julian Esteban Cano Mazo <jecanom@sura.com.co>
Cc: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Gracias Verónica:
Me compartes por fa la constancia de pago para apartarla al juzgado.
 
 

 
 
De: Veronica Janet Tamayo Marin <vtamayo@sura.com.co>
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2024 10:05 a. m.
Para: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>; Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>; Julian Esteban Cano Mazo <jecanom@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Buenos dias.
 
Se realiza el ajuste a la IPP.
 

 
Saludos,
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De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2024 07:31 a. m.
Para: Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>; Veronica Janet Tamayo Marin <vtamayo@sura.com.co>; Julian Esteban Cano Mazo <jecanom@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Hola Isra:
 
Fran, claro que sí. Pregunta: ¿este pago va directo a la demandante, correcto? ¿el pago es sobre la misma PCL que ya habíamos pagado (20%)? Sí, es directo a la
demandante. Sí, es sobre la misma PCL que ya se había pagado.
 
Agradezco que una vez tengan el pago realizado nos lo informen para comunicárselo al juzgado.
 
 

 
 
De: Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 9:29 a. m.
Para: Veronica Janet Tamayo Marin <vtamayo@sura.com.co>; Julian Esteban Cano Mazo <jecanom@sura.com.co>; Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RV: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Hola, espero se encuentren muy bien.
 
Fran, claro que sí. Pregunta: ¿este pago va directo a la demandante, correcto? ¿el pago es sobre la misma PCL que ya habíamos pagado (20%)?
 
Juli y Vero, les comparto caso para gestión, es un ajuste a una IPP por el expediente 1310622772 - CC 31968842. Miremos cómo nos sale más fácil hacer el pago,
dado que debemos hacerlo indexado al mes de noviembre de este año, lo que sugiero es primero indexarlo y luego pagarlo como ajuste.
 
El valor a indexar es: $291.270. 
La fecha para la indexación es desde: 07/09/2023.
 
Estaré atento a los comentarios.
 
Mil gracias.
 
Saludos,
 

 
 
 

De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado: jueves, 7 de noviembre de 2024 15:00
Para: Israel Ayala Arboleda <iayala@sura.com.co>
Cc: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA_ Proceso 76001410500320240026300 CT 115125
 
Hola Isra:
Agradezco tu apoyo con el pago de esta sentencia:
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Francisco Soler Peña
Analista de Asuntos Legales
SURA Colombia
Cll 64 Norte # 5 BN- 146 Centro Empresa Oficina 101 C
Cali – Colombia
cfsoler@sura.com.co

 
Debe indexarse la suma de $291.270 desde el 07/09/2023 hasta la fecha de pago. Ese valor es el que hay que pagar como reliquidación de la indemnización por IPP.
 
El plazo vence el próximo 13 de noviembre.
 
 

 
 

De: CaseTracking <notificaciones@thecasetracking.com>
Enviado el: miércoles, 6 de noviembre de 2024 12:06 p. m.
Para: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Asunto: Novedades en CaseTracking: 5 Movimientos
 
ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes desconocidos, no hagas clic en enlaces sospechosos y no entregues tus
usuarios ni contraseñas. Si tienes dudas o sospechas del correo recibido adjunta el correo original y envíalo a correond@suramericana.com.co

Estimado/a Carlos Francisco Soler Peña

Tiene las siguientes novedades
Procesos revisados hoy: 9620
Procesos pendiente de revisar hoy: 105
Los procesos pendientes se informarán a la brevedad
En el proceso CAROLA TAPASCO MEJIA vs. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. (Número de Radicación: 76001410500320240026300)
Juzgado: JUZGADO 003 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI

Cliente: SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.

2 Actuaciones

06 de Noviembre de 2024
Fijacion estado Ver
Auto aprueba liquidación Ver

En el proceso LUZ MELIDA DIAZ LOPEZ (Número de Radicación: 76001310501320180056800)
Juzgado: CALI - JUZGADOS 13-18 LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI

Cliente: SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.

2 Actuaciones

28 de Octubre de 2024
ESTUDIO JURÍDICO COLOMBIANO S.A.S. Al despacho DIGITAL- GESTOR DOCUMENTAL. Ver

31 de Octubre de 2024
ESTUDIO JURÍDICO COLOMBIANO S.A.S. Revisión proceso. Ver

En el proceso ANDRES FELIPE CUATINDIOY TUTISTAR vs. APD. JONATHAN VELASQUEZ SEPULVEDA (Número de Radicación:
76001310300220220030800)
Juzgado: JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

Cliente: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

1 Actuación

06 de Noviembre de 2024
BTL LEGAL GROUP S.A.S. AUTO DESIGNA CURADOR Ver
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Enviado a través de CaseTracking - Cancelar suscripción

CaseTracking es la herramienta fundamental para el seguimiento de juicios. Incluye Abogado virtual, bitácora colaborativa, notificaciones y alertas. Saber más »
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