
Yolanda Angarita Tobon <yangarita@davivienda.com>

INTERESES MORA - ANDALUCÍA - DEL MES JUNIO 2020 PARA CANCELAR DE
INMEDIATO ( JUNIO 2020)
Yolanda Angarita Tobon <yangarita@davivienda.com> 23 de mayo de 2024, 2:07 p.m.
Borrador

---------- Forwarded message ---------
De: Andrés Pérez <andres.perez@obrasde.com>
Date: lun, 13 jul 2020 a la(s) 11:46 a.m.
Subject: Re: INTERESES - ANDALUCÍA - DEL MES JUNIO 2020 PARA CANCELAR DE INMEDIATO
To: Yolanda Angarita Tobon <yangarita@davivienda.com>
Cc: Liliana López <liliana.lopez@obrasde.com>, Ana Maria Patino Restrepo <ana.patino@davivienda.com>, Catalina
Muñoz <catalina.munoz@obrasde.com>, Lucas Atehortua <gerencia@obrasde.com>, Lucia Usuga
<lucia.usuga@obrasde.com>

Entendido, Yolanda, nos puedes validar con los dos pagos (el de 28MM y el de 38MM) que saldo nos quedaria pendiente
a hoy, para que proedamos a pagar esa diferencia.

Yeimy, favor confirmar y hacer pago hoy si corresponde algún saldo.

Slds,

APL

El lun., 13 jul. 2020 a las 11:23, Yolanda Angarita Tobon (<yangarita@davivienda.com>) escribió:
Buen día,

Mil gracias. El pago fue realizado el día de hoy. solo hasta mañana lo podré evidenciar en los movimientos del crédito.

Cualquier inquietud con todo gusto. 

Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.

El lun., 13 jul. 2020 a las 10:32, Liliana López (<liliana.lopez@obrasde.com>) escribió:
Buenos días, anexo comprobante de pago.

YEIMY LILIANA LÓPEZ ZAPATA
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Tesorera
liliana.lopez@obrasde.com
  
+5744445453 ext 1321
Carrera 41 # 21 Sur - 161, Envigado, Antioquia
www.obrasde.com

El lun., 13 jul. 2020 a las 10:20, Yolanda Angarita Tobon (<yangarita@davivienda.com>) escribió:
Buen día,

Me permito informar que no se evidencia abono en los movimientos del viernes 10 de Julio en el crédito
Constructor 07503036005166468 ANDALUCIA, por favor validar a que Nro. de obligación fue abonada.

Cualquier inquietud con todo gusto. 

Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.

El lun., 13 jul. 2020 a las 10:02, Andrés Pérez (<andres.perez@obrasde.com>) escribió:
Hola Ana y Yolanda, efectivamente el viernes mandamos a realizar el pago restante, y les confirmamos que el
abono de los 28MM si es para abonar a estos intereses.

Yeimy, favor confirmar el abono realizado el viernes y enviar comprobante de pago.

Yolanda, nos avisas si necesitas alguna instrucción adicional para poder aplicar los 28MM.

Saludos,

APL

El lun., 13 jul. 2020 a las 9:16, Ana Maria Patino Restrepo (<ana.patino@davivienda.com>) escribió:
Buenos días Andrés 

Recuerda por favor la importancia de cancelar este pendiente de los intereses 

“Recuerde que aquí lo tiene todo”

Cordial saludo

Ana María Patiño Restrepo
Ejecutivo Constructor Senior Sucursal Medellín
ana.patino@davivienda.com
Tel: (4) 5149000 ext 
Cel: (317) 8863494
Carrera 43 a 1 sur 188 piso 13 – Medellìn
Banco Davivienda S.A
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---------- Forwarded message ---------
De: Yolanda Angarita Tobon <yangarita@davivienda.com>
Date: lun., 13 jul. 2020 a las 8:18
Subject: INTERESES - ANDALUCÍA - DEL MES JUNIO 2020 PARA CANCELAR DE INMEDIATO
To: Lucia Usuga <lucia.usuga@obrasde.com>, Catalina Muñoz <catalina.munoz@obrasde.com>
Cc: Marianella Berrio Callejas <MBERRIO@credicorpcapital.com>, Lina Maria Ortega Soto
<lortega@credicorpcapital.com>, Michelle Samara Arenas Ibarra <msarenas@credicorpcapital.com>, Judy
Francely Jaramillo Bolivar <jfjaramillo@credicorpcapital.com>, Carolina Garcia Munera
<cgarciam@credicorpcapital.com>, Jhonnatan Hernandez Taborda <jhernandezt@credicorpcapital.com>,
Marta Lucia Higuera Sierra <mlhiguera@credicorpcapital.com>, Ana Maria Patino Restrepo
<ana.patino@davivienda.com>

Buen día,

Reciban un cordial saludo de Davivienda, nos permitimos informar el valor de  los intereses del mes
de  JUNIO 2020  (Favor tener presente fecha para cancelar)  del crédito constructor.

 IMPORTANTE!!  Cabe aclarar que los pagos deben realizarse el día que corresponde (día en que vence la
obligación),  no debe realizarse ni un día antes ni un día después, porque el sistema genera un menor valor de
abono a intereses o puede generar intereses moratorios, que deben ser asumidos por la constructora. Cuando la
fecha a cancelar es fin de semana o festivo se debe cancelar el siguiente día hábil. 

CREDITO VALOR FECHA PROYECTO

07503036005166468 $68´960.797 30/06/2020
ANDALUCÍA

El día 09 de Julio se abono al crédito un Vr. de $28´000.000, por favor si es para abono de intereses
informarnos. 

Cualquier inquietud con todo gusto. 

Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.

El vie., 10 jul. 2020 a las 7:45, Yolanda Angarita Tobon (<yangarita@davivienda.com>) escribió:
Buen día,

Reciban un cordial saludo de Davivienda, nos permitimos informar el valor de  los intereses del mes
de  JUNIO 2020  (Favor tener presente fecha para cancelar)  del crédito constructor.

 IMPORTANTE!!  Cabe aclarar que los pagos deben realizarse el día que corresponde (día en que vence la
obligación),  no debe realizarse ni un día antes ni un día después, porque el sistema genera un menor valor de
abono a intereses o puede generar intereses moratorios, que deben ser asumidos por la constructora. Cuando
la fecha a cancelar es fin de semana o festivo se debe cancelar el siguiente día hábil. 
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CREDITO VALOR FECHA PROYECTO

07503036005166468 $66´151.359 30/06/2020
ANDALUCÍA

El día de ayer se recibió un pago de $28´000.000, por favor si es para abono de intereses, descontarlo del
Vr. Total. 

Cualquier inquietud con todo gusto. 

Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.

El mar., 7 jul. 2020 a las 10:29, Yolanda Angarita Tobon (<yangarita@davivienda.com>) escribió:
Buen día,

Reciban un cordial saludo de Davivienda, nos permitimos informar el valor de  los intereses del mes
de  JUNIO 2020  (Favor tener presente fecha para cancelar)  del crédito constructor.

 IMPORTANTE!!  Cabe aclarar que los pagos deben realizarse el día que corresponde (día en que vence la
obligación),  no debe realizarse ni un día antes ni un día después, porque el sistema genera un menor valor
de abono a intereses o puede generar intereses moratorios, que deben ser asumidos por la constructora.
Cuando la fecha a cancelar es fin de semana o festivo se debe cancelar el siguiente día hábil. 

CREDITO VALOR FECHA PROYECTO

07503036005166468 $63´341.320 30/06/2020
ANDALUCÍA

Cualquier inquietud con todo gusto. 

Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.
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El lun., 6 jul. 2020 a las 8:11, Yolanda Angarita Tobon (<yangarita@davivienda.com>) escribió:
Buen día,

Reciban un cordial saludo de Davivienda, nos permitimos informar el valor de  los intereses del mes
de  JUNIO 2020  (Favor tener presente fecha para cancelar)  del crédito constructor.

 IMPORTANTE!!  Cabe aclarar que los pagos deben realizarse el día que corresponde (día en que vence
la obligación),  no debe realizarse ni un día antes ni un día después, porque el sistema genera un menor
valor de abono a intereses o puede generar intereses moratorios, que deben ser asumidos por la
constructora. Cuando la fecha a cancelar es fin de semana o festivo se debe cancelar el siguiente día
hábil. 

CREDITO VALOR FECHA PROYECTO

07503036005166468 $62´404.441 30/06/2020
ANDALUCÍA

Cualquier inquietud con todo gusto. 

Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.

El jue., 2 jul. 2020 a las 8:04, Yolanda Angarita Tobon (<yangarita@davivienda.com>) escribió:
Buen día,

Reciban un cordial saludo de Davivienda, nos permitimos informar el valor de  los intereses del mes
de  JUNIO 2020  (Favor tener presente fecha para cancelar)  del crédito constructor.

 IMPORTANTE!!  Cabe aclarar que los pagos deben realizarse el día que corresponde (día en que
vence la obligación),  no debe realizarse ni un día antes ni un día después, porque el sistema genera un
menor valor de abono a intereses o puede generar intereses moratorios, que deben ser asumidos por la
constructora. Cuando la fecha a cancelar es fin de semana o festivo se debe cancelar el siguiente día
hábil. 

CREDITO VALOR FECHA PROYECTO

07503036005166468 $58´655.621 30/06/2020
ANDALUCÍA

Cualquier inquietud con todo gusto. 
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Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.

El mar., 30 jun. 2020 a las 9:50, Yolanda Angarita Tobon (<yangarita@davivienda.com>) escribió:
Buen día,

Reciban un cordial saludo de Davivienda, nos permitimos informar el valor de  los intereses del mes
de  JUNIO 2020  (Favor tener presente fecha para cancelar)  del crédito constructor.

TEMA CUARENTENA: Es de aclarar que si ustedes solicitaron alivio por intereses al Banco
y éstos fueron aprobados reciba esta informe como informativo para su control,  de lo
contrario deben ser cancelados únicamente en la fecha indicada en asunto en referencia.

 IMPORTANTE!!  Cabe aclarar que los pagos deben realizarse el día que corresponde (día en que
vence la obligación),  no debe realizarse ni un día antes ni un día después, porque el sistema genera
un menor valor de abono a intereses o puede generar intereses moratorios, que deben ser asumidos
por la constructora. Cuando la fecha a cancelar es fin de semana o festivo se debe cancelar el
siguiente día hábil. 

CREDITO VALOR FECHA PROYECTO

07503036005166468 $56.780.760 30/06/2020
ANDALUCÍA

Cualquier inquietud con todo gusto. 

Cordialmente,

Yolanda Angarita Tobón
Profesional I Apoyo Operativo Ej Constructor
yangarita@davivienda.com
Teléfono: (4) 514 90 00 Ext. 45349
Carrera 43 A 1 Sur 188 Piso 13 Medellín
Banco Davivienda S.A.

--
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ANDRÉS PÉREZ LINAZA
Gerente Administrativo
andres.perez@obrasde.com
  
+5744445453
Carrera 41 # 21 Sur - 161, Envigado, Antioquia
www.obrasde.com

Con su respuesta a este correo electrónico usted autoriza a OBRASDÉ S.A.S, para que trate sus datos personales conforme a la Política de 
Protección de Datos Personales y Habeas Data, prevista en el aviso de privacidad puesto a disposición en nuestro sitio web www.obrasde.com

--

 

ANDRÉS PÉREZ LINAZA
Gerente Administrativo
andres.perez@obrasde.com
  
+5744445453
Carrera 41 # 21 Sur - 161, Envigado, Antioquia
www.obrasde.com

Con su respuesta a este correo electrónico usted autoriza a OBRASDÉ S.A.S, para que trate sus datos personales conforme a la Política de Protección de 
Datos Personales y Habeas Data, prevista en el aviso de privacidad puesto a disposición en nuestro sitio web www.obrasde.com
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