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RE: PRORROGA CONTRATO

Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Vie 29/10/2021 15:38

Para: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>
Por favor revisar y suscribir el adjunto.

-

De: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Enviado: jueves, 28 de octubre de 2021 16:50

‘Para: Representante Legal prontex <gerencia@prontéxsas.com>
Asunto: RE: PRORROGA CONTRATO

Estoy pendiente de este tema.

De: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Enviado: miércoles, 27 de octubre de 2021 8:39

Para: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>
Asunto: RE: PRORROGA CONTRATO ;

Respetado Elkin,
Adjunto otrosi al contrato segiin nuestro compromiso.

Saludos.

De: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>
Enviado: martes, 26 de octubre de 2021 11:46

B Para: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Asunto: RE: PRORROGA CONTRATO

Sefiores
Edificio Chico 94 P.H.

Agradezco remitir el otro si del contrato con el fin de agilizar la actualizacion de Pdlizas hasta el dia 29
de Octubre fecha en la cual se realizara entrega de la obra como ya se habia notificado en el
comunicado remitido el dia 25 de Octubre. :

Cordialmente,

ELKIN ESPINOSA HURTADO
Representante Legal :
Prontex S.A.S. - = '
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El 26/10/2021 10:03 AM Juan David Bello Ortiz <juan. bello@grupo- -contempo.com>
escribio:

Estoy pendiente a su respuesta sobre el particular.

JUAN DAVID BELLO ORTIZ

ADMINISTRADOR DELEGADO
CENTRO EMPRESARIAL OXO

CONTEMPO
Tel. 6019! (. 103 [ Cra. 11A 94-45 Piso 4, ﬁﬁ{zt}tb
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De: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 14:33

Para: Representante Legal prontex <gerencia@pro_htexsas.com>
Cc: ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO <juridicaeyh@gmail.com>
Asunto: RE: PRORROGA CONTRATO :

Respetados Sefiores,

Estoy pendiente de su comunicacién sobre el particular.

Saludos.

JUAN DAVID BELLO ORT!Z

ﬁzi*’%“ INIST ?ﬂ?‘ﬁi.:i}i% DELEGADO
CEMTRO EMPRESARIAL OXO

Tel 6019527 ext. 103] Cra. 11A 94-45 Piso 4, Bogota o ;
Jjuan.bello@grupo-c :am—wng 0. Com ?R?QQ&GQLQ*
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De: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 12:22

Para: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>
Asunto: RE: PRORROGA CONTRATO '

=

Respetado Elkin y Luis,

Segdn nuestra reunién te confirmo que no es posible ampliar la prérroga del contrato hasta
el 29 de octubre, el plazo méximo que podemos tener es el 28 de octubre a las 24:00.

Nuestro cliente esta bastante inconforme con esta situacion, espero poder obtener su

apoyo para llevar a buen término esta obra.

Cordialmente,

JUAN DAVID BELLO ORTIZ

ADMINISTRADOR DELEGADO
CENTRO EMPRESARIAL OXO

el s i e aa e . CONTEMPO
7 ext. 103 | Cra, 11A 94-45 Piso 4, Bogota
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De: Representante Legal prontex <gerencia @prontexsas com>
Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 11:09

Para: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Asunto: PRORROGA CONTRATO

. Sefores

hitps://outionk.office.c

Edificio Chico 94 P.H.’

Conforme a la reunion realizada el dia de hoy con los ingenieros de Prontex, a quienes le
trasmitieron la aceptacion de la prorroga, para lo cual solicitamos de manera inmediata el -
OTRO SI, para pedir las pdlizas con fecha hasta el 29 de octubre.

Frente a las consideraciones de parte de ustedes como, entrega de la obra el dla jueves 28

a las 6 am, no es posible dadas las consideraciones técnicas expuestas a ustedes en la
comunicacién enviado formalmente el dia 25 en horas de la mafiana. ,

Con respecto al cobro de los servicios de parqueadero, creemos que por equidad y
consideracion de las partes, Prontex realizo una financiacion de 45 dias para el pago de la
obra sin sobre costos a la copropiedad, por lo que creemos que no nos corresponde
pagar ese costo, teniendo en cuenta las consideraciones del comunicado.
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Cordialmente,

ELKIN ESPINOSA HURTADO
Representante Legal
Prontex S.A.S.

Cordialmente,

Luis Alberto Bejarano.

Representante Legal

310-3388998

www.prontexsas.com

PR NTEX

BECAD

Calle 49 # 13-33 Oficina 1302
Bogota D.C., Colombia
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