
De: María Teresa Moriones Robayo <mmoriones@gha.com.co> 
Enviado: miércoles, 30 de octubre de 2024 22:05 
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co> 
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves 
<ljurado@gha.com.co> 
Asunto: RE: INFORME INICIAL // 12-59554 // STRO 379419 // KATLEIN LEON 
BUITRAGO Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 

  

Estimada Monica, buena tarde 

 

Doy alcance al correo anterior para complementarlo. 

 

Los casos del Municipio de Santiago de Cali, si bien son clasificados como probables, 
siempre hay la disyuntiva si se concilian o no teniendo en cuenta la alta demanda de 
procesos. No obstante, para este caso considero que la contingencia efectivamente 
es probable y debe tratar de conciliarse, para lo cual es necesario validar con las 
otras coaseguradoras la posición y el concepto del Municipio de Cali frente a la 
posibilidad de conciliar y el pago del deducible.   

 

La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507223000670, cuyo 
tomador y asegurado es el Distrito Especial de Santiago de Cali, presta cobertura 
material en tanto ampara la responsabilidad civil extracontractual derivada de 
Predios Labores y Operaciones, y para el caso en comento se está endilgando 
responsabilidad ya que, según hipótesis contenida en el IPAT, la causa es la 
existencia de varios huecos en la vía.  

 

También ofrece cobertura temporal ya que la precitada póliza se pactó bajo la 
modalidad de ocurrencia, la cual ampara la responsabilidad derivada de los daños 
causados durante la vigencia de la Póliza 16 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 
2024 y el accidente ocurrió el 5 de diciembre de 2023 estando dentro de esta 
vigencia. 

 



La liquidación se efectuó de acuerdo a los parámetros jurisprudenciales, se tuvo en 
cuenta el porcentaje de participación en el coaseguro y el deducible del 25% pactado 
en la póliza.  

 

Quedo atenta a cualquier información o aclaración adicional que requieras.  

 

Cordial saludo,  

 

 

  

MARIA TERESA MORIONES 
ROBAYO 

 

  

 ABOGADA 

             
CENTRO DE ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN Y 
REPORTES 

  +57 316 327 7623 

  mmoriones@gha.com.co  

 

      
 GHA.COM.CO 

  

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o 
distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información 
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. 
Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la 
información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si 
usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así 
como de sus adjuntos. 

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or 
distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information 
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mailto:ncarrillo@gha.com.co
https://gha.com.co/
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/


contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the 
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and 
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended 
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its 
attachments. 

 

 

 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co> 
Enviado: sábado, 5 de octubre de 2024 12:06 
Para: María Teresa Moriones Robayo <mmoriones@gha.com.co> 
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves 
<ljurado@gha.com.co> 
Asunto: RV: INFORME INICIAL // 12-59554 // STRO 379419 // KATLEIN LEON 
BUITRAGO Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 

  

Apreciada Doctora Maria Teresa buenos días 

  

Amablemente solicito favor revisar la calificación de la contingencia toda vez que es 
probable.  Favor remitir su concepto a más tardar el 30/10/2024. 

  

Mil gracias 

  

  

 

 

Monica Liceth Torres Escobar 
Profesional Senior II 

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289 

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200 

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688 
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gha.com.co   
 

 

      
 

 

  

De: Monica Liceth Torres Escobar 
Enviado el: sábado, 5 de octubre de 2024 12:00 p. m. 
Para: Buitrago Millan, Maria F [CTR] <Maria.BuitragoMillan@Chubb.com>; Delgado, 
Gina Marcela <gmdelgado@chubb.com> 
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion 
<facturacion@gha.com.co> 
Asunto: RE: INFORME INICIAL // 12-59554 // STRO 379419 // KATLEIN LEON 
BUITRAGO Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 

  

Apreciadas Doctoras buenos días 

  

Comedidamente remito el informe inicial del proceso de la referencia, junto con la 
contestación de la demanda y llamamiento en garantía y constancia de radicación.  El 
modelo de reserva técnica jurídica sugiere el cálculo de la reserva así. 
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Cualquier inquietud con gusto la atenderé. 

  

Cordial saludo. 

  

  

  

 

 

Monica Liceth Torres Escobar 
Profesional Senior II 

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289 

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200 

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688 
 

gha.com.co   
 

 

      
 

  

  

De: Monica Liceth Torres Escobar 
Enviado el: miércoles, 31 de julio de 2024 6:34 p. m. 
Para: 'Lopez Roa, Ivan F [CTR]' <Ivan.LopezRoa@Chubb.com>; Buitrago Millan, Maria 
F [CTR] <Maria.BuitragoMillan@Chubb.com>; Delgado, Gina Marcela 
<gmdelgado@chubb.com> 
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co> 
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Asunto: INFORME PRELIINAR // 12-59554 // STRO 379419 // KATLEIN LEON 
BUITRAGO Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 

  

Apreciados doctores buenas tardes 

  

Comedidamente remito el informe preliminar del proceso de la referencia. Cualquier 
inquietud con gusto la atenderé. 

  

Cordial saludo. 

  

  

 

 

Monica Liceth Torres Escobar 
Profesional Senior II 

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289 

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200 

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688 
 

gha.com.co   
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De: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co> 
Enviado el: lunes, 27 de mayo de 2024 3:10 p. m. 
Para: Ivan.LopezRoa@Chubb.com 
CC: Delgado, Gina Marcela 
<gmdelgado@chubb.com>; Maria.BuitragoMillan@Chubb.com; Nicolas Loaiza 
Segura <nloaiza@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; 
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar 
<mtorres@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; María Fernanda López 
Donoso <mflopez@gha.com.co>; Maria Cristina Gómez Cuatapi 
<mgomez@gha.com.co>; Jessie Daniella Quintero Rincón <jquintero@gha.com.co> 
Asunto: Re: ASIGNACION PROCESAL PART 1DE2 // 12-59554 // STRO 379419 // 
KATLEIN LEON BUITRAGO Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 

  

Cordial saludo Dr., 

  

Comedidamente indicamos que no existe conflicto de intereses y en consecuencia 
aceptamos la asignación. Incluiremos el proceso en revisión y estaremos atentos a la 
notificación personal del auto que admita la demanda. 

  

Agradecemos la confianza depositada.  

  

Cordialmente,  

  

 

De: Lopez Roa, Ivan F [CTR] <Ivan.LopezRoa@Chubb.com> 
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 11:44 
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago 
<srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; 
Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co> 
Cc: Delgado, Gina Marcela <gmdelgado@chubb.com>; Buitrago Millan, Maria F [CTR] 
<Maria.BuitragoMillan@Chubb.com> 
Asunto: ASIGNACION PROCESAL PART 1DE2 // 12-59554 // STRO 379419 // KATLEIN 
LEON BUITRAGO Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
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Muy buen día 

  

Estimados Abogados GH, hemos recibido a través de nuestro buzón de notificaciones 
judiciales traslado de Demanda que realiza nuestro asegurado DISTRITO ESPECIAL 
DE CALI 

  

Agradecemos sea su firma la que represente los intereses de Chubb en el Proceso de 
la referencia una vez sea notificado, para tal efecto remitimos el llamamiento en 
garantía que realiza nuestro asegurado, la demanda y la contestación de la demanda. 
La póliza está incluida en el llamamiento en garantía.  

  

Es importante anotar que de este caso se encontraron antecedentes. 

  

Por lo anterior, les solicitamos confirmarnos en los próximos 2 días hábiles que no 
existe conflicto de interés para la aceptación del proceso, y el envío del poder 
respectivo para adelantar su trámite. 

  

Nota: Teniendo en cuenta que este es solo el traslado, en razón al nuevo 
procedimiento establecido por la Ley 2213 de 2022 lo ideal es que como apoderados 
nuestros puedan adelantar si lo consideran pertinente el estudio y tramite de defensa 
de la compañía. No debe remitir aún el informe preliminar y/o inicial establecidos, 
hasta tanto no se tenga la respectiva notificación. (Este proceso no generaría 
honorarios hasta tanto se reciba la notificación formal del proceso). 

Cordialmente. 

 

Ivan Fernando Lopez Roa. 

Analista Claims Commercial lines 

Chubb Seguros Colombia S.A. 

Carrera 7 # 71-21 Torre B Piso 7, Bogotá, Colombia 



O +(571)3266200 Ext. 1591 

E ivan.lopezroa@chubb.com 

 

  

  

  

From: Chubb Latinamerica Colombia - Notificacion Lgl INTL - Colombia 
<NotificacionesLegales.Co@Chubb.com> 
Sent: Monday, May 27, 2024 8:37 AM 
To: Lopez Roa, Ivan F [CTR] <Ivan.LopezRoa@Chubb.com> 
Cc: Delgado, Gina Marcela <gmdelgado@chubb.com>; Aspriella, Loren Yused [CTR] 
<Loren.AspriellaMena@Chubb.com>; Amesquita, Sandra Maria [CTR] 
<Sandra.AmesquitaBustos@Chubb.com>; Buitrago Millan, Maria F [CTR] 
<Maria.BuitragoMillan@Chubb.com>; Oyola, John Fredi [CTR] 
<John.Oyola@Chubb.com> 
Subject: FW: [EXTERNAL] DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA. 

  

  

  

  

Estimado usuario, 

Me permito informar que se ha generado el radicado RCB11358  en la plataforma 
Data Control Web®, correspondiente a la radicación de un documento recibido a 
través del buzón de Notificaciones Legales de Chubb Seguros Colombia S.A. 

Por lo anterior, agradecemos el ingreso a la plataforma para aceptar la recepción de 
la información, si el documento no pertenece a su Área, por favor redireccionar 
teniendo en cuenta el siguiente proceso: 

1. Click en el campo REDIRECCIONAR. 

2. En el campo USUARIO RECIBE - buscar el usuario "nombre de la persona" a quien 
pueda corresponder la Información; si no identifica el destinatario final, por favor 
direccionarlo al usuario MAIL ROOM MAIL ROOM. 
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3. Click en ACEPTAR. 

NOTA: 

De igual forma se debe redireccionar el radicado y el correo con la información 
adjunta. El tiempo límite para gestionar la aceptación o rechazo del radicado es de 12 
horas (horario hábil), en caso de no recibir respuesta, se dará por aceptado y 
entregado. 

https://datacontrol.imappsonline.com 

  

Agradezco la atención prestada y cualquier inquietud con gusto será atendida. 

  

Norma Murcia Leal 

CAC- CAD – MailRoom - Iron Mountain Colombia 

Proyecto :  

  

Chubb Seguros Colombia S.A 

*Cra 7 # 71-21 Torre B Piso 8, Bogotá, Colombia 
(Voice 57 1 3266200 Ext. 6305 

(Celular Mail Room 

- norma.murcialeal@chubb.com 
www.chubb.com/co-es/ 

  

  

From: LUIS FELIPE HURTADO <correoseguro@e-entrega.co> 
Sent: lunes, 27 de mayo de 2024 8:31 a. m. 
To: Chubb Latinamerica Colombia - Notificacion Lgl INTL - Colombia 
<NotificacionesLegales.Co@Chubb.com> 
Subject: [EXTERNAL] DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA. 
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IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio 
es únicamente para notificación electrónica. 

Señor(a)  

  

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A 

  

Reciba un cordial saludo: 
 
Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de LUIS 
FELIPE HURTADO, quien ha depositado su confianza en el servicio de correo 
electrónico certificado de e-entrega para hacer efectiva y oportuna la entrega 
de la presente notificación electrónica.  

  

Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el 
destinatario ha sido notificado para todos los efectos según las normas 
aplicables vigentes, especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y 
sus normas reglamentarias. 
 
Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en 
el enlace que se muestra a continuación: 

 

  

Ver contenido del correo electrónico 
Enviado por LUIS FELIPE HURTADO 

 
Correo seguro y certificado. 
Copyright © 2024 
Servientrega S. A.. 
Todos los derechos reservados. 

https://clientes.e-entrega.co/viewmessage.php?messageid=id3fa8a993882eff1c6ffe754555035f8d5233dbfab0c189254cb13fe34fbf39af
https://clientes.e-entrega.co/viewmessage.php?messageid=id3fa8a993882eff1c6ffe754555035f8d5233dbfab0c189254cb13fe34fbf39af


¿No desea recibir más correos certificados? 

 

  

 

This email (including any attachments) is intended for the designated recipient(s) only, 
and may be confidential, non-public, proprietary, and/or protected by the attorney-

https://clientes.e-entrega.co/unsubscribe.php?email=3fa8a993882eff1c6ffe754555035f8d5233dbfab0c189254cb13fe34fbf39af


client or other privilege. Unauthorized reading, distribution, copying or other use of 
this communication is prohibited and may be unlawful. Receipt by anyone other than 
the intended recipient(s) should not be deemed a waiver of any privilege or protection. 
If you are not the intended recipient or if you believe that you have received this email 
in error, please notify the sender immediately and delete all copies from your 
computer system without reading, saving, printing, forwarding or using it in any 
manner. Although it has been checked for viruses and other malicious software 
("malware"), we do not warrant, represent or guarantee in any way that this 
communication is free of malware or potentially damaging defects. All liability for any 
actual or alleged loss, damage, or injury arising out of or resulting in any way from the 
receipt, opening or use of this email is expressly discl 

 


