
De: 

JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co> 
Enviado el: miércoles 20 de noviembre de 2024 16:08 
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO 
<ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO> 
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO> 
Asunto: RE: REPORTE REASEGURO LITISOFT 47029 PRF 1900.27.06.24.1622 STRO 
27959-24-04-01 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Ref. UIB 11926 

  

Buen dia Estimados, 

  

Amablemente compartimos comentarios de nuestro bróker líneas abajo, respecto 
a la aprobación de honorarios como se presentaron. 

  

Esperamos que te encuentres muy bien. 

  

Amablemente nos permitimos remitir comentarios de aprobación por parte de los 
Reaseguradores en los siguientes términos: 

  

“(…) confirmo nuestro acuerdo al monto propuesto por Previsora de 
COP$1.300.000.” 

  

Quedamos atentos a los avances del caso y al envío de la factura/cuenta de cobro 
por el anticipo de los honorarios. 

  

Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario. 

  

Cordialmente 

  



 

  

  

DOCUMENTO DE USO INTERNO 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO 

De: 

ALEJANDRA SANTODOMINGO 
<ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO> 
Enviado el: jueves 14 de noviembre de 2024 9:37 
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co> 
Asunto: RV: REPORTE REASEGURO LITISOFT 47029 PRF 1900.27.06.24.1622 STRO 
27959-24-04-01 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Ref. UIB 11926 

  

Buenos días 

  

Juan cordial saludo, remito propuesta de honorarios en correo que antecede. 

  

Cordialmente, 
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