28/7/25, 8:27 Correo: CAD GHA - Outlook

[ﬁ Outlook

RE: DOCUMENTOS PARA PAGO|| RAD: 761113103001-2024-00011-00| DTE HAROLD CAJIAO AVILA Y
OTRO || DDO: JHL TRANS LOGISTICS S.A.S. Y OTRO

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 17/07/2025 13:53

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenas tardes,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

H E R R E R A Coordinadora Regional Sur Occidente
TEL: 311 388 8049

ABOGADOS & ASOCIADOS

Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in assaciation with CLYDE R CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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28/7/25, 8:27 Correo: CAD GHA - Outlook

De: Gerencia Administrativa <gerencia.administrativa@jhl.com.co>

Enviado: jueves, 17 de julio de 2025 13:24

Para: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Mayra Alejandra Diaz Millan <mdiaz@gha.com.co>;
Derly Carolina Gracia <dgracia@audicol.co>; Sandra Zapata <auxiliarcontable3@jhl.com.co>; Mario Calderon
<administrador@jhl.com.co>

Asunto: Fwd: DOCUMENTOS PARA PAGO| | RAD: 761113103001-2024-00011-00| DTE HAROLD CAJIAO AVILA Y
OTRO | | DDO: JHL TRANS LOGISTICS S.A.S. Y OTRO

No suele recibir correo electronico de gerencia.administrativa@jhl.com.co. Por qué es esto importante

Buenas tardes Juan Manuel, recibi la informacion.

Sandra/Derly, por favor proceder con el pago de 2.847.000 COP a nombre de OLGA MARINA
SANCHEZ con CC 31.162.823, por concepto de pago del deducible del siniestro del vehiculo ZAP818,
acordado en la audiencia del pasado 17 de junio. La informacion de la cuenta bancaria esta
relacionada en este correo.

Quedo atento a sus comentarios.
Saludos cordiales,

HC.

—————————— Forwarded message ---------

De: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>

Date: mié, 16 jul 2025 a la(s) 5:07 p.m.

Subject: DOCUMENTOS PARA PAGO|| RAD: 761113103001-2024-00011-00| DTE HAROLD CAJIAO
AVILA Y OTRO || DDO: JHL TRANS LOGISTICS S.A.S. Y OTRO

To: gerencia.administrativa@jhl.com.co <gerencia.administrativa@jhl.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>, Mayra Alejandra Diaz Millan
<mdiaz@gha.com.co>

Cordial saludo, sefiores JHL LOGISTICS

De manera atenta y respetuosa me permito remitirles los documentos para pago del acuerdo
conciliatorio alcanzado en el proceso de la referencia, recorddndoles que segun lo pactado les
corresponde el pago del deducible que asciende a 2 smimv. Estaré atento a cualquier inquietud o

comentario.

Siempre cordial.
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