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debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments
 

De: Litigios HDI <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 15:11
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Fwd: INDICIADO: JHON JAIRO RESTREPO BEDOYA 20210014000 00 OTROS PROMISCUO MUNICIPAL 00 VALLE DEL
CAUCA LA CUMBRE [#SR-12689]
 
Estimados 
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Por medio del presente les confirmo una suma autorizada de 20 millones. 

Quedo atenta, 
 
Cordialmente 
 
 

 

 Kira Karolina Quintero Angarita
 Abogada de Litigios 
 Gerencia Legal 
  
  +57310 3300 Ext 1601527
  Dirección oficina, Ciudad - Colombia
  https://www.libertyseguros.co

On Wed, 11 Sep 2:52 PM , GUSTAVO ALBERTO <gherrera@gha.com.co> wrote: 
El 11 de septiembre del 2024, mediante llamada telefónica entre la Dra. Kira, Néstor Gil y Carolina
Benitez, se autorizo el monto del $15.000.000. 
Confirmación que se hizo por chat.
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