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Desde Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
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De: Litigios HDI <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>

Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 15:36

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: Re: INDICIADO: JHON JAIRO RESTREPO BEDOYA 20210014000 00 OTROS PROMISCUO MUNICIPAL 00 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE [#SR-12689]

Buen dia estimados,
Espero esten bien,

Remito comprobante de pago, nos encontramos a la espera del soporte del mismo
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Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

— Informacian péliza
Siniestro: LO -2024-214-1
Poliza: LD -40-88825
Eeneficiario Poliza: BANCO DE OCCIDENTE SA
Codigo intermediario: 91166
Sucursal de atencion: SUCURSAL EOGOTA

— Datos proveedor
Beneficiario Cheque: ROSA DEL PILAR POSS0O GARCIA
Nit: 67.012.316
Factura TRAN.
MNo. Chegue: TT0O00G91037
Fecha de Pago: 21 Octubre de 2024
Mumere de liquidacion 3
Detalle PAGO RC LM1
Estado del pago F
Clase de pago M
Tipo de pago Parcial

— Resumen liquidacion
Valor base liguidacion 20,000,000
Descuento financiero 0
Valor total liguidacion 20,000,000
Valor del iva 1]
Reteiva 0
Retencion en la Fuente 0
Reteica Q
Valor pago 20,000,000

Cordialmente,

Danna Lorena Castillo Arias

Abogada De Litigios

Gerencia Legal
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On Fri, 1 Nov 3:19 PM , GUSTAVO ALBERTO <gherrera@gha.com.co> wrote:
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Buenas tardes, apreciada doctora
Respetuosamente enviamos recordatorio del correo que antecede.

Muchas gracias.

Carolina Benitez Freyre
Abogada Senior

Email: dbenitez@gha.com.co | 320 457 8059
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