4/6/24, 10:02 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RE: SOLICITUD DE APOYO ADRIANA LIBREROS ORTIZ

Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Mar 07/05/2024 11:12

Para:Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Néstor.
Por favor procede a aceptar los honorarios propuestos.
Equipo CAD, incluyamos este correo de honorarios en Case T.

Cordial saludo.

Santiago Rojas
Gerente General de Litigios
Email: srojas@gha.com.co | 311 282 5010

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucidn, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 10:37

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD DE APOYO ADRIANA LIBREROS ORTIZ

Doctor Santiago buenos dias.
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4/6/24, 10:02 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook
Comparto la respuesta dada por SURA, frente a la asignacién en el caso del Tribunal de ética.

Quedo atento a sus comentarios y observaciones.
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL

+57 3183247269
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Ana Beatriz Castillo Vasquez <abcastillo@sura.com.co>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 10:34

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD DE APOYO ADRIANA LIBREROS ORTIZ

Dr. Nestor, Cordial Saludo:

En el correo de respuesta a la asegurada se le menciono el tope de cobertura, que es lo que esta estipulado en este tipo de
casos, se que ese correo la asegurada se los compartio, en el se cita este punto, asi:
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Le confirmo que una vez realizado el andlisis de la informacidn aportada, se autoriza el acompafamiento de los gastos de
defensa, hasta 10 SMMLYV, para las siguientes etapas procesales.

¢ Audiencias de conciliacion prejudicial en asuntos civiles, laborales y de otra
naturaleza

Cuantia honorarios: 1SMLMV

¢ Procesos ante Tribunal de Etica Médica
Cuantia honorarios: 9 SMLMV

Esquema sugerido de pago: tres (3) SMLMV por cada etapa del proceso en la cual haya
intervenido el abogado externo, que en total son 3, asi:

e Etapa Preliminar: En la cual se interpone la denuncia ante el Tribunal, se hacen las
averiguaciones correspondientes y se instaura el proceso.

¢ Etapa Probatoria y de andlisis del caso: Etapa en la cual el Magistrado asignado para
el caso, realiza su analisis, verifica las pruebas recopiladas y convoca al profesional
para una diligencia en la cual rinde su versién de los hechos.

« [Etapa decisoria o de juzgamiento: Por parte del Tribunal se presenta un informe con
las conclusiones del caso y se determina si existen méritos o no para imponer una
sancion disciplinaria y formular cargos por violacion a la ética médica. En esta etapa
se presentanlosrecursos de reposicidn y apelacién. Conociendo en segunda instancia
el Tribunal Nacional de Etica Médica u Odontolégica.

Espero que esto resuelva su inquietud, le reitero la vinculacién contractual de ustedes es con la Sra. Libreros, la pdliza
reconocerd a la asegurada los gastos de defensa como reembolso para ella.

Atentamente,

Ana Beatriz Castillo Vasquez
ANALISTA DE OPERACIONES
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Direccién Correspondencia: Av el dorado 68 B - 85 piso 6
(Bogota - Colombia)

Teléfono: (051) 6 46 30 60 Ext.: 13155
abcastillo@sura.com.co
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De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: martes, 7 de mayo de 2024 10:27 a. m.

Para: Ana Beatriz Castillo Vasquez <abcastillo@sura.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE APOYO ADRIANA LIBREROS ORTIZ

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes desconocidos,

no hagas clic en enlaces sospechosos y no entregues tus usuarios ni contrasefias. Si tienes dudas o sospechas del correo recibido

adjunta el correo original y envialo a correond@suramericana.com.co

Estimada Doctora Ana Beatriz, reciba un cordial saludo.
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Efectivamente, estamos pendientes de enviar el poder para que la asegurada lo diligencie, y la
solicitud de copias integras al Tribunal.

Respecto al tema de los honorarios, le elevo una inquietud, y es saber si ¢ por parte de la compafia
existe algun parametro para los honorarios, o si los mismos son potestativos de la firma?

Lo anterior, con el fin de conocer si debemos enviarle una propuesta de honorarios a la asegurada.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
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que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Ana Beatriz Castillo Vasquez <abcastillo@sura.com.co>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 10:12

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD DE APOYO ADRIANA LIBREROS ORTIZ

No suele recibir correos electronicos de abcastillo@sura.com.co. Por qué esto es importante

Dr. Nestor, Cordial Saludo:
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Recurro a su ayuda, la asegurada me escribe el dia de hoy, de nuestra parte no tengo pendiente por remitirle, tener
presente como le dije en el correo de Mayo 2/24, , los honorarios se pagaran a la asegurada como reembolso, dado que la
poliza tiene un deducible a su cargo.

Agradezco su claridad de lo sucedido para darle respuesta a la asegurada.

Atentamente,

Ana Beatriz Castillo Vasquez
ANALISTA DE OPERACIONES
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Direccién Correspondencia: Av el dorado 68 B - 85 piso 6
(Bogota - Colombia)
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De: Cygnus Humanamente profesional <cygnushumanamenteprofesional@gmail.com>
Enviado el: martes, 7 de mayo de 2024 9:41 a. m.

Para: Ana Beatriz Castillo Vasquez <abcastillo@sura.com.co>

Asunto: SOLICITUD DE APOYO ADRIANA LIBREROS ORTIZ

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes desconocidos,

no hagas clic en enlaces sospechosos y no entregues tus usuarios ni contrasefias. Si tienes dudas o sospechas del correo recibido

adjunta el correo original y envialo a correond@suramericana.com.co
- |

Buenos Dias Sra Ana:

Respetuoso saludo,

Por medio del presente le informo que tome contacto de manera inmediata una vez Usted me confirmo quien me
apoyara en mi caso, me comunique con el Dr. Nestor Gil (3183247269), envié los documentos enviados por Usted y los
mios al email: ngil@gha.com.co, al pasar 1 semana y sin tener respuesta para el poder ayer me volvi a comunicar con el

Abogado y me expresa que esta pendiente de recibir por parte de ustedes un documento para proceder con el poder.

Tomando como punto de partida lo expuesto, le solicito de manera especial revisar esta novedad y asi seguir avanzando en
mi caso.

Una vez mas infinitas gracias por su ayuda, orientacién, comprensién y apoyo.
Feliz Dia
ADRIANA LIBREROS ORTIZ

CC 38.878.318
Cel. 300 773 47 47
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