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RV: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE GREGORIO MATAMOROS ACEVEDO Y
OTROS Comunicacion - Proceso de Conciliacion. SINIESTRO: 10252299 vida grupo

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Dom 02/06/2024 22:34
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

3 archivos adjuntos (363 KB)

RV: AUDIENCIA DE CONCILIACION MARTHA MATAMOROS ACEVEDO Y OTROS;
3019@Documento de Notificacidon a Seguros La Equidad.pdf; FORMATO INFORME PRELIMINAR
AUDIENCIA Gregorio Matamoros Acevedo.docx;

Ne 22533

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Enviado: domingo, 31 de marzo de 2024 19:25

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Bardn
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>

Asunto: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE GREGORIO MATAMORQOS ACEVEDO Y OTROS Comunicacién -
Proceso de Conciliacidn. SINIESTRO: 10252299 vida grupo

Apreciada Dra. Angela.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliacidon del asunto de la referencia, la cual se llevara a cabo de
manera virtual, el dia 02 de abril de 2024, a las 03:00 p.m. en el Centro de Conciliacién de la
Fundacién Liborio Mejia.

Los hechos de la solicitud de conciliacion la adquisicion de diferentes obligaciones crediticias a
nombre de la sefiora Marina Acevedo de Matamoros en la Cooperativa Especializada de
Ahorro y Crédito Coopteleduc, los cuales estaban amparados por la Pdéliza No AA 000044
expedida por la Equidad Seguros Generales O.C. La sefiora Marina Acevedo de Matamoros
fallecié el dia 11 de abril del 2022.

La parte convocante pretende el pago de las obligaciones crediticias, las cuales se discriminan
de la siguiente forma:

2.1. La suma de $1.958.256 por el saldo del crédito de fecha 3 de diciembre de 2021.
2.2, La suma de $4.446.590.0 por el saldo del crédito de fecha 14 de marzo de 2022
2.3. La suma de $14.728.382.0 por el saldo del crédito de fecha 31 de Julio de 2021

2.4. La suma de $16.002.277.0 por el saldo del crédito de fecha 24 de octubre de 2020.
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Frente al particular es preciso sefalar que la solicitud de conciliacion es presentada por
Gregorio Matamoros Acevedo, Ruth Matamoros Acevedo y Martha Matamoros Acevedo.

Finalmente, solicitamos el favor nos envien la pdliza y su condicionado, la reclamacién
presentada ante la compafiia y su correspondiente respuesta, y los demas antecedentes que
tenga la Compaiiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

JUAN DAVID VERGARA MELO

ABOGADO JR.
DERECHO PRIVADO
+57 3057496064

jvergara@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or disfribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information confained in this Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 18 de marzo de 2024 18:02

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: Comunicacion - Proceso de Conciliacion. SINIESTRO: 10252299 vida grupo

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliaciéon prejudicial
citada para el 02 de abril de 2024, a las 15:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencién de la misma.

Cordialmente

Avudiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 10:06 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Comunicacidn - Proceso de Conciliacidn.

PSC

De: CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION DE LA FUNDACION LIBORIO MEJIA SEDE
CUCUTA <info@litivo.com>

Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 1:37 p. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Asunto: Comunicacion - Proceso de Conciliacion.

Buen dia seior(a)
seguros la equidad

El(la) Centro De Conciliacion, Arbitraje Y Amigable Composicion De La Fundacién Liborio Mejia Sede
Cucuta le informa, que a través del presente correo electrénico usted ha sido comunicado para conocer
sobre el siguiente proceso de Conciliacion:

Sede: Centro De Conciliacion, Arbitraje Y Amigable Composicion De La Fundacién Liborio Mejia Sede
Clcuta
Identificacion de los convocantes:

e Martha Matamoros Acevedo
C.C.60.341.463

¢ Ruth Matamoros Acevedo
C.C. 60.350.616

e Gregorio Matamoros Acevedo
C.C. 13.499.421
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Identificacion de los convocados:

e Cooptelecuc NIT 8905061444
e Seguros La Equidad NIT 8300086861

Radicado: 2-205-24
Comunicacion:
Anexos de la notificacion:

e Documento de Notificacién a Seguros La Equidad
Para acceder al expediente electrénico haz clic en el siguiente enlace:

Si al hacer clic en el boton no abre el expediente, puede copiar y pegar el siguiente enlace en el
navegador: https://litivo.com/conciliacion/detalle/m709otdy/3019

Gracias por tu tiempo.

Atentamente,

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION DE LA FUNDACION LIBORIO MEJIA
SEDE CUCUTA

Para mayores informes sobre este correo electronico, puede contactar a:
cucuta@fundacionlm.org

3106960072

3106960072, 3213212240

IMPORTANTE: Por favor no responda este mensaje, este servicio es Unicamente para notificacién
electrénica. Este correo es enviado a través de la plataforma digital juridica Litivo.

Este correo es Unicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener
informacion privilegiada y/o confidencial. Si no es usted el destinatario(a) debera borrarlo
inmediatamente.

Todos los derechos reservados. ©2023 Litivo
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