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Fwd: CONTESTA DEMANDA Rad. No. 11001400303220230120300

ALEJANDRA ZULUAGA <dianaalejandra.zuluaga@bbva.com>
Mar 11/06/2024 12:56 PM

Para:Juzgado 68 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl68bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:Pedro Luis Ospina Sanchez <pedroluisospina@outlook.com>;notificacionesjudicialesdefenderasegurados@outlook.com
<notificacionesjudicialesdefenderasegurados@outlook.com>;Breenda diaz <judicialesseguros@bbva.com>

[I]J 3 archivos adjuntos (7 MB)
Poder.pdf; Copia de la cedula y TP.pdf; Mov Crédito 1493.pdf;

No suele recibir correos electrénicos de dianaalejandra.zuluaga@bbva.com. Por qué esto es importante

Bogota D.C., 11 de junio de 2024

Sefiores
JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D

ASUNTO: CONTESTA DEMANDA

PROCESO: DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA POR RESPONSABILIDAD CIVIL
DEMANDANTE: JOSE ANTONIO QUIROGA

VINCULADO POR ACTIVA: BBVA COLOMBIA

DEMANDADO: BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A

DIANA ALEJANDRA ZULUAGA RUSSI, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogota, identificada con la
C.C. No. 1.053.328.224 expedida en la ciudad de Chiquinquira-Boyaca, abogada en ejercicio portadora de la T.P.
No. 227827 del C.S.D.J., actuando en calidad de apoderada de BBVA COLOMBIA S.A., establecimiento bancario
con domicilio principal en la capital de la Republica; comparezco oportunamente ante su Despacho con el fin
contestar la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

. ALAS PRETENSIONES

No me opongo a que en una eventual condena se ordene el pago del saldo insoluto de las obligaciones
del demandante.

Sin embargo, es preciso indicar que el crédito con contrato terminado en 1493 fue cancelado el dia 2 de
mayo de 2024, dado que el demandante solicitdé un retanqueo de la obligacion, es decir, se formalizd
una nueva obligacion por la suma de $35.456.850, cuyo contrato termina en 4147, y parte con parte del
capital prestado se cancel6 la obligacién con contrato No. 1493.

Il. CASO CONCRETO

Téngase en cuenta sefor Juez que el Banco BBVA Colombia ha cumplido a cabalidad con sus
obligaciones contractuales, esto es, i) formalizé y desembolso la operacién de crédito con contrato
terminado en 1493; ii) Que en virtud de dicho cumplimiento y en ejecucion del contrato de mutuo BBVA
Colombia desembolso a favor del sefior Jose Antonio Quiroga la suma de $45.000.000 de pesos, el 24
de septiembre de 2019.

Sin embargo, es necesario poner de presente que el crédito 1493 fue cancelado el dia 2 de mayo de
2024, dado que el demandante solicité un retanqueo de la obligacion, es decir, se formalizé una nueva
obligacion por la suma de $35.456.850, cuyo contrato termina en 4147, y parte con parte del capital
prestado se canceld la obligacién con contrato No. 1493.

De otro lado, es necesario resaltar que Banco BBVA Colombia es ajena a la controversia suscitada
entre la aseguradora y el demandante por cuanto mi defendida se cifid estrictamente a dar
cumplimiento al contrato de mutuo celebrado con el sefior Jose Antonio Quiroga y nada tiene que ver y
menos aun verse afectada por el no reconocimiento de la indemnizacion solicitada por la parte
demandante.
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lll. PETICION ESPECIAL

Solicito que en una eventual condena en contra de la sociedad demanda — BBVA SEGUROS DE VIDA
COLOMBIA - se ordene el pago del saldo insoluto del crédito N° 1493 al demandante, habida cuenta
que el crédito se encuentra cancelado.

IV. PRUEBAS
1.  Movimientos del crédito 1493

V. ANEXOS
Copia de la cédula de ciudadania de la suscrita
Copia de la Tarjeta Profesional No. 227827
Copia de la Escritura Publica 0595 del 3 de abril de 2024 de la Notaria 72 del Circulo de Bogota,
mediante la cual se acredita mi calidad de apoderada especial del BBVA COLOMBIA.
Los documentos relacionados en el acapite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

BBVA Colombia S. Ay el suscrito recibimos notificaciones en la carrera 9 N° 72 - 21 Piso 10 Ala Norte

de la ciudad de Bogota email dianaalejandra.zuluaga@bbva.com.

* . s ags . .. - - . . .
Esta comunicacion es emitida por una abogada en ejercicio y por tanto esta sujeta a secreto profesional, es confidencial y para su uso
exclusivo por parte de su destinatario/a. Si ha recibido esta comunicacioén por error, su lectura, copia y uso estan prohibidos, en cuyo caso le

rogamos que la borre y nos lo comunique inmediatamente.

This communication is issued by a practising lawyer and is therefore subject to professional secrecy, it is confidential and for the exclusive
use of the addressee. If you have received this communication in error, its reading, copying and use are prohibited, in which case please delete it and

inform us immediately.

—————————— Forwarded message ---------

De: ALEJANDRA ZULUAGA <dianaalejandra.zuluaga@bbva.com>

Date: jue, 6 jun 2024 a la(s) 3:48 p.m.

Subject: CONTESTA DEMANDA Rad. No. 11001400303220230120300

To: <cmpl32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: <pedroluisospina@outlook.com >, <notificacionesjudicialesdefenderasegurados@outlook.com >,
JUDICIALES SEGURQOS — COLOMBIA (BZG16062) <judicialesseguros@bbva.com>

Bogota D.C., 6 de junio de 2024

Sefiores
JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D

ASUNTO: CONTESTA DEMANDA

PROCESO: DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA POR RESPONSABILIDAD CIVIL
DEMANDANTE: JOSE ANTONIO QUIROGA

VINCULADO POR ACTIVA: BBVA COLOMBIA

DEMANDADO: BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A

DIANA ALEJANDRA ZULUAGA RUSSI, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotd, identificada con la
C.C. No. 1.053.328.224 expedida en la ciudad de Chiquinquira-Boyaca, abogada en ejercicio portadora de la T.P.
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No. 227827 del C.S.D.J., actuando en calidad de apoderada de BBVA COLOMBIA S.A., establecimiento bancario
con domicilio principal en la capital de la Republica; comparezco oportunamente ante su Despacho con el fin
contestar la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

. ALAS PRETENSIONES

No me opongo a que en una eventual condena se ordene el pago del saldo insoluto de las obligaciones
del demandante.

Sin embargo, es preciso indicar que el crédito con contrato terminado en 1493 fue cancelado el dia 2 de
mayo de 2024, dado que el demandante solicitd un retanqueo de la obligacion, es decir, se formalizo
una nueva obligacion por la suma de $35.456.850, cuyo contrato termina en 4147, y parte con parte del
capital prestado se cancelé la obligacién con contrato No. 1493.

Il. CASO CONCRETO

Téngase en cuenta sefor Juez que el Banco BBVA Colombia ha cumplido a cabalidad con sus
obligaciones contractuales, esto es, i) formalizé y desembolso la operacién de crédito con contrato
terminado en 1493; ii) Que en virtud de dicho cumplimiento y en ejecucion del contrato de mutuo BBVA
Colombia desembolsé a favor del sefior Jose Antonio Quiroga la suma de $45.000.000 de pesos, el 24
de septiembre de 2019.

Sin embargo, es necesario poner de presente que el crédito 1493 fue cancelado el dia 2 de mayo de
2024, dado que el demandante solicité un retanqueo de la obligacion, es decir, se formalizé una nueva
obligacién por la suma de $35.456.850, cuyo contrato termina en 4147, y parte con parte del capital
prestado se canceld la obligacién con contrato No. 1493.

De otro lado, es necesario resaltar que Banco BBVA Colombia es ajena a la controversia suscitada
entre la aseguradora y el demandante por cuanto mi defendida se cifid estrictamente a dar
cumplimiento al contrato de mutuo celebrado con el sefior Jose Antonio Quiroga y nada tiene que ver y
menos aun verse afectada por el no reconocimiento de la indemnizacion solicitada por la parte
demandante.

lll. PETICION ESPECIAL

Solicito que en una eventual condena en contra de la sociedad demanda — BBVA SEGUROS DE VIDA
COLOMBIA - se ordene el pago del saldo insoluto del crédito N° 1493 al demandante, habida cuenta
que el crédito se encuentra cancelado.

IV. PRUEBAS

1. Movimientos del crédito 1493

V. ANEXOS
Copia de la cédula de ciudadania de la suscrita
Copia de la Tarjeta Profesional No. 227827
Copia de la Escritura Publica 0595 del 3 de abril de 2024 de la Notaria 72 del Circulo de Bogota,
mediante la cual se acredita mi calidad de apoderada especial del BBVA COLOMBIA.
Los documentos relacionados en el acapite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

BBVA Colombia S. Ay el suscrito recibimos notificaciones en la carrera 9 N° 72 - 21 Piso 10 Ala Norte
de la ciudad de Bogota email dianaalejandra.zuluaga@bbva.com.

Cordialmente,
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DIANA ALEJANDRA ZULUAGA
C.C 1.053.328.224

T.P. 227827 del C.S.D.J
Abogada BBVA COLOMBIA
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