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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: Juzgado 49 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl49bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 11 de marzo de 2025 14:34

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD INFORMACION DEL PAGO DE TiTULO A CUENTA BANCARIA DE ALLIANZ -ARMONY CLINICA DE
ESPECIALISTAS Y CIRUGIA S.A.S. vs ALLIANZ SEGUROS S.A. -RAD. 11001-40-03-049-2024-00028-00 // YVID -C

Cordial saludo, en atencion a su solicitud, nos permitimos informar que el pago del titulo estd
pendiente toda vez que, se encuentra en trdmite el registro de firmas por cambio de Juez
ante el Banco Agrario. Asilas cosas, en el momento que finalice dicho trdmite, daremos
prioridad a la presente, agradecemos su comprension.

Cordialmente,

] Rama Judicial
i Consejo Superior de la Judicatura

U Republica de Colombia

JUZGADO CUARENTA Y NUEVE (49) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA DC.
Carrera 10 No. 14 -33 piso 2 Teléfono 3532666 Ext. 70349
Correo Electronico: cmpl49bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 10:22
Para: Juzgado 49 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl49bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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Senores

JUZGADO CUARENTA'Y NUEVE (49 °) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
cmpl49bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.
REFERENCIA: EJECUTIVO
RADICADO: 11001-40-03-049-2024-00028-00
DEMANDANTE: ARMONY CLINICA DE ESPECIALISTAS Y CIRUGIA S.A.S.
DEMANDADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION DEL PAGO DE TITULO A CUENTA BANCARIA DE ALLIANZ
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.395.114 de Bogota, D.C.,
abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N0.39.116 del C. S. de la J., quien actia como
apoderado general de ALLIANZ SEGUROS S.A., comedidamente solicito se informe el estado del pago como abono a
cuenta bancaria del TITULO JUDICIAL No. 400100009364176 que obra respecto de este proceso, por valor de
$ 115.000.000, mismo que nuevamente fue autorizado en auto del pasado 18 de febrero de 2025.

Por lo tanto, agradeceria se informe si el depésito ya fue efectuado a la cuenta respectiva de ALLIANZ SEGUROS S.A.

Al respecto, se adjuntan certificacion y rut. Clave del certificado: 860026182

Atentamente,
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogota D.C.
T. P.No. 39.116 del C. S. de la J.
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