2716/24, 11:42 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

CONSTANCIA DE RADICACION || REPORTE DE PAGO || RAMA JUDICIAL VS SURA || RAD. 2024-
00578 || COD. 22548

Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Jue 27/06/2024 11:14

Para:Informes GHA <informes@gha.com.co>;Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>;Juan Sebastian Bobadilla
<jbobadilla@gha.com.co>

CC:CAD GHA <cad@gha.com.co>;Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>;Juan Pablo Medina Campifio
<jmedina@gha.com.co>

[l]J 2 archivos adjuntos (583 KB)
CONSTANCIA DE RADICACION.pdf; MEMORIAL DA ALCANCE - PAGO INCAPACIDADES.pdf;

Estimados, buenos dias,

Amablemente informo que el dia de hoy, 27 de junio de 2024, se radicé ante la Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial de Cali — Valle memorial aportando el pago las incapacidades referentes al proceso
de la referencia con el fin de dar alcance al pronunciamiento de excepciones radicados el pasado, 20 de junio.

Cordialmente,

Kennie Lorena Garcia Madrid
Abogada Senior Il
Email: kgarcia@gha.com.co | 322 514 4706
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico vy sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.
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2716/24, 11:42 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 7:23

Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

Asunto: RV: REPORTE DE PAGO RAD. No. 76001129000020240057800.

Hola Kennie

Aun cuando ya transcurrio el plazo para presentar excepciones, por fa nuevamente haz un alcance
con esta nueva informacion.

Gracias por tu gestion!

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Fecha: miércoles, 26 de junio de 2024, 2:50 p. m.

Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>, Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>, Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>, Juan Sebastian
Londoio Guerrero <jlondono@gha.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>, CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: RV: REPORTE DE PAGO RAD. No. 76001129000020240057800.

22548

GERALDINE Q

NOTIFICACIONES

E- mail: notificaciones@gha.com.co / Contactos: (+57) 315 577 6200 - 602 659 4075

! . Chambers ’
HERRERA

ABOGADOS & ASOCIADOS ‘ merica '

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES o 2024‘ LEADING FIRM

G Herrera Abogados & 2024
Asociados

inl@] £]X]

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.
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2716/24, 11:42 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Cobro Coactivo - Valle del Cauca - Cali <gccdesajvalle@Cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de junio de 2024 14:03

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: REPORTE DE PAGO RAD. No. 76001129000020240057800.

Dr. Gustavo, Cordial saludo
Nos permitimos poner en conocimiento reporte de pago realizado por la EPS SURA, los cuales fueron identificado por el
area de talento humano y corresponden algunos a incapacidades asociadas al proceso coactivo No.

76001129000020240057800.

Se procederd a aplicar la suma de $10.796.391.

Atentamente,

MARLEN YISELA VARON ZAPATA
Abogada Ejecutora

= s  Rama Judicial _ Grupo de Cobro Coactivo
Consejo Superior de la Judicatura
o e T S Direccién Ejecutiva Seccional del Administracion Judicial
Repaiblica de Colombia ] )
Santiago de Cali — Valle del Cauca

EXdgccdesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co

L 602- 8986868 ext.: 1406 Carrera 10 No 12-15 Piso 2 Torre A

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico contiene informacion de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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