
beimar angulo <beimar.repare@gmail.com>

Fwd: INDEMNIZACION DAÑOS TERCERO HPO30F ASEGURADO GCV461 POL 4375609 SUC
BOGOTA // RAD 1-101-3-203159
Edgar Baldrich mina <baldrichk58mina@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 12:19 p.m.
Para: beimar angulo <Beimar.repare@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: noresponder.rce.autos <noresponder.rce.autos@hdi.com.co>
Date: mar., 2 may. 2023, 14:40
Subject: RV: INDEMNIZACION DAÑOS TERCERO HPO30F ASEGURADO GCV461 POL 4375609 SUC BOGOTA // RAD 1-101-3-203159
To: Baldrichk58mina@gmail.com <Baldrichk58mina@gmail.com>, felipe.repare@gmail.com <felipe.repare@gmail.com>

 

REF: INDEMNIZACION DAÑOS TERCERO HPO30F  ASEGURADO GCV461 POL  4375609 SUC BOGOTA  // RAD 1-101-3-203159

 

Cordial saludo.

 

Dando respuesta a la reclamación presentada en las oficinas de HDI Seguros S.A, me permito confirmar la aprobación del pago de
$4.500.000, a nombre de EDGAR BALDRICH MINA, identificado con documento de identificación N°1.143.959.075 como indemnización
integral, total y definitiva por todo concepto derivado de los hechos donde se vio involucrado el Vehículo tercero de placa IWO623.

 

Por favor remitirnos, por esta misma vía y en respuesta a este correo, la aceptación de la liquidación presentada. Se deja constancia que
la mencionada aceptación produce automáticamente de su parte y sin necesidad de pronunciamientos adicionales, la declaratoria de Paz
y Salvo por todo concepto, a favor de HDI SEGUROS S.A. y  HANNAHI CAMILA CABRERA GONZALEZ y en consecuencia, la renuncia y
desistimiento de toda acción Civil, Penal, Administrativa o de cualquier otra índole que estuviere en curso actualmente o se pudiera
derivar en el futuro por estos mismos hechos y En el evento en que otra persona, natural o jurídica, se presente a reclamar por estos
mismos hechos aduciendo contar con igual o mejor derecho, saldrá al saneamiento de la situación.

 

Adjunto el formato de actualización de datos, el cual debe ser diligenciado en los campos en que corresponda como persona natural hasta
la parte de firma y huella sin tachones ni enmendaduras para crearlo en el sistema; y el formato para autorización de pagos el cual debe
ser diligenciado con nombre y firma como titular del pago. (Anexar certificación bancaria y fotocopia de la cedula al 150%).

 

Lo anterior, sin que esta Compañía haya reconocido responsabilidad alguna bajo el seguro citado y con el único fin de lograr un acuerdo
conciliatorio extrajudicial a la reclamación.

 

Quedamos a la espera de la entrega de estos documentos para confirmar fecha de pago.

 

 

"Le recordamos que esta dirección de correo electrónico es únicamente de notificación y respuesta, por lo cual, no permite la
recepción de correos.
Por lo anterior, lo invitamos a dirigir sus comunicaciones a las siguientes direcciones de correo, según la sucursal más próxima de
atención:

Bogotá: ibogota.Autos@hdi.com.co
Boyacá: iboyaca.Autos@hdi.com.co
Medellín: imedellin.Autos@hdi.com.co
Cali: icali.Autos@hdi.com.co
Pereira: ipereira.Autos@hdi.com.co
Manizales: imanizales.Autos@hdi.com.co
Barranquilla: ibarranquilla.Autos@hdi.com.co
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Cartagena: icartagena.Autos@hdi.com.co
Bucaramanga: ibucaramanga.Autos@hdi.com.co

Montería: imonteria.autos@hdi.com.co" 

 

Para HDI Seguros S.A., es muy importante conocer su opinión y con el propósito de calificar nuestro servicio lo invitamos a diligenciar la
siguiente encuesta:

https://www.ccxperience.com/hdi/encuestas/main_survey.php?enc=28

 

cid:image002.jpg@01D84364.56A11EE0

 

 

 

 

Cordial saludo,

 

Área Responsabilidad Civil Extracontractual

HDI Seguros S.A.

 

***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus
anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su
destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o
copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor
borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor
deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por
tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente
confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario
intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted
ha recibido esta comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la
destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de
sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

4 archivos adjuntos

image001.jpg
23K

image001.jpg
23K

FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL (1).pdf
930K

FORMATO AUTORIZACIÓN DE PAGO - HDI COLOMBIA (1).pdf
320K

28/10/24, 12:36 Gmail - Fwd: INDEMNIZACION DAÑOS TERCERO HPO30F ASEGURADO GCV461 POL 4375609 SUC BOGOTA // RAD 1-101-3-…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=044198a9b1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1814179053067190549&simpl=msg-f:1814179053067190549 2/2

mailto:icartagena.Autos@hdi.com.co
mailto:ibucaramanga.Autos@hdi.com.co
mailto:imonteria.autos@hdi.com.co
https://www.ccxperience.com/hdi/encuestas/main_survey.php?enc=28
https://www.ccxperience.com/hdi/encuestas/main_survey.php?enc=28
https://www.ccxperience.com/hdi/encuestas/main_survey.php?enc=28
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.0.1&disp=inline&realattid=ii_192d42363af4ce8e91&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.0.1&disp=inline&realattid=ii_192d42363af4ce8e91&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.0.2&disp=inline&realattid&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.0.2&disp=inline&realattid&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.1&disp=attd&realattid=192d42363b0a44aa9e82&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.1&disp=attd&realattid=192d42363b0a44aa9e82&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.2&disp=attd&realattid=192d42363b02074c9b83&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=044198a9b1&view=att&th=192d423ca1064115&attid=0.2&disp=attd&realattid=192d42363b02074c9b83&safe=1&zw

