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Nº 22647

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 26 de abril de 2024 15:18
Para: Santiago Giraldo Garzon <santiago.giraldo@sbseguros.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Cc: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>; Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>;
Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: citaciones diligencia de conciliacion radicado 760016099165202382665
 
Estimado Doctor Santiago, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informamos el desarrollo de la audiencia de conciliación, llevada a cabo de forma presencial, el día 25 de abril de 2024, ante la Fiscalía Local 39
de Cali, y en la cual se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificó la comparecencia de las partes. Se dejó constancia que no asistieron el indiciado ni su apoderado.
2. Se le concedió el uso de la palabra a la parte convocante con el fin de que se pronunciara frente a las pretensiones. La apoderada de víctimas señaló que

sus pretensiones ascienden a la suma de 20 millones de pesos, y soporta su petición en el dictamen de medicina legal que le determinó a la víctima 40 días
de incapacidad definitiva sin secuelas permanentes.

3. Se indicó que la aseguradora se mantenía en el ofrecimiento de 5 millones, inicialmente hecho a la víctima, el cual no fue aceptado por la parte
convocante.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalía decidió declarar fracasada la etapa conciliatoria, y ordenó continuar con la investigación penal.

Anexo acta de la audiencia.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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No suele recibir correos electrónicos de angela.giraldov@fiscalia.gov.co. Por qué esto es importante

De: Santiago Giraldo Garzon <santiago.giraldo@sbseguros.co>
Enviado: martes, 16 de abril de 2024 16:38
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Cc: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>; Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>
Asunto: RV: citaciones diligencia de conciliacion radicado 760016099165202382665
 
Buenas tardes Gustavo, espero estés bien.
Por favor nos puedes ayudar brindando acompañamiento en audiencia de conciliación que se realizará el 25/04/2024.

SINIESTRO: 003-306-1001772-1
PLACA ASEGURADO: VCH208
FECHA DE OCURRENCIA: 05/09/2023
FECHA DE AVISO: 20/09/2023

Frente al caso, se han realizado ofrecimientos por la suma de $5.000.000
Adjunto documentación del caso y póliza para su estudio.
Gracias,
Cordialmente,
 
Santiago Giraldo Garzón.
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Carrera 43A # 3 - 101 oficina 301 - Medellín - Colombia
T +57 (4) 266 3311 Ext.: 440
www.SBSeguros.co
 

 
De: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Enviado el: lunes, 8 de abril de 2024 5:51 p. m.
Para: Santiago Giraldo Garzon <santiago.giraldo@sbseguros.co>
CC: Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>
Asunto: RV: citaciones diligencia de conciliacion radicado 760016099165202382665
 
Hola Santiago, te envío esta prejudicial:
 

Centro Convocante Radicado Fecha de recibido Convocante(s) Acompañamiento
al asegurado

Citación directa
a SBS

Placa
convocante Placa

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 760016099165202382665 8/04/2024 FISCALÍA 39 LOCAL   X S/R V

 
 
Saludos / kind regards,
 
Jaime Moreno L.
Judicante
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
T +57 (601) 313 8700
www.SBSeguros.co
Jaime.Moreno@sbseguros.co
 

 
 
De: Angela Maria Giraldo Vanegas <angela.giraldov@fiscalia.gov.co>
Enviado el: lunes, 8 de abril de 2024 9:19 a. m.
Para: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Asunto: citaciones diligencia de conciliacion radicado 760016099165202382665
 

Buen día 
Envió, citación diligencia de conciliación.
 
Atentamente,                                                                                                                                             
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ANGELA MARIA GIRALDO VANEGAS 
ASISTENTE DE FISCAL II 
FISCALIA  39 LOCAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL 
SUB GRUPO DE LESIONES CULPOSAS  
Avenida Roosevelt 38-32 piso 1   
Teléfono 3989980 ext 22795 
Fiscalía General de la Nación  
Cali  - Valle 
  

 

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario 
 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial
y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción
basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

20/6/24, 4:50 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAILqPhT%2FrNdKuEdLhbTE05Q%3D 3/3


