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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
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Enviado: martes, 28 de enero de 2025 8:55
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Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Andrea Katherine Martin Cardozo <amartin@jmtrv.com.co>
Asunto: RV: 15510574 // ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. // EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S 9005015529 //
CTO 2100009 // Fwd: Otrosi No. 002 cto. 2100009.pdf[MESSAGE ENCRYPTED] - #ID 324651
 
Buenos Días Doctores.
 
Remito los correos enviados desde el área técnica.
 
Estamos atentos a sus comentarios.
 
Muchas Gracias.
 
 
De: Seguimientos C <seguimientosC@jmtrv.com.co>
Enviado el: martes, 28 de enero de 2025 8:46
Para: Bety Sulay Hormiga Correa <shormiga@jmtrv.com.co>; Andrea Katherine Martin Cardozo
<amartin@jmtrv.com.co>
CC: Pablo Alejandro Balcazar <pbalcazar@jmtrv.com.co>; Claudia Rodríguez Patron <crodriguezp@jmtrv.com.co>
Asunto: RV: 15510574 // ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. // EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S 9005015529 //
CTO 2100009 // Fwd: Otrosi No. 002 cto. 2100009.pdf[MESSAGE ENCRYPTED] - #ID 324651
 
Solicitud de EFF 2021 y acta de facultades para firma de pagare 
 
Se conserva la integralidad del correo 

De: Seguimientos C
Enviado: jueves, 7 de octubre de 2021 18:18
Para: Yonathan.Reyes@marsh.com <Yonathan.Reyes@marsh.com>
Cc: Jose Luis Ojeda Acevedo <jojeda@jmtrv.com.co>
Asunto: RV: 15510574 // ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. // EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S 9005015529 //
CTO 2100009 // Fwd: Otrosi No. 002 cto. 2100009.pdf[MESSAGE ENCRYPTED] - #ID 324651
 
Para dar respuesta o enviar información adicional referente a la presente solicitud, por favor responder sobre este
mismo correo con el fin de poderle dar trámite oportunamente.
 

 
 

Seguimiento Solicitud #324651

 
 
 
Buenas tardes Yonathan

 

Para continuar con el estudio de la modificación requerimos lo siguiente

EFF parciales  2021

Autorización de la   junta   para la firma de nuestro pagare debido a que el pagare que
tenemos fue suscrito en 2013 y las facultades que pesan son las que registran en la
camara de comercio de ese año, las cuales llegan hasta por el valor equivalente a 3.180
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smlmv que equivale a que el pagare solo esta amparando hasta  $1.874.610.000 y el
cumulo del cliente es de $13.684.566.410

 

Gracias

 

Cordialmente

 
 
 
Nota:  Para abrir el archivo se requiere el número de documento del tomador (se debe digitar sin el dígito
de verificación, sin puntos y sin espacios)

 

 
 
 
Señor intermediario, tenga en cuenta que al momento de ofrecer alguno de nuestros productos
es su obligación brindar de manera clara, suficiente y oportuna, toda la información relacionada
con el producto ofrecido en los términos establecidos en la Circular Externa  050 de 2015 Emitida
por la Superintendencia Financiera  y demás normas aplicables. Toda nuestra información se
encuentra disponible en nuestra página web www.jmalucellitravelers.com.co o en caso de duda
comuníquese con nosotros al teléfono(571) 5522350.
 
Nos permitimos informar que nuestros términos de cotización tienen vigencia de 15 días a partir
de la de presentación de los mismos.
 
Para mayor información de nuestra compañía y nuestros productos, lo invitamos a visitar la pagina de
internet http://www.jmtrv.com.co/
 
Historial:
 
 
 
Buen día.

Estimados

Agradezco su colaboración con la expedición de anexo de acuerdo a otrosí 2 adjunto, de igual
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manera enviamos pólizas iniciales.

Quedamos muy atentos.

Yonathan Reyes, Analista de operaciones, PMRC
Avenida El Dorado No. 69B - 45 Piso 10, Bogotá, Colombia
(+571) 423 5323
www.marsh.com/co<http://www.marsh.com/co> | Siga a Marsh en
Twitter<https://twitter.com/MarshGlobal?
ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor> |
Linkedin<https://www.linkedin.com/company/marsh> |
Facebook<https://www.facebook.com/MarshGlobal/> |
Youtube<https://www.youtube.com/user/TheMarshChannel>

De: Solicitudes Mitigacion <SolicitudesMitigacion@marsh.com>
Enviado el: lunes, 4 de octubre de 2021 9:04 a. m.
Para: Reyes, Yonathan <Yonathan.Reyes@marsh.com>
Asunto: RV: 15510574 // ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. // EQUIPOS Y
TERRATEST S.A.S 9005015529 // CTO 2100009 // Fwd: Otrosi No. 002 cto. 2100009.pdf

Buen dia,

Envio para su gestión y control.

Cordialmente

Karen Paola Herrera Franco , Analista de Operaciones, Servicio al cliente - Operaciones
Avenida El Dorado No. 69B - 45 Piso 10, Bogotá, Colombia
(+571)
www.marsh.com/co<http://www.marsh.com/co> | Siga a Marsh en
Twitter<https://twitter.com/MarshGlobal?
ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor> |
Linkedin<https://www.linkedin.com/company/marsh> |
Facebook<https://www.facebook.com/MarshGlobal/> |
Youtube<https://www.youtube.com/user/TheMarshChannel>

[cid:image001.png@01D38A30.C5688120]

De: Albeiro Villamil Gordillo
<a.villamil@equiposyterratest.com<mailto:a.villamil@equiposyterratest.com>>
Enviado el: sábado, 2 de octubre de 2021 13:31
Para: Solicitudes Mitigacion
<SolicitudesMitigacion@marsh.com<mailto:SolicitudesMitigacion@marsh.com>>
Asunto: 15510574 // ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. // EQUIPOS Y TERRATEST
S.A.S 9005015529 // CTO 2100009 // Fwd: Otrosi No. 002 cto. 2100009.pdf
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CAUTION: This email originated outside the company. Do not click links or open attachments
unless you are expecting them from the sender.

Buenas Tardes

Señores Marsh

Agradezco su colaboración en ajustar las polizas del Otrosi No. 02 del contrato 2100009.

Cordial saludo,

Albeiro Villamil G.
Abogado

Get Outlook para Android<https://aka.ms/AAb9ysg>

________________________________
De: Juan Antonio Garcia Gonzalez <jantonio-gg@terratest.com<mailto:jantonio-
gg@terratest.com>>
Enviado: jueves, 30 de septiembre de 2021 11:29 a. m.
Para: Gina Marcela Corredor; Albeiro Villamil Gordillo
Asunto: Otrosi No. 002 cto. 2100009.pdf

Otrosi No. 002 cto. 2100009.pdf, firmado con Adobe Fill & Sign.

Enviado desde mi iPhone

ADVERTENCIA
Si usted recibió este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique mediante correo
electrónico para que podamos asegurarnos de que tal error no ocurra en el futuro y, además,
proceda a eliminarlo junto con cualquier documento adjunto al mismo. Si usted es el destinatario
que debe recibir este correo, recordarle que su contenido es confidencial y, excepto que en el
correo se diga lo contrario, no debe ser compartido sin el consentimiento previo del remitente.
WARNING
If you received this message by mistake, please let us know by email so that we can ensure that
such an error does not occur in the future and delete it and all attachments. If you are the
intended recipient of this email, please remember that its contents are confidential and privileged,
and unless otherwise stated in the email, should not be shared without the sender's prior consent.

[https://www.terratest.com/images/disclaimer/medioambiente.png]Por favor considere el medio
ambiente antes de imprimir este correo electrónico.
Please think about the environment before printing this email.

________________________________

28/1/25, 9:20 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAKgXg%2BpWsypGplQH%2BYBR5… 5/6

https://aka.ms/AAb9ysg
mailto:jantonio-gg@terratest.com%3cmailto:jantonio-gg@terratest.com
mailto:jantonio-gg@terratest.com%3cmailto:jantonio-gg@terratest.com


**********************************************************************
Este mensaje de correo electrónico y cualquier archivo adjunto contiene
información confidencial amparada por el secreto profesional, por lo
tanto está exento de la obligación de divulgación de información bajo
las leyes aplicables y está dirigido exclusivamente al destinatario
original. Si recibe este mensaje por equivocación o si no es el
destinatario original, cualquier divulgación, distribución, copia u
otro uso o retención de esta comunicación o su contenido esta prohibido.
Si recibe este mensaje por error, le agradeceremos responda inmediatamente
al autor por correo electrónico para avisarle y borre el original y todas
las copias de este correo y sus archivos adjuntos de su ordenador de
manera permanente. Gracias.
**********************************************************************
This e-mail transmission and any attachments that accompany it may
contain information that is privileged, confidential or otherwise
exempt from disclosure under applicable law and is intended solely for
the use of the individual(s) to whom it was intended to be addressed.
If you have received this e-mail by mistake, or you are not the
intended recipient, any disclosure, dissemination, distribution,
copying or other use or retention of this communication or its
substance is prohibited. If you have received this communication in
error, please immediately reply to the author via e-mail that you
received this message by mistake and also permanently delete the
original and all copies of this e-mail and any attachments from your
computer. Thank you.
**********************************************************************
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