
REPORTE AUD - CONSTANCIA DE ASISTENCIA - CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION
20/09/2024 - SPOA 050016099166202056275 NI. 2545 siniestro 10304249 - CDO: SEGUROS LA
EQUIDAD OC

Diego Sebastián Álvarez Urrego <dalvarez@gha.com.co>
Jue 15/08/2024 11:47
Para:​audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>;​ANGELA.CAICEDO@LAEQUIDADSEGUROS.COOP
<ANGELA.CAICEDO@LAEQUIDADSEGUROS.COOP>;​nestorpantojagomez@outlook.com <nestorpantojagomez@outlook.com>;​CAD GHA
<cad@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>​
CC:​Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>;​Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>​

2 archivos adjuntos (489 KB)
constancia de asistencia Fiscalía 176 Itagüí .pdf; Citación audiencia conc.pdf;

Buenos días a todos,
 
Comedidamente adjunto constancia de asistencia a diligencia programada el día 15/08/2024 a las 9 am en las
instalaciones físicas de la Fiscalía 176 Local de Itagüí Antioquia, la cual se reprogramó para el día 20/09/2024 a las
2:00 p.m, en atención a la solicitud de aplazamiento allegada por el representante de víctimas.
 
Por tanto, la fiscal que conoce del asunto informó nueva fecha y entregó citación para nueva diligencia, informando
que también se enviará al correo de la aseguradora, también comunicó que de ser posible en la próxima diligencia
se llevará a cabo el traslado de acusación al querellante, en caso de que se verifique una NO CONCILIACIÓN.
 
NOTA: NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAPROCESAL PARA EL 20/09/2024 A LAS
2:00 P.M, EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA FISCALIA 176 DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA.

CASE: 22764
 
@nestorpantojagomez@outlook.com, para su conocimiento 
@CAD GHA, para lo pertinente.
@Informes GHA, para lo pertinente.
@María Fernanda López Donoso, para lo pertinente.
 
Quedando atento, 

Diego Sebastián Álvarez Urrego
Abogado Junior

Email: dalvarez@gha.com.co |  322 531 5593 
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 12 de agosto de 2024 11:11 a. m.
Para: Diego Sebastián Álvarez Urrego <dalvarez@gha.com.co>
Cc: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: Indicaciones RE: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA 050016099166202056275 NI. 2545 siniestro
10304249
 
Buenos días Diego

Remitimos para su tramite.

Cordialmente;

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 8:58
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RE: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA 050016099166202056275 NI. 2545 siniestro
10304249
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 15 de
agosto de 2024, a las 9:00 hrs
 
Siniestro: 10304249
Caso: no registra
Reclamación: del tercero; no registra
Aviso del siniestro; no registra
Fecha del evento por el cual citan audiencia: 11 de mayo de 2020
Placa: STC278
Vigencia: 04/28/2020 al 10/21/2020
Amparo; lesiones muerte 1 persona
 
NO registra reclamación ni aviso de siniestro, y de acuerdo con la fecha del evento se evidencia cobertura
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POR FAVOR CONSIGAMOS INFORME DE TRANSITO O CUALQUIER DOCUMENTOS QUE PERMITA VERIFICAR FECHA DE
OCURRENCIA
 
De este caso no contamos con información suficiente del accidente que origina la convocatoria.
 
Por lo tanto, se requiere que en audiencia se indique que es preciso que presente(n) reclamación a través de la
página web ¿ en la sección Siniestros –  ir a final de la página botón Radicar siniestro, con el fin de que esta sea
analizada.
 
Por el momento NO nos asiste animo conciliatorio.
 
Para validar documentos de reclamación dirigirse al siguiente link:
 https://sftp.laequidadseguros.coop/2024/Doc.%20m%C3%ADnimos%20ramo%20RCC%20y%20RCE.pdf
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Jazmin Mojica
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está
dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s)
por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución
o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje,
favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la
transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son
exclusivas del autor.
 
 
De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2024 3:58 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA 050016099166202056275 NI. 2545
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.
 
Atendiendo su requerimiento, comedidamente compartimos la respuesta dada por la Fiscalía 176 Local
de Itagüí:
 
  

1. Fecha de los hechos:  
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11 DE MAYO DEL 2020, ENTRE LAS 08:50 AM Y LAS 09:30 HORAS, EN LA CARRERA 50ª 36
14, ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI-ANTIOQUIA
 

2. Vehículos que se vieron involucrados en el accidente de tránsito, especialmente el vehículo
presuntamente asegurado por la Equidad.
 
HECHOS:  ACCIDENTE DE TRÁNSITO CAUSADO POR EL VEHÍCULO DE PLACAS STC-278
CONDUC IDO PARA EL DÍA DEL ACCIDENTE POR EL SEÑOR LUIS FERNANDO USQUIANO
GALLÓN, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO
98.494.619, VEHÍCULO TIPO AUTO BUS, DE SERVICIO PÚBLICO, DE PROPIEDAD DEL
SEÑOR EFRAÍN HERRERA RAMÍREZ, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO
71.664.156
SEGUNDA: EL DÍA DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, LA SUSCRITA DENUNCINTE SE
DESPLAZABA EN CALIDAD DE PEATÓN EN SILLA DE RUEDAS, EN COMPAÑÍA DE MI
ESPOSO, POR LA CARRERA 50 A , FRENTE A LA NOMENCLATURA 36-14, ZONA SUR DEL
MUNICIPIO DE ITAGUI- ANTIOQUIA, CUANDO EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACAS
STC-278, SIN RESPETAR LA PRELACIÓN VIAL PEATONAL, NOS IMPACTA CON ESTE
AUTOMOTOR, GENERÁNDOME SERÍAS LESIONES FÍSICAS.
 

3. En caso de que se tenga información, se nos indique si la víctima presentó reclamación ante la
aseguradora.
 

En constancia del despacho para el día 17 de mayo de 2024, aun no se había realizado la reclamación.
por lo cual se reprogramo para el día 15 de agosto de 2024 a las 9:00 de la mañana.  
 
Atentamente,
 
CECILIA DIAZ AFANADOR 
FISCALIA 176 LOCAL 
Teléfono (574)  5903108 Ext. 41034 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
Carrera 52 No. 51 - 40  Piso 2 CAMI
ITAGUI ANTIOAQUIA 
Email: cecilia.diaz@fiscalia.gov.co
 
Esperamos que, con la información dada, se pueda corroborar si ya se hizo la reclamación, y verificar la
posibilidad de un ofrecimiento.
 
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
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Reservar un momento para reunirse conmigo
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 
 
 
 
 
 
 

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 24 de mayo de 2024 12:12
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA 050016099166202056275 NI. 2545
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y manifestamos que aceptamos
gustosos la asignación de representar a la compañía en la audiencia de conciliación programada para el
día 15 de agosto de 2024, a partir de las 9 de la mañana, ante la Fiscalía Local 176 de Itagüí.
 
Desde ya nos ponemos a disposición para averiguar los motivos de la convocatoria, y una vez se nos
brinde la información, será comunicada de inmediato.
 
Cordialmente
 

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
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Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 
 
 
 
 
 
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 23 de mayo de 2024 20:34
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA 050016099166202056275 NI. 2545
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada para el
15 de agosto de 2024, a las 9:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atención de la
misma.
 
Por favor, solicitar información antes de la audiencia, sobre el motivo de la convocatoria, placa, fecha de
ocurrencia y lo que corresponda.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado,
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cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido 

inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2024 10:29 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA 050016099166202056275 NI. 2545
Importancia: Alta
 
PSC
 
De: Cecilia Diaz Afanador <cecilia.diaz@fiscalia.gov.co>
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2024 9:22 a. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA 050016099166202056275 NI. 2545
Importancia: Alta
 
Señores 
SEGUROS LA EQUIDAD 
Medellín Antioquia 
 
Cordial saludo: 
 
Por medio del presente, solicito su amable colaboración, en el sentido de ordenar a quien corresponda
comparecer el día 15 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA en las instalaciones de la
FISCALIA 176 LOCAL DE ITAGUI ANT. ubicadas en la Carrera 52 No. 51 - 40 PISO 2, CAMI ITAGUI, Tel:
5903108 EXT. 41033, con el fin de efectuar DILIGENCIA DE CONCILIACION, dentro del proceso que se
adelanta en este despacho por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS, en contra de LUIS
FERNANDO USQUIANO GALLON. 
Favor estar cumplidamente en la cita ese día y hora y NO FALTAR. 
 
Atentamente,
 
CECILIA DIAZ AFANADOR 
FISCALIA 176 LOCAL 
Teléfono (574)  5903108 Ext. 41034 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
Carrera 52 No. 51 - 40  Piso 2 CAMI
ITAGUI ANTIOAQUIA 
Email: cecilia.diaz@fiscalia.gov.co

 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por
la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma
cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
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inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella,
se encuentra estrictamente prohibido.
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