
RE: SOPORTE ABONO FACTURA VENCIDA IPS ENSALUD

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 04/07/2024 8:50
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (662 KB)
SOPORTE DE PAGO IPS ENSALUD COLOMBIA ;

Estimados compañeros, muy buenos días,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.

Doc. Ana: como aun no se ha admitido este ejecutivo, tendríamos que esperar a que, una vez notificado el demandado, este conteste informando al despacho
el pago parcial. Frente a lo cual no habría oposición de acuerdo con el reporte que nos envía el cliente.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 19:24
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: SOPORTE ABONO FACTURA VENCIDA IPS ENSALUD
 
Estimada Dar:

Te remito información del proceso BOEHRINGER vs ENSALUD que fue entregado a Cali por competencia. 

Saludos, 

Maria Camila Agudelo
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co |  318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de avalencia@gha.com.co. Por qué esto es importante
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: carlos_alberto.manrique_morales.ext@boehringer-ingelheim.com <carlos_alberto.manrique_morales.ext@boehringer-ingelheim.com> en nombre de
carterabi.co@boehringer-ingelheim.com <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>
Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 14:35
Para: Ángela María Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>; carterabi.co@boehringer-ingelheim.com <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>
Cc: jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com <jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com>; felipe.campuzano.ext@boehringer-ingelheim.com <felipe.campuzano.ext@boehringer-
ingelheim.com>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: SOPORTE ABONO FACTURA VENCIDA IPS ENSALUD
 
Buen día Angela,
 
Por medio del presente te confirmo que Ensalud realizó un abono el pasado viernes, por un valor de $130.000.000 cop, te adjunto correo donde notifican el mismo, y envían los
debidos soportes. Te confirmo que después del abono el cliente cuenta con una cartera total de $128.052.660 cop.
 

Carlos Alberto Manrique Morales
FACT Colombia

Boehringer Ingelheim S.A.
Carrera 11 NO. 84 - 09 Piso 5 | Bogota, Colombia

E carlos_alberto.manrique_morales.ext@boehringer-ingelheim.com

 
This e-mail is confidential and may also be legally privileged.

If you are not the intended recipient please reply to sender, delete the e-mail and do not disclose its contents to any person. Any unauthorized review, use, disclosure,

copying or distribution is strictly prohibited.

 
From: Ángela María Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>
Sent: Wednesday, June 26, 2024 11:46 AM
To: zrCO CarteraBI <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>
Cc: Lopez,Jorge (LEG HP) BI-CO-B <jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com>; zxBOG Campuzano,Felipe (LEG HP) EXTERNAL <felipe.campuzano.ext@boehringer-ingelheim.com>;
Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Subject: RV: Importante: Solicitud cotizacion proceso cobro juridico IPS ENSALUD
 

CAUTION: Do not click links, scan QR codes, or open attachments unless you trust the sender; this email is from an external sender (outside Boehringer Ingelheim).

 
Cordial saludo Estimados,
 
Con el presente me permito enviar un amable recordatorio del otorgamiento del poder de la referencia.
 
Quedamos atentos a sus inquietudes y consideraciones, 
 
Cordialmente, 
 

4/7/24, 10:42 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAO4zXQblLhpLpNxTSuaM3ks%3D 2/6

mailto:avalencia@gha.com.co
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
mailto:carlos_alberto.manrique_morales.ext@boehringer-ingelheim.com
https://www.boehringer-ingelheim.com/sa/
https://www.boehringer-ingelheim.com/sa/


Angela María Valencia Arango
Abogada Junior

Email: avalencia@gha.com.co |  321 558 4943

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Ángela María Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>
Enviado: martes, 18 de junio de 2024 16:24
Para: carterabi.co@boehringer-ingelheim.com <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com <jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com>; felipe.campuzano.ext@boehringer-
ingelheim.com <felipe.campuzano.ext@boehringer-ingelheim.com>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RV: Importante: Solicitud cotizacion proceso cobro juridico IPS ENSALUD
 
Estimada Doctora Angie: 
Reciba un cordial saludo. 
 
Con el presente solicitamos encarecidamente su amable y acostumbrada colaboración con el trámite y remisión del poder especial para la efectiva
representación de los intereses de la compañía, el cual se adjunta al presente correo electrónico en formato Word y PDF. Mismo que deberá ser
firmado por el Representante Legal y remitirse desde el correo de notificaciones judiciales de BOEHRINGER INGELHEIM S.A al correo electrónico 
notificaciones@gha.com.co, junto con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la compañía. 
 
Muchas gracias,
 
Cordialmente, 
 

Angela María Valencia Arango
Abogada Junior

Email: avalencia@gha.com.co |  321 558 4943
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Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: martes, 18 de junio de 2024 15:04
Para: Ángela María Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>
Asunto: RV: Importante: Solicitud cotizacion proceso cobro juridico IPS ENSALUD
 
 
 
 

 

Maria Camila Agudelo
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co |  318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

 
 
 
 

De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: lunes, 15 de abril de 2024 15:51
Para: carterabi.co@boehringer-ingelheim.com <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com <jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com>; felipe.campuzano.ext@boehringer-
ingelheim.com <felipe.campuzano.ext@boehringer-ingelheim.com>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: Importante: Solicitud cotizacion proceso cobro juridico IPS ENSALUD
 
Estimada Doctora Angie: 
Reciba un cordial saludo. 
 
Comedidamente confirmamos que aceptamos la asignación para defender los intereses de la Compañía en la acción ejecutiva que tendrá lugar en
este caso. Confirmamos desde este momento que iniciaremos el análisis del caso y en el transcurso del día de mañana le enviaremos la solicitud
de antecedentes con los documentos faltantes.

Muchas gracias por su amable atención en todos nuestros temas. 
Cordialmente, 

De: angie.barahona@boehringer-ingelheim.com <angie.barahona@boehringer-ingelheim.com> en nombre de carterabi.co@boehringer-ingelheim.com
<carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>
Enviado: jueves, 11 de abril de 2024 21:19
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Some people who received this message don't often get email from carterabi.co@boehringer-ingelheim.com. Learn why this is important

CAUTION: Do not click links, scan QR codes, or open attachments unless you trust the sender; this email is from an external sender (outside Boehringer Ingelheim).

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; carterabi.co@boehringer-ingelheim.com <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>; MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ
<mcagudelo@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com <jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com>; felipe.campuzano.ext@boehringer-
ingelheim.com <felipe.campuzano.ext@boehringer-ingelheim.com>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: Importante: Solicitud cotizacion proceso cobro juridico IPS ENSALUD
 

Buenos dias Santiago,
 
Muchas gracias por la  cotización. Confirmo que ya contamos con la aprobación de nuestra gerencia financiera para proceder con el cobro juridico
 
Quedo atenta a la documentación requerida para iniciar el proceso.
 
Cordialmente,
 
Angie Vanessa Barahona Acosta
Accounts receivable analyst
Boehringer Ingelheim S.A
Dirección Cra 11 84ª 09 P5 | Bogotá D.C
T +57 3102154252
E Angie.barahona@boehringer-ingelheim.com

 
This e-mail is confidential and may also be legally privileged.
If you are not the intended recipient please reply to sender, delete the e-mail and do not disclose its contents to any person.
Any unauthorized review, use, disclosure, copying or distribution is strictly prohibited.
 

From: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Sent: Saturday, April 6, 2024 8:59 AM
To: zrCO CarteraBI <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>; MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Lopez,Jorge (LEG) BI-CO-B <jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com>; zxBOG Campuzano,Felipe (LEG) EXTERNAL <felipe.campuzano.ext@boehringer-
ingelheim.com>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Subject: RE: Importante: Solicitud cotizacion proceso cobro juridico IPS ENSALUD
 

 
 
Bogotá D.C., 06 de abril de 2024.
 
Señores.
BOEHRINGER INGELHEIM S.A.
Atn: Doctora Angie Vanessa Barahona Acosta
Accounts receivable analyst. 
 
 

REF: OFERTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
 
Apreciada Doctora Angie:  
 
Para hacer el presupuesto que se requerirá para el manejo de este caso, primero y de manera anticipada, se manifiesta que estamos prestos para atender cualquier inquietud que pueda suscitar esta propuesta y
por supuesto, acogeremos lo pertinente para hacer una concertación que se adecue a sus intereses.
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, comedidamente sometemos a su consideración la propuesta de prestación de servicios profesionales para brindar asesoría jurídica y adelantar todas las gestiones
legales pertinentes, para representar judicialmente a la Compañía en la acción ejecutiva que se promoverá en contra de la IPS Ensalud Colombia.
 
Esta propuesta se remite como mensaje de datos en PDF anexo al correo electrónico.
 
Muchas gracias por su siempre amable atención y cordial saludo.
 
 

Santiago Rojas
Gerente General de Litigios
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 311 2825010

 (6) (2) 669 4075 - (6) (1) 743 6592

 srojas@gha.com.co
 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: angie.barahona@boehringer-ingelheim.com <angie.barahona@boehringer-ingelheim.com> en nombre de carterabi.co@boehringer-ingelheim.com <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>
Enviado: viernes, 5 de abril de 2024 8:57
Para: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; carterabi.co@boehringer-
ingelheim.com <carterabi.co@boehringer-ingelheim.com>; jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com <jorge.lopez@boehringer-ingelheim.com>; felipe.campuzano.ext@boehringer-
ingelheim.com <felipe.campuzano.ext@boehringer-ingelheim.com>
Asunto: Importante: Solicitud cotizacion proceso cobro juridico IPS ENSALUD
 
Buenos dias estimados,
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Espero se encuentren bien. Desde el año 2023 iniciamos el proceso de cobranza sobre la cartera vencida del cliente IPS ENSALUD COLOMBIA (NIT 9005964470). El cliente realizo abonos que permitió
disminuir su deuda, sin embargo a la fecha incumplió nuevamente su acuerdo de pago y la cartera cuentan con un vencimiento de 389, lo cual implica según nuestra política
iniciar proceso de cobro jurídico.
 
A continuación detallo la cartera vencida equivalente a $258.052.660
 

CUENTA CLIENTE TIPO
DOC

NÚM DE DOC.
SAP

N° DE FACTURA N° DE ORDEN /
FACT SALDO

FECHA DE
DOCUMENTO

FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA
ACTUAL

DIAS DE
MORA

100825494 I.P.S ENSALUD
COLOMBIA S.A.S.

RV 3000016581 5230083190 OCIA 3712 -
011220

12/12/2022 3/12/2023 4/4/2024

 
En este sentido, agradezco su apoyo compartiéndonos la cotización de los honorarios para iniciar prontamente con el proceso de cobro jurídico.
 
Muchas gracias,
 
Cordialmente,
 
Angie Vanessa Barahona Acosta
Accounts receivable analyst
Boehringer Ingelheim S.A
Dirección Cra 11 84ª 09 P5 | Bogotá D.C
T +57 3102154252
E Angie.barahona@boehringer-ingelheim.com

 
This e-mail is confidential and may also be legally privileged.
If you are not the intended recipient please reply to sender, delete the e-mail and do not disclose its contents to any person.
Any unauthorized review, use, disclosure, copying or distribution is strictly prohibited.
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