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Cobro Coactivo - Valle del Cauca - Cali

De: Cobro Coactivo - Valle del Cauca - Cali
Enviado el: martes, 18 de junio de 2024 11:10 a. m.
Para: Notificaciones GHA
Asunto: Respuesta a solicitud liquidaciones crédito SURA EPS
Datos adjuntos: LIQUIDACION CORTE 30-06-2024- Rad. 2023-00071.pdf; Liquidacion corte 30 -06 - 2024 

Rad. 2023-00059.pdf; Liquidacion corte 30-06-2024- Rad. 2023-00060 1.pdf

Dr. Gustavo Cordial saludo,  
 
Adjunto Liquidaciones al 30/06/2024 de los procesos requeridos:  

1. Proceso Coactivo del 76001129000020230005900  (saldo pendiente). 
2. Proceso coactivo No.  76001129000020220007100 (liquidación completa del crédito). 
3. Proceso coactivo No. 76001129000020230006000 (liquidación completa del crédito). 

Frente a los intereses en caso incapacidades que llegan a cobro coactivo se aplica:  Interés moratorio se liquida diariamente a la 
tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos, con fundamento en el artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016 que remite 
al artículo 4° de la Ley 1281 de 2002 y según el art. 635 del Estatuto Tributario. 

 

 

Atentamente, 
  
MARLEN YISELA VARON ZAPATA  
Abogada Ejecutora  
Grupo de Cobro Coactivo  

Dirección Ejecutiva Seccional del Administración Judicial 
Santiago de Cali – Valle del Cauca 

 
gccdesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co 

   602- 8986868 ext.: 1406 Carrera 10 No 12-15 Piso 2 
Torre A 

                                                                              
 
 
 

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>  
Enviado el: viernes, 14 de junio de 2024 6:32 p. m. 
Para: Cobro Coactivo - Valle del Cauca - Cali <gccdesajvalle@Cendoj.ramajudicial.gov.co>; Lida Andrea Ayala Lloreda 
<layalal@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
CC: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian 
Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co> 
Asunto: SOLICITUD DE LIQUIDACIONES DE CRÉDITOS ||  
 
Doctora,  
MARLEN YISELA VARÓN ZAPATA   
Abogada Ejecutora   
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle  
Correo: gccdesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E.        S.        D.  
  
  
REFERENCIA: SOLICITUD DE LIQUIDACION DEL CRÉDITO  

  

  
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, 
abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., en 
mi calidad de apoderado de EPS SURAMERICANA S.A. tal y como se evidencia en el poder que reposa en 
el despacho, por medio del presente respetuosamente solicito lo siguiente:  
  
PRIMERO: Remitir las siguientes liquidaciones con corte a 30 de junio de 2024: 
  

1. Proceso Coactivo del 76001129000020230005900  (saldo pendiente) 
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2. Proceso coactivo No.  76001129000020220007100 (liquidación completa del crédito) 
 

3. Proceso coactivo No. 76001129000020230006000 (liquidación completa del crédito) 

 

  
SEGUNDO: Informar que porcentajes de liquidación usa el despacho para realizar la liquidación de intereses 
moratorios.  
 
  
Cordialmente,  
  
  
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA 
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C. 
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J 
 


