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Buenas tardes

Se ingreso al controlador.

Nº 22792

Cordialmente;

De: Roger Adrián Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 17 de julio de 2024 11:53
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco
Rua <korozco@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO: NO ACUERDO|| Indicaciones REGPROAMACION // CTE: JUAN DAVID TOBON ARRUBLA //
SINIESTRO 10292534
 
Buenas tardes,

Espero se encuentre bien. 

Comedidamente, informo para su conocimiento y tramite consecuente que el día de ayer, 16 de julio de
2024, se llevó a cabo audiencia de conciliación presencial ante la Personería de Medellín.  Este es un
breve resumen de lo sucedido:

 

1. Verificación de las partes
2. No asistió la empresa de transporte (Pinto Paez)
3. Se levanta acta de inasistencia
4. Después de hablar con la apoderada de los convocantes, me dijo que no reprogramara otra

audiencia, pues, irán directo a litigio.

Por favor encuentren el acta adjunta
 
 
Atentamente,
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Roger Adrian Villalba Ortega
Abogado Junior

Email: rvillalba@gha.com.co |  301 276 3734

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 9:19
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan David Vergara
Melo <jvergara@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones REGPROAMACION RV: Indicaciones - Citación AUDIENCIA 859297508 - SINIESTRO 10292534
 
Cordial saludo,
 
Para la audiencia del 16 de julio, se mantiene indicaciones dadas para la audiencia del 8 de
julio de 2024, saludos
 
De: audiencias
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2024 4:24 p. m.
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Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan David
Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: REGPROAMACION RV: Indicaciones - Citación AUDIENCIA 859297508 - SINIESTRO 10292534
 
Cordial saludo
 
Comparto  reprogramación audiencia, quedo para el 16 de julio, saludos
 
De: audiencias
Enviado el: jueves, 4 de julio de 2024 4:49 p. m.
Para: Valeria Suarez Labrada vsuarez@gha.com.co; GHA Informes GHA informes@gha.com.co; Juan David Vergara
Melo jvergara@gha.com.co; GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS ngil@gha.com.co; John Edwar Banguera Obando
jbanguera@gha.com.co
Asunto: Indicaciones - Citación AUDIENCIA 859297508 - SINIESTRO 10292534
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 8 de julio de 2024, a las 08:30 hrs.
 
Siniestro: 10292534
Caso OnBase: 201157
Fecha del siniestro: 11 de enero de 2024
Fecha de aviso:16 de enero de 2024
Póliza: AA011910
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: PINTO PAEZ Y CIA S EN C
Asegurado: DELGADO SIERRA FREDY GIOVANNI
Prima: Ok
Placa: GIL717
Amparos afectados: LESI/ MUERT/VRS PER
Valores asegurados: 200 SMMLV 2024 por persona ($260.000.000=)
Deducible DBT: n/a
 
Convocante: MILDREY IBARRA ATEHORTUA - LEONARDO FABIO MONTES OZUNA
 
Antecedentes:
 
CASO 190760
APODERADO: NÓRIDA NATALIA TREJOS VILLEGAS
VICTIMA: JUNIOR ESTIVEN MONTES IBARRA (Q.E.P.D)
BENEFICIARIOS DEL OCCISO:
1.         MILDREY IBARRA ATEHORTUA - Madre y lesionada
2.         LEONARDO FABIO MONTES OZUNA - Padre y lesionado
3.         MANUELA IBARRA ATEHORTUA - tía
4.         JUAN PABLO MONTES IBARRA Menor lesionado y afectado
5.         JOSEPH DAVID MONTÉS SUÁREZ Menor lesionado y afectado
6.         LEONARDO ANDRÉS MONTES SUÁREZ representado el padre LEONARDO FABIO MONTES
PODER SI, RECIBIR SI, AUTENTICADO SI
RAD. FISCALIA. 056866000347202400014 ACTIVO 39 SECCIONAL STA ROSA DE OSOS
PRETENSIONES MUERTE $780.000.000=
PRETENSIONES 3 LESIONADOS $188.246.524=
RC: DE ACUERDO CON EL IPAT ASEGURADO CODIFICADO CON CAUSAL 101 ADELANTAR
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EN CURVA O EN PENDIENTES.
 
LESIONADA:  MILDREY IBARRA ATEHORTUA - 37 AÑOS
ACTIVIDAD ECONOMICA: VENDEDORA EN GANA
DML: NO APORTA: INCAPACIDAD CLINICA: NO INDICA
TRAUMATISMOS NO ESPECIFICADOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO, TRAUMATISMOS NO ESPECIFICADOS DE
LA CADERA Y EL MUSLO, HERIDA DEL OIDO
 
LESIONADAO: LEONARDO FABIO MONTES OZUNA - 36 AÑOS
ACTIVIDAD ECONOMICA: OFICIAL DE CONSTRUCCION
DML: NO APORTA: INCAPACIDAD CLINICA: 30 DIAS
TRAUMATISMOS EN ANTEBRAZO, DEL TORAX ESPECIFICADOS, FRACTURA DE COSTILLA
 
LESIONADO: JUAN PABLO MONTES IBARRA - 9 AÑOS
DML: NO APORTA: INCAPACIDAD CLINICA: 30 DIAS
FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR, FRACTURA DEL
MAXILAR INFERIOR, DEFORMIDAD DE MANDIBULA DERECHA POR POSIBLE FRACTURA
 
LESIONADO: LEONARDO ANDRÉS MONTES SUÁREZ 16 años
No aportan DML o HC de evolución.
DML: NO APORTA: INCAPACIDAD CLINICA: 30 DIAS
REPORTE POLITRAUMAS, EGRESO EL MISMO DIA) SOLO APORTAN HC
DE URGENCIAS Y FORMATO MANUSCRITO DE CONSULTA.
 
APORTAN REGISTRO DE DEFUNCION DEL MENOR JUNIOR ESTIVEN MONTES IBARRA (Q.E.P.D), REGISTROS
CIVILES ACREDITANDO LA CALIDAD DE BENEFICIARIOS.
SE REMITE OBJECION POR NO ACREDITACION DE VICTIMAS EN EL EVENTO, NO
REGISTRAN EN EL INFORME DE TRANSITO -  SE SOLICITO:
"           Copia del informe contravencional. No aportó
"           Copia completa del informe ejecutivo. No aportó
"           Dictámenes medico legales definitivos que determinen los días de
incapacidad y las secuelas si hubo lugar, de los lesionados. No aportó
 
Estado: objetado por no acreditación de ocurrencia (calidad de víctimas) y cuantía.
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los daños
que se reclaman son consecuencia del evento por el cual reclaman, requisito que no está acreditado,
toda vez que hasta la fecha no remite prueba que acredite la calidad de pasajeros en el evento
acaecido
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 6019142114 ext 1293  con el
fin de revisar el caso
 
Cordialmente
 
Audiencias- Jazmin Mojica
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
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Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: audiencias
Enviado el: jueves, 20 de junio de 2024 12:54 p. m.
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan David
Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RV: Citación AUDIENCIA 859297508 - SINIESTRO 10292534
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 8 de julio de 2024, a las 8:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para
la atención de la misma.
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: Laura Luna <Laura.Luna@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 18 de junio de 2024 9:03 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
CC: Jazmin Mojica <Jazmin.Mojica@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: Citación AUDIENCIA 859297508
 
Buenos días
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Reenvío citación a audiencia para el 8 de julio 2024.
 
Tomador: PINTO PAEZ
PLACA: GIL717
 
Cordial saludo.
 
Laura Melissa Luna cruz | Ejecutiva de Convenios – Agencia Ibagué
(60-8) 2739119 Ext. 4306 | 3103109010 | , Calle 38 N° 4i-42 Edificio Cooperamos piso 5  |
Horario de Atención: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 4:00
p.m
laura.luna@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Ibagué –
Colombia

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: JOSE ANTONIO PAEZ QUIÑONZ <licitacionespaeztour@gmail.com>
Enviado el: lunes, 17 de junio de 2024 5:33 p. m.
Para: Clara Salinas <Clara.Salinas@laequidadseguros.coop>; Laura Luna <Laura.Luna@laequidadseguros.coop>
Asunto: Fwd: Citación 859297508
 
Buenas tardes Clara, adjunto documento enviado por la personeria de Medellin

---------- Forwarded message ---------
De: Paez Tour Ibague <paeztouribague@hotmail.com>
Date: lun, 17 jun 2024 a las 17:28
Subject: RV: Citación 859297508
To: FABIO BLANDON SOLER <licitacionespaeztour@gmail.com>
 

 
 
PAEZ TOUR - Servicios Especiales Calle 59 #4A - 31. La Floresta
Telefonos: 266-51-37 

De: Haiverth Mosquera Urrutia <HMURRUTIA@personeriamedellin.gov.co>
Enviado: lunes, 17 de junio de 2024 5:06 p. m.
Para:
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notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop <notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.
coop>; paeztouribague@hotmail.com <paeztouribague@hotmail.com>;
abogadatrejos@gamil.com <abogadatrejos@gamil.com>
Asunto: Citación 859297508
 
Cordial saludo
 

Adjunto citación para realización de audiencia de conciliación extrajudicial, se le recuerda a la
parte convocante  el deber de comunicar esta cita al  (los) convocado(s) y así mismo enviar los
anexos (si existen)  de la solicitud, con el fin de garantizar la efectiva presentación del mismo
en la fecha y hora allí señalada

Haiverth Mosquera Urrutia
Profesional Universitario Abogado
Centro de Conciliaciones.

Centro Cultural Plaza La Libertad
Carrera 53 A No 42 - 101

Teléfono +57-6043849999 - Ext
Email: HMURRUTIA@personeriamedellin.gov.co

 

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario
AVISO LEGAL: El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los ficheros adjuntos, es
confidencial y está protegido por la Constitución Colombiana, que garantiza la inviolabilidad de la
correspondencia. Si usted recibe este mensaje por error, por favor póngase en contacto con el remitente
para informarle de este hecho, y no difunda su contenido ni haga copias. *** Este mensaje ha sido
verificado con herramientas de eliminación de virus y contenido malicioso *** Este aviso legal ha sido
incorporado automáticamente al mensaje.
Le informamos que sus datos personales han estado y están sujetos a protección de datos de acuerdo a
las disposiciones generales expuestas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, al recibir este
correo autoriza el tratamiento datos de conformidad:
Política de Privacidad y Procedimiento para la Protección de Datos Personales

 
--
FABIO BLANDON SOLER
315 897 4360 - 315 790 8440
DPTO CONTRATACION
PINTO PAEZ Y CIA S. EN C.
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