23/7/24, 8:49 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: PLACA: FRL677 GENIS MELISSA BEJARANO SALAZAR'Y OTROS
76520310300420240009400 04 CIVIL N/A VALLE DEL CAUCA PALMIRA [#SR-13264]

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Mar 23/07/2024 6:43

Para:Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;CAD GHA
<cad@gha.com.co>;Miguel Angel Saldarriaga <msaldarriaga@gha.com.co>;Informes GHA <informes@gha.com.co>
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribuciéon, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Castro, Ana <Ana.Castro@libertyseguros.co>

Enviado: lunes, 22 de julio de 2024 18:37

Para: Agaton, Cristian <cristian.agaton@libertyseguros.co>; libertylitigios
<helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>

Cc: BURGOS, MIRIAN <mirian.burgos@Ilibertyseguros.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
SANCHEZ, TERESA <teresa.sanchez@libertyseguros.co>

Asunto: RE: PLACA: FRL677 GENIS MELISSA BEJARANO SALAZAR Y OTROS 76520310300420240009400 04 CIVIL
N/A VALLE DEL CAUCA PALMIRA [#SR-13264]

No suele recibir correos electronicos de ana.castro@libertyseguros.co. Por qué esto es importante

Buenas tardes Dra. Kira
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23/7/24, 8:49

Atendiendo la solicitud.

Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

ANTECEDENTES PROCESO PENAL

SINIESTRO 994675
PLACA FRL677
PROCESO PENAL POR: Lesiones
ETAPA PROCESAL Indagacién

ABOGADO P/PENAL

Marianela Villegas Caldas

CALIDAD VICTIMAS Motociclista
CALIFICACION RESPONSABILIDAD Probable
INSTRUCCION Conciliar

De la lesionada demandante
GENIS MELISSA BEJARANO
SALAZAR no tenemos registro de
reclamacion ante Liberty
Pago realizado a la lesionada
GLORIA ESTHER SALAZAR
PAGQOS BURGOS por $2,000,000,

OFRECIMIENTO AUTORIZADO A LA FECHA

HECHOS

Accidente de fransito ocurrido el dia 16 de Marzo del 2023 en la ciudad de Palmira; cuando la
conductora del vehiculo asegurado NO ACATA EN DEBIDA FORMA LA SENAL DE PARE y colisiona con una
moto; del hecho danoso se presentd las lesiones de la motociclista y su parrillero.

Se registra en el informe de accidente de trdnsito la conductora del vehiculo asegurado fue codificado
con la hipétesis de causa del accidente 145 - ARRANCAR SIN PRECAUCION.

SIN RECLAMO, SIN AUDITORIA MEDICA Y SIN OBJECION de reclamo de la lesionada demandante.
Nuestros comentarios en rojo

1. Antecedentes de las reclamaciones presentadas por el senor DEMANDANTE, conforme a los hechos que
se describen a continuacion. Sin reclamo ante Liberty
2. Por favor informarnos si se presentaron reclamaciones en nuestra compania, en caso afirmativo la fecha
en la que se presentaron Ias mismas. Sin reclamo ante Liberty.
3. En caso de que existan reclamaciones, indicarnos los motivos por los cuales no se cerrd el caso y cuall
fue nuestro ofrecimiento. Sin reclamacion ante Liberty.
4. En caso de que se hayan realizado pagos en la pdliza afectada, por favor enviarnos certificado de
agotamiento de cobertura.- Se pagaron $9.000.000 a la segunda lesionada Gloria Esther Salazar Burgos.
. Aviso de siniestro enviado por nuestro asegurado. MIRIAN Informar sobre el particular.
. Objeciones que hubiéramos enviado. No se recibié reclamacion de la demandante en consecuencia
no hay objecioén.
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RESERVA DISPONIBLE en iAxis.
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Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Reservas de Siniestros - disponible para la demandante.

Importe Importe Importe
ez . Importe Importe
Tramitacion  Tipo Amparo pago recobro reserva
Coste reclamado
bruto bruto pte
Tramitaciéon  Indenminizatoria PPD 0 3.544.800 0 0
Global
Siniestro
Tramitacién  Indenminizatoria  Lesidon o 50.000.000 O 9.000.000 O 41.000.000
Global Muerte a
Siniestro mds de
una
persona

Cordial Saludo,

ANA LUZ CASTRO CASTRO

Gerente

Asesorias Juridicas ALC SAS

Administracion Penal

De: libertylitigios <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>

Enviado: jueves, 18 de julio de 2024 15:58

Para: Agaton, Cristian <cristian.agaton@libertyseguros.co>; SANCHEZ, TERESA
<teresa.sanchez@libertyseguros.co>; Castro, Ana <ana.castro@libertyseguros.co>; Castro, Ana
<ana.castro@libertyseguros.co>

Cc: BURGOS, MIRIAN <mirian.burgos@libertyseguros.co>; gherrera@gha.com.co <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Fwd: PLACA: FRL677 GENIS MELISSA BEJARANO SALAZAR Y OTROS 76520310300420240009400 04 CIVIL
N/A VALLE DEL CAUCA PALMIRA [#SR-13264]

Apreciado

:Agradecemos que nos colabore enviandonos la siguiente pdliza junto con todos sus anexos, renovaciones y clausulado

general aplicable:

POLIZA

FECHA DE LOS HECHOS

16 de marzo de 2023

PLACA

FRL677

1. Por favor informarnos las fechas de retroactividad de las pélizas

2. Por favor informarnos si existen pélizas en exceso que le sean aplicables a la anterior péliza.

Seiiores

1.

ISR

: Agradecemos nos ayuden con la siguiente informacion:

Antecedentes de las reclamaciones presentadas por el sefior , conforme al

siguiente nimero de siniestro.

Por favor informarnos si se presentaron reclamaciones en nuestra compaiiia, en caso afirmativo
la fecha en la que se presentaron las mismas.

En caso de que existan reclamaciones, indicarnos los motivos por los cuales no se cerré el caso y
cual fue nuestro ofrecimiento.

En caso de que se hayan realizado pagos en la podliza afectada, por favor enviarnos certificado de
agotamiento de cobertura.

Aviso de siniestro enviado por nuestro asegurado.

Objeciones que hubiéramos enviado.
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Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Nota: Por favor mantener todos los destinatarios de este correo.

POLIZA y RAMO

PLACA

FRL677

RADICADO PROCESO

76 520 3103 004 2024 00094 00

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de

JUZGADO Palmira
Genis Melissa Bejarano (victima directa)
Dylan Campo Bejarano (hijo de la victima
directa)
Maria José Campo Bejarano (hijo de la
victima indirecta)
Cristhian Camilo Campo (esposo de la
victima directa)
Gloria Esther Salazar (madre de la victima
directa)
Maria Edith Cabal (abuela de la victima
DEMANDANTE directa)
Ana Maria Ruiz Hurtado vy Liberty
DEMANDADO Seguros S.A
ASEGURADO Ana Maria Ruiz Hurtado

RESUMEN DE LOS HECHOS

El pasado 16 de marzo de 2023 a las 7:15
pm, ocurrié un accidente de transito en la
carrera 31 con calle 25 de Palmira (Valle
del Cauca) donde estuvo involucrado el
vehiculo de placas FRL677 conducido por
Ana Maria Ruiz y la motocicleta de placas
BLS88B conducida por Genis Melissa
Bejarano.

De conformidad al informe de accidente
de transito adjuntado en la demanda, se
establecié como hipotesis la No. 145 de la
resoluciéon No. 0011268 del 2012 es decir
“arrancar sin precaucion” en cabeza de la
seflora Ana Maria Ruiz conductora del
vehiculo asegurado de placas FRL-677.

A raiz del evento, la sefiora Genis Melissa
Bejarano se le otorgd 56 dias de
incapacidad médico legal, tuvo
deformidad fisica por cicatriz quirlrgica,
perturbacion  funcional del miembro
superior izquierdo de caracter
permanente.

AMPARO
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23/7/24, 8:49 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

FECHA DE OCURRENCIA 16 de marzo de 2023
FECHA DE AVISO (FECHA DE
RECIBIDO DE LA NOTIFICACION | Notificacion personal el 02 de julio de

EN LIBERTY) 2024

CIUDAD DE LOS HECHOS Palmira (Valle del Cauca)
ABOGADO LIBERTY (ACTOR) GHERRERA ASOCIADOS
FECHA DE VENCIMIENTO PARA

CONTESTAR LA DEMANDA 01 de agosto de 2024

Cordialmente,

Kira Karolina Quintero Angarita
Abogada de Litigios
Vicepresidencia Legal y de Compliance

Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogota, Colombia
Tel: +57310 3300 Ext 1601527

“Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu
horario laboral.”

Este correo electronico contiene informacion confidencial y también puede contener informacion privilegiada. Es
para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribucién, uso o
copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar
inmediatamente a la persona que lo envid y a

seguridad-andes@libertycolombia.com y borrarlo definitivamente de su sistema.

On Tue, 9 Jul 11:18 AM , GUSTAVO ALBERTO <gherrera@gha.com.co> wrote:

Buenos dias, apreciada doctora

Comedidamente remitimos solicitud de antecedentes.

NOTA IMPORTANTE: La solicitud tiene las casillas de podliza y amparo vacias, dado que, no obra el
contrato de seguro dentro del expediente.

FECHA DE VENCIMIENTO PARA CONTESTAR LA DEMANDA 01 de agosto de 2024

Adjuntamos la demanda y sus anexos.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.

Este correo electronico contiene informacion confidencial y también puede contener informacion privilegiada. Es para uso exclusivo del
destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribucién, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si
ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envié y borrarlo definitivamente de su sistema.
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