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RV: BOG46524 ANTECEDENTES CONSORCIO FASE Il HOSPITAL COTA

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Jue 04/07/2024 14:52

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

N2 22837

De: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>

Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 15:51

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: BOG46524 ANTECEDENTES CONSORCIO FASE Il HOSPITAL COTA

Cordial saludo Doctor,

de acuerdo con la gerencia de indemnizaciones, no hay antecedentes del caso. asi mismo, nos informé que la pdliza esta revocada por mora en el pago de la prima.

Cordialmente,

IVONNE PARDO CADENA
Profesional Abogado

GERENCIA JURIDICA

Tel. 6464330 Ext. 1501

Calle 100 No. 92-45 Piso 8 Bogota.
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Manuel Guillermo Rueda Serrano » Carrera 13 A # 25-38 oficina 221, Bogota
Teléfono: (G01) 791N80 + Fax: (6501) 791980 » Celular: 312 342 6229 + Correo electrénico: defensoriasolidaria@amail.com
Horario: Lunes a viernes de 8:00 am. a12:00 pm. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

De: LUIS CAMILO MUNOZ MONTERO <lumunoz@solidaria.com.co>

Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 10:19

Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>

Cc: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>; BRIYID HERNANDEZ BELTRAN <bhernandez@solidaria.com.co>

Asunto: RE: ANTECEDNETES DEMANDA SIN ADMITIR FW: TRASLADO DEMANDA VERBAL SUMARIA dte CONSORCIO FASE Il HOSPITAL COTA

Camilo buenos dias, en la pdliza no se observan siniestros reportados por lo anterior no hay antecedentes que aportar, no obstante, dicha péliza esa revocada por
mora en le pago de la prima.

Consulta de Palizas

310171355 -2  VENIDA SUBA - Ramo: CUMP. PARTICULAR - Poliza: 994000005428 - Afio: 2023 - Anexo: 1 - ANULADA - PIA: SI

Solicitud Cotizacion Agrupador Punto de Venta Renueva Renovada por
| A A 4| [paTRI SELCFIN CTDA SUBA | A ]
Emision Vigencia Desde  Vigencia Hasta MNro.Control  Emis. Formul. Formulario Generado Formulario Reemp.

[7r12/2023 [os/s/2023 fosrzizozs o I [ [~ ] [

OM E INGENIE

Apellidos y Nombres
SELFIN LTDA

AGENCIAS 10147 SIN INFORMACION 100.00 | -455,244.05

Detalle de Siniestros

I Agendcia: 310 - Ramo: CUMP. PARTICULAR - Poliza: 994000005428 - Afio: 2023 - Anexo: 1

| Ejercicio | Hro |  Fechay Causa del Siniestro | Riesgo | Amparo | Tercero | Moneda | Rva.Inicial |
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Consulta de Pélizas

I 310171356 -2  VENIDA SUBA - Ramo: CUMP. PARTICULAR - Poliza: 994000005428 - Afio: 2023 - Anexo: 1 - ANULADA - PIA: SI

Solicitud Cotizacion Agrupador Punto de Venta Renueva Renovada por
| g 2| | [paTRI sELFIN (TDA SUBA [ | ]
Emision Vigencia Desde  Vigencia Hasta Nro.Control  Emis. Formul. Formulario Generado Formulario Reemp.
|27/12/2023 |os/12/2028 o |

100.00

-455,244.05

|: Evento———

— Componentes de la Prima Total —Saldo Coberturas

Prima I -1,300,697.25 Vencido 0.00 | | Moneda I $ Estado Actual
0.00 / iniEsros
Recargos 0.00 I 1.0000 Reaseguro
Derechos EMIETER 0.00 Suma Asegurada Coaseguro
emwon [0 o .
| -178,200,000.00 Cobranzas
Impuestos 0.00 | —Datos ¥ida Comisiones
LVA. PRI Forma de Pago Conducto Generacion de Pdliza
Hezw | I
Descuentos 0.00 Producto Informacion W1y Educativa
- I I Cldusulas

Prima Tota I -1,560,919.73 | —Gtos de Admon - Tomador - Agencia Adaraciones

0.00 % I g,0p 0.00 % I 0,00

Prima I 0.00 %

Observacdones

Motas

Autorizacion Controles

Motificaciones

Factura Electronica

Tipo Negocio: 100% COMPANIA
Tipo Pnrlzq: CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Cordial Saludo,

LUIS CAMILO MUNOZ MONTERO
ANALISTA DE INDEMNIZACIONES

Movimiento: TERMINACION POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA |
[TERMINACION POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA

{{l {l }l}}l

GERENCIA DE INDEMNIZACIONES SEGUROS GENERALES

Direccion General
Tel. 3330334595
Calle 100 No 9A — 45 Bogota - CO
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De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado el: martes, 2 de julio de 2024 12:29

Para: LUIS CAMILO MUNOZ MONTERO <lumunoz@solidaria.com.co>
CC: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>

Asunto: ANTECEDNETES DEMANDA SIN ADMITIR FW: TRASLADO DEMANDA VERBAL SUMARIA dte CONSORCIO FASE Il HOSPITAL COTA

Apreciado Luis Camilo buen dia, agradezco validacion de antecedentes por la siguiente demanda:

Salir

Poliza que se pretende afectar: 310 45 994000005428 afianzado: PROYECTOS CONSULTORIAS CONSTRUCCION E INGENIE

Siniestro: Que se declare el incumplimiento del contrato de mano de obra No. C-FASEII-HC-2023-0001, por parte de la empresa

Proyectos, Consultorias, Construccion e Ingenieria S.A.S.

SEGUNDO: Se ordene el pago a la empresa PROYECTOS, CONSULTORIAS, CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S., - PCCI
S.A.S, y a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, como garante del contrato de obra; el valor entregado como anticipo
y no ejecutado en el marco del contrato de obra suscrito con el Consorcio Hospitales de la Sabana, correspondiente al 95%,
equivalente a la suma de catorce millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos veinticuatro pesos ($14.456.724)

Cordialmente.

CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
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PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURIDICA

Direccion General

Tel. 6464330

Calle 100 No. 9 A 45 Bogota — CO

| Asequradora Solidaria
. odelbomba

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibié esta transmision por error, por favor
avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este
mensaje no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and
any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad

Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visit6 https://www.solidaria.com.co ?
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