Natalia Florido Martinez

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Buenos dias Natalia,

Marci Lorena Ortiz Claro

lunes, 19 de febrero de 2024 11:00 a. m.

Natalia Florido Martinez

Erick Alejandro Guaje Hernandez; Sandra Patricia Rocha Rodriguez

RE: CONFIRMACION DESCUENTO POR CLAUSULA PENAL DEL CO 1380-1538-2022
X184899 Comunicacion de la Decision del CF 729 CO 1538.pdf

De acuerdo a tu solicitud informo que el contrato de CO 1380-1538-2022 efectivamente fue objeto
de la aplicacién de la Clausula penal el 05 de diciembre de 2023 con radicado X184899 por un valor de

$4.580.731.

Remito soporte.

Saludos...

De: Natalia Florido Martinez <nflorido@ffie.com.co>

Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 17:54

Para: Marci Lorena Ortiz Claro <mortiz@ffie.com.co>

Cc: Erick Alejandro Guaje Herndndez <eguaje@ffie.com.co>; Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>
Asunto: CONFIRMACION DESCUENTO POR CLAUSULA PENAL DEL CO 1380-1538-2022

Buen dia Marci

Solicito de ti amable colaboracion con la confirmacion de la aplicacion del descuento por concepto de clausula penal
del Contrato de obra 1380-1538-2022 contratista CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 - FP-CAT]1.

C.E.R. NUESTRA
3674 |[FPAZ08 |FPAZ-08 |OBR|MEJORAMIENTOS|1380-1538-2022 [ BUESTRA fsaNTA R
3675 |FPAZ-09 |FPAZ-09 |OBR |MEJORAMIENTOS | 1380-1538-2022 | C.E.R. SAN GIL LE. EL

E-R. COMIENZ
3676 | FPAZ-10 |FPAZ-10 |OBR |MEJORAMIENTOS | 1380-1538-2022 | C.E.R. EL RECREO LE. LA G!
3677 |FPAZ-11 |FPAZ-11 |OBR|MEJORAMIENTOS |1380-1538-2022 | C.E.R. EL RECREO LE. LA PI

Muchas gracias quedo atenta.

Cordialmente,
Natalia Florido.

Natalia Florido Martinez

Contratista | Direccion Financiera y Administrativa
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Movil: 311 253 5351

E-mail:  nflorido@ffie.com.co

Direccion: Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4,5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co 9 L 4 ﬂ% ﬁ]

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos,
contiene informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIEY EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAYy se
establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Asi mismo, la informacién de datos personales
que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con lo establecido en
la ley 1581 de 2012y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no
es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o
difunda este mensaje por ningun medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales
conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Marci Lorena Ortiz Claro
Profesional Junior | Direccion Juridica

Movil: (601) 745 0895

E-mail: mortiz@ffie.com.co

Direccion: Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4,5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co 0 L ﬂY:":uD ﬁ‘]

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos,
contiene informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIEY EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAY se
establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Asi mismo, la informacién de datos personales
que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con lo establecido en
laley 1581 de 2012y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensajey no
es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o
difunda este mensaje por ningun medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales
conforme a las Leyes o Normativas vigentes.



