
RV: REPORTE/RV: SOLICITUD INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL // CTE: DAISY LORENA ANGULO Y OTROS

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Lun 08/07/2024 17:20
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

Nº 22875

De: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>
Enviado: martes, 2 de julio de 2024 11:38
Para: Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>
Cc: paola.bustos@sbseguros.co <paola.bustos@sbseguros.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo
Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>
Asunto: REPORTE/RV: SOLICITUD INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL // CTE: DAISY LORENA ANGULO Y OTROS
 
Buenos días estimados.
 
Por el presente reporto que la audiencia de conciliación programada para el día 2 de julio de 2024 a las 9:30 a.m. en el Centro de Conciliación de la Alcaldía
Municipal de Pasto no se instaló  debido a que acudió el apoderado de la parte convocante, no obstante, no acudieron las convocantes, señora Deisy Lorena
Angulo y Lina María Cano, motivo por el cual la conciliadora Tania Vanessa Erazo Alegre informó que emitiría una nueva citación que deberá ser notificada por el
apoderado de la parte convocante a la compañía aseguradora y a los demás convocados.
 
Con el fin de individualizar la conciliación se refiere la siguiente información:
 
Póliza: 1000290
Siniestro: 003-306-1001681
Producto: PÓLIZA DE RCE PARA VEHÍCULOS.
Tomador: COOPERATIVA AMERICANA DE TRANSPORTES LTDA.
Asegurado: MARÍA FANNY GARCÍA ROSERO.
Placa: SJP-672
 
Teniendo en cuenta que la audiencia no se instaló, no se emitió constancia de algún tipo por el Centro de Conciliación.

Atentamente,

Daniel Lozano Villota
Abogado Junior

Email: dlozano@gha.com.co |  300 4437717

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>
Enviado: martes, 2 de julio de 2024 11:06
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Daniel Lozano Villota
<dlozano@gha.com.co>; Jaime Hainsfurth Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Asunto: RE: SOLICITUD INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL // CTE: DAISY LORENA ANGULO Y OTROS
 
Buen dia estimados,
 
Validando los documentos  aportados  y su  liquidación  sugerimos,  invitar  a  presentar reclamación  a la compañía
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Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de vsuarez@gha.com.co. Por qué esto es importante

 
Cordialmente,
 
Olga Lucia Torres R
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Cra 53 N. 82- 86 oficina 304- y 315 Edificio Ocean Tower
Barranquilla, Colombia
T +57 (5) 3786910 Ext.: 5402 C+ 3157316774
 

 
De: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Enviado el: martes, 2 de julio de 2024 7:41 a. m.
Para: Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Daniel Lozano Villota
<dlozano@gha.com.co>; Jaime Hainsfurth Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Asunto: RV: SOLICITUD INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL // CTE: DAISY LORENA ANGULO Y OTROS
 

Apreciada Doctora Olga, reciba un cordial saludo. 
 
Comedidamente adjuntamos la liquidación solicitada e informamos que quedamos atentos a las instrucciones a seguir en la misma. 
 
De antemano, muchas gracias. 
 
Cordialmente, 
 

Valeria Suarez Labrada
Abogada Junior

Email: vsuarez@gha.com.co |  315 577 6200
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De: Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>
Enviado: miércoles, 26 de junio de 2024 14:26
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Jaime Hainsfurth Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Asunto: RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
 
Bue día  Doc,
 
Se procede con la asignación del presente caso, quedamos atentos  de la liquidación objetiva de perjuicios para  fijar posición para la audiencia.
 
El siniestro se encuentra en estado de aviso, adjunto caratula de póliza
 
EDESK 746985
STRO 003-306-1001681
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FECHA STRO 28/12/2022
FECHA DILIGENCIA 2/07/2024
HORA 9:30 a. m.
PLACA VEH ASEGURADO SJP672
CONVOCADO SBS

CITACION CENTRO CONCILIAION
ALCALDIA DE PASTO

OBSERVACIONES
siniestró en aviso   aplicar
deducible de caratula   avisado
11/1/2023

CASO ASIGNADO GHERRERA
ASIGNADO ANALISTA OLGA TORRES

 
 
Cordialmente,
 

Olga Lucia Torres R
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Cra 53 N. 82- 86 oficina 304- y 315 Edificio Ocean Tower
Barranquilla, Colombia
T +57 (5) 3786910 Ext.: 5402 C+ 3157316774
 

 
De: Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Enviado el: martes, 25 de junio de 2024 10:30 p. m.
Para: Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>
Asunto: RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
 
Buenas noches Olguita, te envío esta prejudicial.
 

Centro Convocante Radicado Fecha de recibido Convocante(s)
Acompañamiento al

asegurado

Citación
directa a

SBS

Placa
convocante

Placa
asegurado

Fecha de
asignación

Abogado Número de siniestro

CENTRO DE
CONCILIACIÓN ALCALDÍA
MUNICIPAL DE PASTO

1015-
2024 25/06/2024

DEISY LORENA
ANGULO

CANO,
LORENA
MARIA

ANGULO
CANO

  X FBN85G SJP672 PENDIENTE PENDIENTE 3/306/1001681/1/2 2

 
 
Saludos / kind regards,
 

Juan Camilo Pachón
Judicante
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
T +57 (601) 313 8700
www.SBSeguros.co
juan.pachon@sbseguros.co
 

 
De: Servicio al Cliente <servicio.cliente@sbseguros.co>
Enviado el: martes, 25 de junio de 2024 12:56 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Asunto: RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
 

Buen día,

Estimados de acuerdo al correo que antecede remitimos para su tramite y validación. En caso de que no corresponda a su área solicitamos nos orienten con
quien podemos remitirnos.

Quedamos atentos a sus comentarios.
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No suele recibir correos electrónicos de cgpatichoy@gmail.com. Por qué esto es importante

Daniela Rocha
Cordial Saludo
Servicio al Cliente

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 - 67 Piso 7°

Bogotá, Colombia

 
A continuación encontraras la información de nuestro nuevo Defensor del Consumidor Financiero 

Principal: José Guillermo Peña Gonzalez 
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton 
Horario de Atención Lunes a viernes de 8 a.m. a 5.30 p.m. jornada continúa 
Dirección: Avenida 19 No. 114-09, Oficina 502 Bogotá D.C. Colombia 
Teléfonos: 601 213 13 70 – 601 213 13 22 Bogotá D.C. 
Teléfono celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 11 
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com 

Página Web: www.defensoriapgabogadosasociados.com

 
"SBS, aclara que al recibir su información por correo electrónico; usted confirma que conoce y acepta la Política de Privacidad de SBS Seguros para el
tratamiento de sus datos, esta política podrá ser consultada en nuestra página web

www.sbseguros.co" 

 

De: GIOVANNI PATICHOY <cgpatichoy@gmail.com>
Enviado: lunes, 24 de junio de 2024 15:10
Para: cooametran@yahoo.com <cooametran@yahoo.com>; Servicio al Cliente <servicio.cliente@sbseguros.co>; Cgbp01@hotmail.com <Cgbp01@hotmail.com>
Asunto: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
 

San Juan de Pasto, 24 de junio de 2024.
 
 
 
Señores:
COOPERATIVA AMERICANA DE TRANSPORTADORES LTDA;
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
MARÍA FANNY ARCINIEGAS ROSERO
EDUARDO OSWALDO TUMAL CISNEROS.
E.                                S.                                D.
 
 
 
 

REF: Citación a Audiencia de conciliación prejudicial.
          Radicación No. 1015 del año 2024.
          Centro de Conciliación de la Alcaldía municipal de Pasto
 

 
Respetuosamente, me permito allegar la citación para la audiencia de conciliación prejudicial que se realizará en las instalaciones del Centro de Conciliación de la Alcaldía municipal de Pasto (N) – Casa de Justicia, ubicadas en la Calle 14 No. 30 – 25 Bomboná
de la ciudad de Pasto (N), el día 2 de julio de 2024, a partir de las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.).
 
Anexo: (En 67 folios en formato PDF) citación y solicitud de conciliación con anexos. 
 
Atentamente,             
 
 
 
 
  
GIOVANNI PATICHOY BENAVIDES 
Apoderado judicial Parte Citante.
Celulares 301 660 3965 - 310 474 1965
Calle 16 No. 25 – 10 de la ciudad de Pasto (N). Edificio Balcón Real. Oficina 505
Correo electrónico cgpatichoy@gmail.com , cgbp01@gmail.com
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