
RV: Indicaciones RV: 📨 CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS [id:
554848700825] PLACAS JSP91B COONARTAX LTDA CRISTIAN CAMILO MORAN CORTES siniestro
10283942

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 14/08/2024 10:03
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

EXTRAJUDICIAL

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2024 10:00
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RE: Indicaciones RV: 📨 CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS [id: 554848700825] PLACAS
JSP91B COONARTAX LTDA CRISTIAN CAMILO MORAN CORTES siniestro 10283942
 
Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que la audiencia programada para hoy 14 de agosto de2024, no se llevó a cabo debido a
que el centro de conciliación, se encontraba sin energía. 

Estamos atentos a que se reprograme la audiencia y se fije una nueva fecha.

Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional sobre el particular.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 7 de agosto de 2024 11:45
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: Indicaciones RV: 📨 CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS [id: 554848700825] PLACAS
JSP91B COONARTAX LTDA CRISTIAN CAMILO MORAN CORTES siniestro 10283942
 
Buen día Nestor 

Cordial saludo,
 
Comedidamente te remito las  instrucciones  para la  audiencia  del día 14 de agosto del 2024.  En este caso la
compañía manifiesta que debemos indicar que no nos asiste ánimo conciliatorio, toda vez que se requiere que
demuestre que la causa de los daños que se reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado
es responsable, requisito que no está acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine
como responsable del accidente al conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que en el momento
de realizar la acción de conducir, infringiera norma alguna de tránsito, como tampoco asiste prueba de que en su
actuar haya recaído en negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia.  Lo anterior guarda sustento
legal en el artículo 1077 del Código de Comercio el cual debe demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la
cuantía de la pérdida.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse al celular 318 344 0620  con el fin de revisar el caso. 
 
En la diligencia, recuerda seguir cada una de las recomendaciones contenidas en el manual de  audiencias
extrajudiciales y la instrucción exacta de la compañía. 
                                              
Una vez surtida la audiencia, recuerda notificar a la Compañía al correo audiencias@laequidadseguros.coop con
copia a Ana Maria Baron <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Ávila <gherrera@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>;  y a mí. Por favor remitir el informe en esta misma cadena de correos para guardar la
trazabilidad del trámite, máximo al día siguiente de su realización, si no tienes el acta o constancia, das alcance al
correo cuando la tengas. 
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Quedo atento si tienes alguna duda.

Cordialmente,

Valeria Suarez Labrada
Abogada Junior

Email: vsuarez@gha.com.co |  315 577 6200

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial
o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 11:49
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: 📨 CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS [id: 554848700825] PLACAS JSP91B
COONARTAX LTDA CRISTIAN CAMILO MORAN CORTES siniestro 10283942
 
Cordial saludo,
 
Me permito ratificar las indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia
programada para el 14 de agosto de 2024, a las 08:30 hras
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Siniestro 10283942
Caso OnBase: 178900
Fecha del siniestro: 16 de junio de 2023
Fecha de aviso: 18 de septiembre de 2023
Póliza: AA004631
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA
Asegurado: MENESES DELGADO HERLIN JONNATHAN
Prima: Ok
Placa: SVQ546
Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: (60 SMMLV -  $66.960.000)
Deducible DBT: 10% min $1.116.000
Pretensiones: $N/A
RAD 520016099032202318969 Activo en la fiscalía 07 local de Pasto
 
Convocante: CHRISTIAN CAMILO MORAN CORTES
 
Antecedentes:
 
Apoderado: CLAUDIA VANESSA MORA VILLOTA,
Víctima: CHRISTIAN CAMILO MORAN CORTES de 23 años
Responsabilidad: Aún no determinada no remiten IPAT o documento equivalente
HC: fx en tercio medio de clavicula izquierda. Incapacidad médica de 30 días
 
Estado:  objeción por ausencia de prueba de responsabilidad
 
Con anterioridad se solicitó: Documento idóneo y conducente que demuestre la responsabilidad por parte del
vehículo asegurado, emitida por autoridad competente
 
Para la presente solicitud; el 26 de julio a través de plataforma, cargaron declaración juramentada por parte del
asegurado HERLIN JONNATHAN MENESES DELGADO, en la cual informa: “el conductor de mi taxi identificado con
placas SVQ546, el señor JAIRO FERNANDO JOSA, impacto en la motocicleta del señor CHRISTIAN CAMILO MORAN
CORTES, con placas JSP91b, quien resulto víctima de un accidente transito que afecto su salud e integridad
personal y la motocicleta que conducía. el accidente ocurrió presuntamente debido a que el señor JAIRO
FERNANDO JOSA ignoro a señal de tránsito PARE...”
 
De acuerdo con lo anterior no hay claridad de los hechos partiendo de que el asegurado hace alusión a una
presunción, y no hay soporte fílmico o fotográfico que lo respalde, adicionalmente se desconoce el motivo por el
cual no hubo IPAT ni noticia criminal si hubo lesiones en el evento.
 
Así las cosas, se requiere que el asegurado cumpla con la obligación legal de presentar el aviso, completo a
través de la plataforma.
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones
del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los daños que se
reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no está
acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al
conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que en el momento de realizar la acción de conducir,
infringiera norma alguna de tránsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaído en
negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia.  Lo anterior guarda sustento legal en el artículo 1077
del Código de Comercio el cual debe demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida.
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En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
 
Cordialmente
 
Audiencias- Jazmin Mojica
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 318 344 0620
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está
dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s)
por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión,
distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este
mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable
por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas
son exclusivas del autor.
 
De: audiencias
Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2024 4:15 p. m.
Para: GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; GHA NÉSTOR RICARDO
GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: 📨 CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS [id: 554848700825] PLACAS JSP91B COONARTAX
LTDA CRISTIAN CAMILO MORAN CORTES siniestro 10283942
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada para el
14 de agosto de 2024, a las 08:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atención de la
misma.
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado,
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cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido 

inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2024 4:00 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: 📨 CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS [id: 554848700825]
 
 
 
De: CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS <notificaciones@fivesoftcolombia.com>
Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2024 2:24 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: 📨 CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN ANEXOS [id: 554848700825]
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» NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA «

 

 

🙋️ ¡ Hola !

 

 

📝 DATOS GENERALES

CITACION AUD DE CONCILIACION (14 AGOSTO) SIN
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ANEXOS

 

 
Plataforma FiveMail by FiveSoft Colombia

www.fivesoftcolombia.com

 

⚠️

Por favor no respondas este correo, el mensaje es automático y no recibirás respuesta.

 
🔒 AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede
ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por

favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización,
aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas

antivirus. No obstante, FiveSoft® Ltda y sus clientes que tienen licenecia de la plataforma FivePostal no
asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material,
siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa
necesariamente la opinión oficial de FiveSoft® Ltda y sus clientes que tienen licencia de la plataforma

FivePostal o de sus Directivos.

 

 
 

Este correo electrónico de notificación es enviado automáticamente desde la plataforma FivePostal by
FiveSoft® Colombia, si deseas más información sobre el servicio no dudes en contactarnos

inmediatamente.

 

 

© FiveMail by FiveSoft®. All rights reserved.
Powered by: FiveSoft® Ltda

Bogotá / Colombia 🇨🇴
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