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RV: Case 22911 - Solidaria RV: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla

Desde Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Fecha Vie 10/01/2025 11:36
Para Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)
PETICION RECIBIDA CON REGISTRO EXT-QUILLA-25-003213; ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.pdf; ESTADO DE CUENTA.pdf;

Buen día, 

El día de hoy, el D.E. de B/quilla remitió los soportes en los cuales da cuenta del paz y salvo de la obligación. En ese orden de ideas, se puede dar
de baja al proceso. 

CAD: Por favor cargar la cadena de correos en PDF y los adjuntos. 

Nota: Pendiente que la compañía acepte los honorarios por las gestiones realizados. El único pago que se ha recibido fue el del recurso de
reconsideración. 

Gracias!

Nicolás Loaiza Segura
Gerente De Derecho Público

Email: nloaiza@gha.com.co |  301 429 6553

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de
la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

 

De: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Enviado: jueves, 9 de enero de 2025 18:02
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: Case 22911 - Solidaria RV: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla
 
Buen día, 
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El día de hoy, 09 de enero, en representación de Solidaria se radicó constancia de pago del beneficio tributario al que se acogió la compañía debido a
la obligación pendiente frente a la sanción por no informar correspondiente al impuesto de industria y comercio de la vigencia de 2023 (adjunto). 

También se radicó mediante la plataforma PQRS de la entidad. No obstante, no han remitido el No. de radicado. 

Quedo atento. 

Nicolás Loaiza Segura
Gerente De Derecho Público

Email: nloaiza@gha.com.co |  301 429 6553
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contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de
la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

 

De: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>
Enviado: jueves, 9 de enero de 2025 11:36
Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RE: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla
 
Cordial saludo doctores,
 
Remito soporte de pago del beneficio que otorgó la Alcaldía de Barranquilla y al que se acogió la compañía.
 
Por favor presentarlo a la entidad para dar por finalizado el proceso.
 
Quedo atenta.
 
 
Cordialmente,
 
 
IVONNE PARDO CADENA
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Tel. 6464330 Ext. 1501
Calle 100 No. 9ª-45 Piso 8 Bogotá.
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De: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2024 08:23
Para: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>
CC: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RV: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla
 
Buen día Dra. Ivonne, 
 
Comedidamente recomendamos a la compañía  acogerse al descuento sobre la sanción tributaria, teniendo en cuenta que actualmente
el acto administrativo produce efectos y el costo de iniciar un medio de control para rebatir su legalidad resulta mucho más oneroso. 
 
Quedamos muy atentos a cualquier inquietud o instrucción. 
 
Cordialmente, 
 

Nicolás Loaiza Segura
Gerente De Derecho Público

Email: nloaiza@gha.com.co |  301 429 6553
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contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de
la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
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De: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>
Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 10:52
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Asunto: RV: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla
 
Buen día Doctores, espero estén bien.
 
La gerencia de Contabilidad recibió esta notificación de la Alcaldía de Barranquilla en la que informan un “Descuento tributario a favor de los contribuyentes” en la
que se propone realizar pago por $290.000 y no por $5.800.000.
 
En la reunión realizada en septiembre, hablamos de que sería pertinente pagar la sanción y evitar incremento de intereses y medidas cautelares, concepto que para
la gerencia juridica sigue siendo la mejor opción.
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Por lo anterior, la gerencia de Contabilidad requiere una opinión por partes de ustedes sobre generar dicho pago.
 
Quedo atenta a sus comentarios.
 
 
Cordialmente,
 
 
IVONNE PARDO CADENA
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Tel. 6464330 Ext. 1501
Calle 100 No. 9ª-45 Piso 8 Bogotá.
 

 
 
 

De: MARILYN ROJAS GALVIS <marrojas@solidaria.com.co>
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 10:32
Para: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>
Asunto: RV: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla
 
 
 

De: Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2024 12:06
Para: KAREN DAYANA FORERO MANRIQUE <kforero@solidaria.com.co>; MARILYN ROJAS GALVIS <marrojas@solidaria.com.co>
Asunto: RV: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla
 
 
 
Apreciados señores buen día:
 
Adjunto este trámite para su gestión.
 
NOTA: Si este trámite no es de su competencia, por favor devolverlo de manera INMEDIATA a este mismo correo.
 
Cordial saludo,
 
 
GERENCIA JURÍDICA.
Dirección General.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO
 

De: Yuris Ysabel Rico Martinez <yrico@barranquilla.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de noviembre de 2024 11:58 a. m.
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Para: Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>
Asunto: Beneficio Tributario - Alcaldía Distrital de Barranquilla
 

No suele recibir correo electrónico de yrico@barranquilla.gov.co. Por qué es esto importante

Barranquilla, 20 de noviembre 2024

 

Señores:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
NIT 860524654
L.C.
 

ASUNTO: Descuento tributario a favor de los contribuyentes en El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

 

Estimado contribuyente responsable del pago de los impuestos territoriales a favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

De conformidad con lo establecido en nuestra base de datos y una vez verificado el Sistema de Información Tributaria (S.I.T), se observa que a la
fecha presenta cartera por concepto del impuesto de industria y comercio, que se encuentran pendientes de pago, razón por la cual, lo invitamos a
cancelar la(s) obligación(es) que recaen sobre la sociedad ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA con Número de
Identificación Tributaria 860524654.

Por lo anterior, le reiteramos la invitación a que cancele la deuda acogiéndose al descuento establecido en el Acuerdo No. 0015 del 31 de octubre
de 2024, que en su ARTÍCULO 3 establece: CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO TRANSITORIAS A CONTRIBUYENTES DE LOS TRIBUTOS DISTRITALES. 1.
A) Si el pago total de la obligación se cancela a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo y el 30 de noviembre del 2024 las sanciones y
la tasa de interés moratoria aplicable será vigente al momento del pago disminuida en el 95%”.

Recuerde que usted es una persona importante para nuestra ciudad, el cual contribuye con el pago de sus impuestos al mejoramiento y progreso
de la misma.

 

Anexo: Recibo Oficial de Pago

 

Atentamente

 
 

______________________________________________________________________________
• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.
• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que
sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar
este mensaje o sus anexos.
 

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas

antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por
virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received
in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect.
However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss

or damage arising from use of this message.
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Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas

antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por
virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received
in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect.
However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss

or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************

10/1/25, 11:47 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAL3bFg0HThJLtdAOoIhOEyM%3D 6/6

https://www.solidaria.com.co/

