
RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17

Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Jue 04/07/2024 20:29
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>​

Estimados, buenas noches.
Porfa tu ayuda creando un espacio en case y cargando todos los pdfs adjuntos en esta cadena de correo, porfa! 
Tener en cuenta que no es una asignación, es un favor que realizo la firma a la compañía y queremos guardar las piezas.
gracias! 

Jennifer Andrea Isaza Ocaña
Dependiente Judicial

Email: jisaza@gha.com.co |  318 280 5111

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Enviado: martes, 2 de julio de 2024 14:29
Para: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Asunto: RE: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Jenn: que se cargue. Pero dejemos una anotación clara en Case y es que no se trata de una asignación.
 
Gracias!
 
 
De: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2024 7:38 p. m.
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
hola javi,
espero te encuentres muy bien!
 
Apenas puedas me ayudas confirmando porfi, si al fin se creara estos procesos en case, es que recuerdo que la otra vez me dijiste que
no que solo en una carpeta drive, pero luego vi en otro correo (que no encontré) en donde le solicitas al cad cargar las piezas.
 
Por si no te acuerdas te adjunto correo en donde le solicitaste a un abogado elaborar un concepto a la compañía.
quedo atenta, graciasss
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contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo
de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
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De: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 15:12
Para: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Jenn, esto lo hablaste con el CAD?
Según lo que indico Javier.
 
 
 

CAROLINA BENITEZ FREYRE
Abogada Informes

 

     
 
      www.gha.com.co

 315 577 6200
 

dbenitez@gha.com.co 
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2024 11:32 a. m.
Para: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
SOLIDARIA

De: Brahiam Stiven Espejo Daza <bespejo@gha.com.co>
Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 11:27
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RE: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Buen día,
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Seguimos atentos a la confirmación del proceso.
 
Cordialmente,
 

 

Brahiam Estiven Espejo
Daza  

AUXILIAR CAD
         
   

ÁREA ADMINISTRATIVA

  +57 3184402289

  bespejo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

 
 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo
de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used
and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 6 de junio de 2024 0:40
Para: CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
CARGAR
 

De: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 14:36
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: RE: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Cordial saludo, 
 
Adjunto expediente digital de los procesos: 
 
PAC-020-2017 PAC 020-17.rar
PAC 048-2023 PAC 048-23.rar
PAC 038-2023 (adjunto como copia)
 
La liquidación actualizada aún continua pendiente. 
 
Cordialmente, 

Jennifer Andrea Isaza Ocaña
Dependiente Judicial

Email: jisaza@gha.com.co |  318 280 5111

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Enviado: jueves, 23 de mayo de 2024 15:50
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: RE: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Estimados, cordial saludo. 
 
Adjunto expediente correspondiente al proceso PAC 038-23 (SOIF 100-17)
No fue posible unir todos los documentos porque son muy pesados. 
 

SOIF-100-17 #1.pdf
SOIF-100-17 #2 parte 1.pdf
SOIF-100-17 #2 parte 2.pdf
SOIF-100-17 #3 parte 1.pdf
SOIF-100-17 #3 parte 2.pdf
SOIF-100-17 #4 parte 1.pdf
SOIF-100-17 #4 parte 2.pdf

 
 
Expediente correspondiente al proceso PAC 048-23 (SOIF 058-17)

(SOIF 058-17).pdf
 
 
 
 
 
 
cordialmente,
 

Jennifer Andrea Isaza Ocaña
Dependiente Judicial

Email: jisaza@gha.com.co |  318 280 5111

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Enviado: jueves, 23 de mayo de 2024 11:50
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: RE: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Hola javi, 
 
Los procesos que corresponden al embargo son: 
 
PAC 007-16 (SOIF 077-2016), PAC 020-17 (SOIF 236-12), PAC 038-23 (SOIF 100-17) Y 048-23 (SOIF 058-17) 
 
Hasta el momento solo contamos con ambos expedientes del proceso con numero de PAC 007-16 (SOIF 077-2016) en la dirección operativa de RF y
en la jurisdicción coactiva.  *adjunto*
Por otro lado, la liquidacion actualizada de los procesos con corte de 31 de mayo y al 15 de junio, ya fue solicitado. *adjunto*
 
Asi como tambien el expediente digital de los otros procesos y las otras inquietudes que se relacionan en el correo antecedente. Hasta el momento
continua pendiente nos den respuesta. 
 
*Via telefonica nos informaron que estan finalizando con las liquidaciones para darnos respuesta a todo*
 

EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD FISCAL.pdf   -  SOIF 077-2016
EXPEDIENTE JURISDICCION COACTIVA.pdf  -  PAC 007-16 
RESPUESTA SOLICITUD DE EMBARGO.pdf

 
Medio de pago de la contraloria: 
 

 
Quedo atenta a cualquier inquietud. 
 
cordialmente,

Jennifer Andrea Isaza Ocaña
Dependiente Judicial

Email: jisaza@gha.com.co |  318 280 5111

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Enviado: jueves, 23 de mayo de 2024 11:08
Para: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Jenn: por fa confírmame cómo va esto para dejar trazabilidad con el cliente.
 
Gracias!
 

De: MARCELA REYES MOSSOS <mrmossos@solidaria.com.co>
Enviado el: martes, 21 de mayo de 2024 11:43 a. m.
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
CC: GERMAN LONDOÑO GIRALDO <glondono@solidaria.com.co>; SONIA CATALINA MARTINEZ ROZO <somartinez@solidaria.com.co>; CARLOS ANDRES BARBOSA BONILLA
<cabarbosa@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716 - SOIF-077-12 / SOIF-236-12 / SOIF-100-17 / SOIF-058-17
 
Buenos días Estimado Javier
 
Por medio del presente correo remito respuesta suministrada por la Contraloría Departamental del Valle, con relación al embargo existente. Por lo anterior, solicito cordialmente verificar si es posible
obtener copia de las últimas actuaciones de los procesos por los cuales fuimos embargados, valores por los cuales fuimos embargados en cada proceso, así como el estado actual de los mismos.
 
Particularmente respecto del PRF SOIF-077-12, PAC 007-16 tenemos relacionado que la última actuación corresponde a un acuerdo de pago suscrito con el responsable fiscal, quien estaba
cumpliendo con dicho acuerdo, por lo que solicito cordialmente verificar el estado actual de dicho pago y el valor por el cual fuimos embargados.
 
Por el PRF-SOIF-058-17 intentamos realizar el pago, pero no es posible realizarlo mediante transferencia electrónica, sino solo en cheque, pero en el banco informaron que solo podía ser en cheque
directamente en la sucursal de Cali para no cobrar la comisión respectiva. Por lo anterior, solicito confirmar si es posible realizar el pago mediante transferencia, para lo cual solicitamos remitir el
instructivo respectivo.
 
Finalmente, allegar la liquidación de cada proceso con el fin de efectuar el pago a que haya lugar, con el fin de proceder con el levantamiento del embargo.
 
Agradezco confirmar el valor de honorarios que se causarían.
 
Cordial saludo,
 
 
MARCELA REYES MOSSOS
ABOGADA
GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS GENERALES
Dirección General
Tel. 3176467628

 
 
 

De: MARCELA REYES MOSSOS
Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2024 07:28
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RE: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716
 
Buenas tardes Estimado Javier
 
Remito la autorización respectiva
 
Cordial saludo,
 
 
MARCELA REYES MOSSOS
ABOGADA
GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS GENERALES
Dirección General
Tel. 3176467628
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De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2024 01:41
Para: MARCELA REYES MOSSOS <mrmossos@solidaria.com.co>; JUAN DANIEL JARAMILLO LOPEZ <jdjaramillo@solidaria.com.co>
CC: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716
Importancia: Alta
 
Estimada doctora:
 
Quedamos muy atentos a la remisión de la autorización.
 
Cordialmente,
 

Javier Andrés Acosta Ceballos
Coordinador Derecho Público – Bogotá
Coordinador Nacional de Responsabilidad Fiscal

Email: jacosta@gha.com.co |  311 396 8317

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo
de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used
and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.
 
 
 

De: Javier Andrés Acosta Ceballos
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2024 4:23 p. m.
Para: MARCELA REYES MOSSOS <mrmossos@solidaria.com.co>; JUAN DANIEL JARAMILLO LOPEZ <jdjaramillo@solidaria.com.co>
CC: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso (mflopez@gha.com.co) <mflopez@gha.com.co>; Informes GHA (informes@gha.com.co)
<informes@gha.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716
Importancia: Alta
 
Estimada doctora Marcela,
 
Con todo gusto. En aras de dirigirnos presencialmente a las instalaciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, le ruego remitir desde el correo de notificaciones de la compañía la
autorización adjunta a nombre de Jennifer Andrea Isaza Ocaña. El correo se debe dirigir a las direcciones: contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co,
procesosfiscales@contraloriavalledelcauca.gov.co y procesoscoactiva@contraloriavalledelcauca.gov.co. Rogamos adjuntar la Escritura Pública en la que se confiere el poder general y un certificado de
existencia y representación legal actualizado.
 
Estamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente,

Javier Andrés Acosta Ceballos
Coordinador Derecho Público – Bogotá
Coordinador Nacional de Responsabilidad Fiscal

Email: jacosta@gha.com.co |  311 396 8317

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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del correo, así como de sus adjuntos.
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De: MARCELA REYES MOSSOS <mrmossos@solidaria.com.co>
Enviado el: viernes, 10 de mayo de 2024 4:55 p. m.
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716
 
Buenas tardes Estimado Javier
 
En el entendido que a la fecha la Contraloría Departamental del Valle no nos ha dado respuesta para ubicar a que prf y coactivo
corresponde, así como el número de póliza vinculada, solicito cordialmente tu colaboración con el fin de requerir los servicios de la firma
del Dr. Herrera para dirigirse a la Contraloría y obtener la información respectiva.
 
para lo anterior, solicito por favor me remitas el formato de autorización con los datos de la persona que iría a la Contraloría, así como
informar los honorarios que se causarían.
 
Agradezco la atención prestada,
 
Cordial saludo,
 
Marcela Reyes Mossos

De: MARCELA REYES MOSSOS <mrmossos@solidaria.com.co>
Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 3:07 p. m.
Para: Contactenos Contraloria <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co>; PROCESOS FISCALES <procesosfiscales@contraloriavalledelcauca.gov.co>; PROCESOS COACTIVA
<procesoscoactiva@contraloriavalledelcauca.gov.co>; tesoreria@contraloriadelvalledelcauca.gov.co <tesoreria@contraloriadelvalledelcauca.gov.co>
Asunto: RV: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716
 
Bogotá D.C. 8 de mayo de 2024

 

Señores

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

 
 
Asunto: Solicitud de información embargo por un valor de $85.000.000
 
 
Respetados Señores:
 
Por medio del presente NUEVAMENTE correo solicito cordialmente informar el número del proceso de responsabilidad fiscal, proceso
coactivo, así como la póliza vinculada que da origen al embargo mencionado en oficio adjunto.
 
Agradezco la atención prestada.
 
Cordial saludo,
 
 
MARCELA REYES MOSSOS
ABOGADA
GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
Dirección General
Tel. 3176467628
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De: MARCELA REYES MOSSOS
Enviado: miércoles, 8 de mayo de 2024 10:49 a. m.
Para: contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co>;
procesosfiscales@contraloriavalledelcauca.gov.co <procesosfiscales@contraloriavalledelcauca.gov.co>; PROCESOS COACTIVA <procesoscoactiva@contraloriavalledelcauca.gov.co>;
tesoreria@contraloriadelvalledelcauca.gov.co <tesoreria@contraloriadelvalledelcauca.gov.co>
Asunto: CERTIFICADO DE EMBARGO NO. PROCESO 00716
 
Bogotá D.C. 8 de mayo de 2024
 
 
Señores
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
 
 
Asunto: Solicitud de información embargo por un valor de $85.000.000
 
 
Respetados Señores:
 
Por medio del presente correo solicito cordialmente informar el número del proceso de responsabilidad fiscal, proceso coactivo, así como la póliza vinculada que da origen al embargo mencionado en
oficio adjunto.
 
Agradezco la atención prestada.
 
Cordial saludo,
 
 
MARCELA REYES MOSSOS
ABOGADA
GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS GENERALES
Dirección General
Tel. 3176467628
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