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RV: Soporte de pago. ||REDELEX613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL RODRIGUEZ
COLLAZOS Y OTROS vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO

Desde Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Fecha Mié 25/09/2024 14:46
Para Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimadas, reciban un cordial saludo,

Amablemente remito soportes de pago para su conocimiento y trámite.
 
Cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

  instagram icon   

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: miércoles, 25 de septiembre de 2024 14:44
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RV: Soporte de pago. ||REDELEX613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL RODRIGUEZ COLLAZOS Y
OTROS vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO
 
Hola Mayerly.
 
Te comparto pagos.
 
Me ayudan urgente con el levantamiento de la medida.
 
Quedo atenta.
 
 

 

  Andrea Sierra Amado

  Abogada Especialista de Procesos Judiciales

    Oficina Principal I Calle 72 No. 10 – 07 I Bogotá,Colombia

     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

   correo   andrea.sierra@hdi.com.co

      www.hdi.com.co

 
 
 
 

25/9/24, 2:45 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAEFFMC%2BankB%2FhxUF94Hv8… 1/9

mailto:mayala@gha.com.co
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
mailto:andrea.sierra@hdi.com.co
mailto:andrea.sierra@hdi.com.co
http://www.hdi.com.co/


De: Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 2:31 p. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>; Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Asunto: RE: Soporte de pago. ||REDELEX613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL RODRIGUEZ COLLAZOS Y
OTROS vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO
 
Buenas tardes
 
Los adjunto
 

 

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 11:17 a. m.
Para: Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Asunto: Soporte de pago. ||REDELEX613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL RODRIGUEZ COLLAZOS Y OTROS
vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO
Importancia: Alta
 
Buenas tardes.
 
Por favor enviarme los siguientes soportes de pago:
 

1. COP 78.000.000
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Fecha de pago: 20/09/2024
Siniestro 60300
OP: 100,020,683
 
Beneficiario: JANETH COLLAZOS TABARES CC 3198435
 

2. COP 42.000.000
Fecha de pago: 20/09/2024
Siniestro 60300
OP: 100,020,684
 
Quedo atenta.

 
 

 

  Andrea Sierra Amado

  Abogada Especialista de Procesos Judiciales

    Oficina Principal I Calle 72 No. 10 – 07 I Bogotá,Colombia

     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

      andrea.sierra@hdi.com.co

      www.hdi.com.co

 
 

 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 7:36 a. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: DOCUMENTOS ACUERDO TRANSACCIÓN ||REDELEX613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL
RODRIGUEZ COLLAZOS Y OTROS vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO
Importancia: Alta
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente nos permitimos remitir un gentil recordatorio del correo que antecede, con el fin de confirmar si la compañ ía ya cuenta con el respectivo soporte de pago,
esto toda vez que el té rmino para el mismo fenece el día de HOY, 25 de septiembre del 2024. 
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente, 
 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     
 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 15:03
Para: Sierra Amado,Andrea <andrea.sierra@hdi.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
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Asunto: RV: DOCUMENTOS ACUERDO TRANSACCIÓN ||REDELEX 613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL
RODRIGUEZ COLLAZOS Y OTROS vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente confirmamos cargue en Redelex de los documentos para el pago del acuerdo de transacció n realizado dentro del proceso de la referencia. Así pues,
confirmamos que el té rmino para el pago fenece el día 25 de septiembre del 2024, por lo que agradecemos remitirnos el comprobante de pago una vez se efectú e el
mismo.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente, 
 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     
 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2024 10:12
Para: Sierra Amado,Andrea <andrea.sierra@hdi.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: AUTO FIJA CAUCIÓN ||REDELEX 613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL RODRIGUEZ COLLAZOS Y
OTROS vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO
 
Apreciada Andrea, recibe un cordial saludo,
 
Amablemente nos permitimos informar que, mediante auto notificado el 12 de agosto del 2024 el Juzgado Trece Civiles Del Circuito De Cali dispuso: 
 

“…TERCERO: SEÑALAR caución a la demandada HDI Seguros S.A., por la suma de $2.235.327.629, por cuenta del presente proceso, para efectos de proceder con el
levantamiento de la medida solicitada, la cual puede ser prestada a través de póliza judicial.
 
CUARTO: REQUIÉRASE al apoderado judicial de la parte actora, se sirva allegar la constancia de la notificación realizada a la demandada María Camila Sánchez
Giraldo, toda vez que solamente se aportó la constancia de su remisión.
 
QUINTO: REQUERIR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, a fin de que se sirva corregir la medida registrada en el certificado de tradición de
matrícula inmobiliaria No. 370-506707, toda vez que mediante oficio No. 0476 del 23 de noviembre de 2023, este Despacho Judicial ordenó la inscripción de la
demanda sobre el inmueble de propiedad de la demandada HDI SEGUROS S.A. antes GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A., distinguido la
matrícula inmobiliaria No. 370-506707, por el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual iniciado por JANETH COLLAZOS TABARES, identificada con
C.C. No. 31.984.935 y otros, radicada 2023-305, y no como quedó registrado en la anotación 6 del mencionado certificado. 
 
Este auto hace las veces de oficio, por lo que una vez recepcionado por el destinatario teniendo como fuente un correo institucional, es de obligatoria observancia
según lo contemplado en el artículo 11 de la Ley 13 de junio de 2022.”

 
Así pues, se fijó  caució n por valor de $2.235.327.629, por lo que amablemente remitimos los datos respectivos para el pago. El despacho no estableció  un té rmino para
presentar la caució n, pero para seguimiento tomaremos 5 días, es decir hasta el 20 de agosto del 2024:
 
 

Juzgado:  Juzgado Trece Civil Del Circuito Cali Valle
Radicado:  76001-31-03-013-2023-00305-00
Proceso:  Responsabilidad civil extracontractual
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Nombre de
demandante: 

Yeraldin Rodríguez Collazos, Bryan Steven García Urrego, Juan
Daniel Rodríguez Collazos, Katherin Jesenia Rodríguez, Omar

Rodríguez Orozco, Janeth Collazos Tabares

Apoderado de
demandante:  Luis Felipe Hurtado Catañ o

Nombre de
demandados: 

María Camila Sánchez Giraldo y HDI Seguros S.A

Apoderado de HDI:  Gustavo Alberto Herrera Á vila
Monto de caució n
fijada:  $2.235.327.629

 
Agradecemos la remisió n de la respectiva pó liza para aportarla al Despacho.
 
Cordialmente,
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
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De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: lunes, 12 de agosto de 2024 14:43
Para: Sierra Amado,Andrea <andrea.sierra@hdi.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RV: CONTESTACIÓN DEMANDA ||REDELEX 613630||2023-00305, YERALDIN RODRIGUEZ COLLAZOS - BRYAN STEVEN GARCIA URREGO - JUAN DANIEL RODRIGUEZ
COLLAZOS Y OTROS vs. HDI SEGUROS S.A - MARIA CAMILA SANCHEZ GIRALDO
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo,
 
Amablemente nos permitimos informar que, dentro del proceso de la referencia se radicó  oportunamente la contestació n a la demanda. 
 
Confirmo cargue de informe inicial y soporte documental para su conocimiento.
 
Cordialmente, 
 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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  instagram icon   
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este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: martes, 23 de julio de 2024 9:45
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD ANTECEDENTES RV: ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: NOTIFICACIÓN PERSONAL / Yeraldin Rodriguez Collazos. Proceso
No:613630|Radicación:76001310301320230030500
 
Estimada Mayerly, buenos días, te comparto autorización para conciliación.
 

 
Es de anotar que para este mes tenemos pendiente 1 caso para conciliar de la zona sur occidente. En ese orden de ideas, les agradezco gestionar este acuerdo
lo más pronto posible para que entre dentro de los indicadores de este mes.
 
Quedo atenta.
 
 

 

  Andrea Sierra Amado

  Abogada Especialista de Procesos Judiciales

    Oficina Principal I Calle 72 No. 10 – 07 I Bogotá,Colombia

     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

     andrea.sierra@hdi.com.co

     www.hdi.com.co

 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: martes, 23 de julio de 2024 8:14 a. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES RV: ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: NOTIFICACIÓN PERSONAL / Yeraldin Rodriguez Collazos. Proceso
No:613630|Radicación:76001310301320230030500
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente confirmamos cargue de FPC para su conocimiento.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente, 
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Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577
6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 12:18
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Cc: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD ANTECEDENTES RV: ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: NOTIFICACIÓN PERSONAL / Yeraldin Rodriguez Collazos. Proceso
No:613630|Radicación:76001310301320230030500
 
Estimados, buenas tardes, veo que este caso es probable, e incluso se hizo ofrecimiento en etapa de reclamación a la demandante de COP 21.000.000. En ese
orden de ideas, les pido por favor remitirme FPC para validar la posibilidad de conciliación, y así evitar un desgaste procesal.
 
Voy a proceder a cargar los antecedentes en Redelex.
 
Cordialmente,
 
 

 

Andrea Sierra Amado  
 Abogada Especialista en Procesos Judiciales
 
    Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
     Cel: 3182856694
     andrea.sierra@hdi.com.co
     www.hdi.com.co

 
 
 
 
De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 11:21 a. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD ANTECEDENTES RV: ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: NOTIFICACIÓN PERSONAL / Yeraldin Rodriguez Collazos. Proceso
No:613630|Radicación:76001310301320230030500
 
Buenos días, estimada doctora Sierra. 
 
De conformidad con la asignación del proceso, y agradeciendo la confianza depositada en nuestra firma, remito amablemente la solicitud de antecedentes.
 
Quedamos atentos a la remisión de los antecedentes o cualquier requerimiento adicional. 

 

Atento saludo, 
Mariana Rubio Sandoval
Judicante Auxiliar Jurídico
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Email: mrubio@gha.com.co |  304 396 5254

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 
 

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 11 de julio de 2024 3:36 p. m.
Para: Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly
Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; María
Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; CAD
GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: NOTIFICACIÓN PERSONAL / Yeraldin Rodriguez Collazos. Proceso
No:613630|Radicación:76001310301320230030500
 
Estimada Doctora Sierra, muy buenas tardes,  
 
Amablemente acusamos recibido. Agradecemos la confianza depositada y confirmamos disponibilidad para atender el presente litigio en representación de los intereses de la
compañía.
 
Precisamos que la demanda por medio de la cual se vincula a HDI ya fue admitida por auto del 03 de noviembre del 2023, y notificada personalmente a la compañía el 10 de
julio del 2024, por lo que ingresamos en nuestros registros y realizaremos las actuaciones pertinentes, toda vez que los términos ya están corriendo. 
 
Remitiremos inmediatamente la respectiva solicitud de antecedentes. 
 
De otro lado, es preciso indicar que, de acuerdo con el auto de admisión, se decretó la medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-506707 de propiedad de la demandada HDI SEGUROS S.A.; por lo que procederemos igualmente a solicitar fijar caución para el levantamiento de la
medida.
 
Adjunto el poder, agradeciendo que este sea enviado a notificaciones@gha.com.co 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: jueves, 11 de julio de 2024 07:39
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Guido Montero Gomez
<gmontero@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Natalia Gómez
Córdoba <secretaria@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: RV: NOTIFICACIÓN PERSONAL / Yeraldin Rodriguez Collazos. Proceso No:613630|Radicación:76001310301320230030500
 
Buenos días estimados, reciban un cordial saludo, 
 
Amablemente remito NUEVA ASIGNACIÓ N DE HDI.
 
Cordialmente, 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente
confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error,
por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u
otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del
uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y
reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor borre el correo de su
computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda
tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y
reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que
cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por
favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus
u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados
del uso de este mensaje.
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