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RE: SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN Y PAGO TOTAL Y LEVANTAMIENTO DE
MEDIDAS// DTE YERALDIN RODRÍGUEZ COLLAZOS Y OTROS// DDO HDI SEGUROS S.A. Y OTRO// MRS

Desde Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 26/09/2024 9:14
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>

Estimados compañeros, muy buenos días,    
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial
use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that
the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Notificaciones OYP <notificaciones@oypabogados.com>
Enviado: jueves, 26 de septiembre de 2024 09:12
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Para: j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Cc: repare.felipe@gmail.com <repare.felipe@gmail.com>; repare <beimar.repare@gmail.com>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN Y PAGO TOTAL Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS// DTE
YERALDIN RODRÍGUEZ COLLAZOS Y OTROS// DDO HDI SEGUROS S.A. Y OTRO// MRS
 

No suele recibir correo electrónico de notificaciones@oypabogados.com. Por qué es esto importante

Señor
JUEZ TRECE (13) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E.                                   S.                         D.
 
REF: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DE: YERALDIN RODRÍGUEZ Y OTROS
CONTRA: HDI SEGUROS S.A Y MARIA CAMILA SANCHEZ
 
HOSMAN FABRICIO OLARTE MAHECHA, actuando en calidad de apoderado judicial de la demandada MARIA CAMILA
SANCHEZ, me permito coadyuvar la solicitud de terminación del proceso por pago total, conforme al contrato de
transacción suscrito por las partes.
 
Del señor Juez, Cordialmente.

El 26/09/2024 8:49 AM -05 Diana Morales <dianamorales@oypabogados.com> escribió:
 
 
 

DIANA A. MORALES TELLEZ
Abogada
O&P ABOGADOS SAS - 19 AÑOS
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203 
 3003705967 - 3002014259 - 3115306053
Bogotá- Colombia

---------- Mensaje original ----------
De: Hosman Olarte <hosmanfabricio@gmail.com>
Para: "Camila D." <areacivil@oypabogados.com>, dianamorales
<dianamorales@oypabogados.com>
Fecha: 26/09/2024 8:17 AM -05
Asunto: Fwd: RAD 2023-00305// SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO POR
TRANSACCIÓN Y PAGO TOTAL Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS// DTE YERALDIN RODRÍGUEZ
COLLAZOS Y OTROS// DDO HDI SEGUROS S.A. Y OTRO// MRS
 
 

---------- Forwarded message ---------
De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Date: mié, 25 sept 2024 a las 16:33
Subject: RAD 2023-00305// SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN Y
PAGO TOTAL Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS// DTE YERALDIN RODRÍGUEZ COLLAZOS Y
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OTROS// DDO HDI SEGUROS S.A. Y OTRO// MRS
To: j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: repare.felipe@gmail.com <repare.felipe@gmail.com>, beimar.repare
<beimar.repare@gmail.com>, Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>, Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>, Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>,
gerencia@oypabogados.com <gerencia@oypabogados.com>

Señores
JUZGADO TRECE (13°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.                    S.                    D.
 
REFERENCIA:   VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

EJECUTANTE:    YERALDIN RODRÍGUEZ COLLAZOS Y OTROS

EJECUTADO:   HDI SEGUROS S.A. Y OTRO

RADICADO:  
 

760013103013-2023-00305-00
 

     
 

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN Y PAGO TOTAL Y
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS

 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, conocido de autos, en mi calidad de apoderado judicial de HDI
SEGUROS S.A., conforme a los documentos que reposan el expediente, por medio del presente acto,
solicito comedidamente al Despacho ordenar LA TERMINACIÓN DEL PROCESO  y el consecuente
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, toda vez que entre las partes se ha celebrado un
contrato de transacción mediante el cual se transan todas las pretensiones invocadas en la demanda
así como todos aquellos perjuicios derivados de los hechos que motivan este proceso. Acuerdo bajo el
cual mi prohijada efectuó un pago a favor de la parte ejecutada, de conformidad con los argumentos
fácticos y jurídicos que se esgrimen en el memorial que se adjunta en formato pdf. 
 
Cordialmente,
 

 
 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos
se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo
de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are
prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be
used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please
contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 
--
HOSMAN OLARTE
Abogado
Especializado en Derecho de Seguros
MBA (Master en Administración de Negocios)
Universidad Politecnica de Cataluña. Barcelona
Dirección comercial Universidad George Washington 
 

26/9/24, 9:27 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAC4xGTx%2B3wJBtxL0wwn4rWY… 4/4

mailto:notificaciones@gha.com.co
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

