12/7/25, 10:16 Correo: CAD GHA - Outlook

[ﬁ Outlook

RE: [#SR-17148] - Agroinsumos S.A.S, Maria Camila Salazar Ospina 66001400300420240028500 00
PROMISCUO PROMISCUO GUATICA (REDELEX)

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Fecha Vie 27/06/2025 11:45

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Estimados companferos, muy buenos dias,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

H E R R E R A Coordinadora Regional Sur Occidente

ABOGADOS & ASOCIADQS LC- 377366 8049
Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in assaciation with CLYDE R CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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12/7/25, 10:16 Correo: CAD GHA - Outlook

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado: viernes, 27 de junio de 2025 11:35

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: RV: [#SR-17148] - Agroinsumos S.A.S, Maria Camila Salazar Ospina 66001400300420240028500 00
PROMISCUO PROMISCUO GUATICA (REDELEX)

Estimada Dar, recibe un cordial saludo,
Amablemente remito para tu conocimiento.

Cordialmente,

Mayerly Ayala Rivera

HERRERA /tooeds ioner

ABOGADOS & ASOCIADOS LEL 301394 2039
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Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjunfos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Enviado: viernes, 27 de junio de 2025 10:54

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: [#SR-17148] - Agroinsumos S.A.S , Maria Camila Salazar Ospina 66001400300420240028500 00
PROMISCUO PROMISCUO GUATICA (REDELEX)

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAGdbuDWzxvRLu1GBTclOvD8%3D 2/4


http://gha.com.co/
http://gha.com.co/
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

12/7/25, 10:16 Correo: CAD GHA - Outlook
Gustavo Alberto Herrera Avila
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntfos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Litigios HDI <helpdesk@litigioshdiseguros.freshservice.com>

Enviado: viernes, 27 de junio de 2025 10:44

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: Re: [#SR-17148] - Agroinsumos S.A.S , Maria Camila Salazar Ospina 66001400300420240028500 00
PROMISCUO PROMISCUO GUATICA (REDELEX)

Estimados buenos dias,
Agradecemos suspender el acercamiento con los demandantes hasta nueva confirmacion.

Muchas gracias.

Quedo atenta,
Cordialmente

Kherynn Lopez Gémez

Abogada de Litigios

Gerencia Legal

+601 3103300

Calle 72 No. 10 - 07 Piso 7° / Bogota, Colombia
www.hdiseguros.com.co

Activado Mié,, 25 Jun. 3:16 PM , GUSTAVO ALBERTO escribié:
Apreciada Dra Kherynn, recibe un cordial saludo,
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12/7/25, 10:16 Correo: CAD GHA - Outlook

Amablemente nos permitimos informar que, el apoderado de los demandantes manifesté que
sus clientes no aceptan la suma econémica propuesta ($35.000.000). Sin embargo, con la
finalidad de llegar a un acuerdo, propusieron como férmula de arreglo la suma de $65.000.000.

Asi pues, quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,
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