13/8/24, 8:10 a.m.

Administracién Siniestros

De: ANA MILENA MARIN <ana.marin@cpsseguros.com.co>

Enviado el: jueves, 24 de marzo de 2022 4:51 p. m.

Para: ipereira.generales

Asunto: Re: PRESENTACION DE CIFRAS // SINIESTRO 20001 RADICADO 11-106-200-

179334 //POLIZA 4000001 // RAMO AGROPECUARIO GARANTIA DE
PRODUCCION // DOL 23/02/2022 // Asegurado Maria Camila Salazar
Ospina

Buenas tardes, Alejandra:

Te solicito el favor de indicarme como va el proceso de presentacion de cifras del siniestro en
asunto para la asegurada Maria Camila Salazar, es que el asegurado tiene premura por que eso
tiene beneficiario oneroso y le andan indagando sobre la indemnizacion,

Te agradecemos tu apoyo y quedamos atentos,

ANA MILENA MARIN HOYOS

Especialista en Gerencia de Riesgos

CPS CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA
Cel. 319-5546354

WWW.CPpSSeguros.com.Cco

El 2022-03-15 16:49, ipereira.generales escribid:

Buena tarde
Cordial saludo,

En este momento, nos encontramos analizando los documentos aportados; en un
proximo correo electronico volveremos con Usted, para informarle el paso a seguir. Ante
cualquier inquietud sobre el particular, no dude en contactarnos.

Quedamos atentos a sus comentarios o inquietudes

https://hdireclamos.siesapps.com/HDI/Siniestros/AdministracionSiniestros
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De: ANA MILENA MARIN <ana.marin@cpsseguros.com.co>

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 10:55 a. m.

Para: ipereira.generales <ipereira.generales@hdi.com.co>

CC: Angel Medina, Carolina <Carolina.Angel@hdi.com.co>

Asunto: Fwd: PRESENTACION DE CIFRAS // SINIESTRO 20001 RADICADO 11-106-200-179334 //POLIZA
4000001 // RAMO AGROPECUARIO GARANTIA DE PRODUCCION // DOL 23/02/2022 // Asegurado Maria
Camila Salazar Ospina

Buenos dias, Alejandra:
El asegurado me indica lo siguiente y es que liquidaron alli especificamente, sabemos que es
vientos fuertes pero el monto por kilo no da por el valor que el ajustador le habia indicado de
rendimiento garantizado segun el humero de hectareas,
Te agradezco si nos pueden aclarar el tema,
Cordial saludo,
ANA MILENA MARIN HOYOS
Especialista en Gerencia de Riesgos
CPS CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA
Cel. 319-5546354
WWW.CPSSEeguros.Ccom. co
| g Imagen
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---------- Forwarded message ---------

De: Indemnizaciones.Generales <Indemnizaciones.Generales@hdi.com.co>

Date: vie, 11 mar 2022 a la(s) 17:00

Subject: PRESENTACION DE CIFRAS // SINIESTRO 20001 RADICADO 11-106-200-179334
//POLIZA 4000001 // RAMO AGROPECUARIO GARANTIA DE PRODUCCION // DOL 23/02/2022
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// Asegurado Maria Camila Salazar Ospina

To: manueljsalazar2008@hotmail.com <manueljsalazar2008@hotmail.com>,
mariacamilasalazar0119@gmail.com <mariacamilasalazar0119@gmail.com>

Cc: Roa Yopasa, Mery Bibiana <Mery.Roa@hdi.com.co>, ipereira.generales
<ipereira.generales@hdi.com.co>, Porras Baron, Carlos Esteban
<Carlos.Porras@hdi.com.co>, Torres Velasquez, Edward Yesid <Edward.Torres@hdi.com.co>,
César Torres Herrera <ctorres@agroserviciosco.com.co>, William Leonardo Ramirez Moreno
<wl.ramirez@agroserviciosco.com.co>

IMPORTANTE - Le agradecemos no responder a esta direccion electronica directamente, dado que no
permite la recepcion de correos, por tratarse de un buzén unico de respuesta. Por consiguiente, por favor
dirigir su respuesta al buzén: Ipereira.Generales@hdi.com.co.

Apreciados, cordial saludo.

En atencion al aviso de reclamacion en referencia, nos permitimos informar que, luego de analizar los documentos aportados como
soporte del reclamo, la Compafiia encuentra cobertura bajo la péliza contratada, y, con sujecién a las Condiciones suscritas, HDI
Seguros S.A. ha determinado un valor a indemnizar de COP$11.808.078, de otra parte se adjunta oficio de respuesta a la carta con
fecha del 5 de marzo de 2022 respecto de la inspeccién llevada a cabo en riesgo:

NOTA: LOS DOCUMENTOS DEBEN APORTARSE DEBIDAMENTE AUTENTICADOS ANTE NOTARIO

item Descripcion Vr. Total
Str0.20001 pdéliza 4000001 Radicado 11-106-200-179334 Antes radicado 5890 COP$11.808.078

Darios en cultivo el dia 23 de febrero de 2022 como consecuencia de fuertes
vientos en el sector riesgo Finca La Herminia Lotes 1,2,3 y 4

TOTAL A INDEMNIZAR COP$11.808.078

En consecuencia, con el fin de programar el pago se requiere lo siguiente:

1. Aceptacion de la liquidacion presentada, firmando el finiquito que se adjunta.

2. Diligenciar el formato de autorizacion pago indemnizacion (adjunto), y adjuntarlos debidamente diligenciado a este
mismo correo.

3. Diligenciar la encuesta de servicio en el siguiente link: Encuesta de Servicios - Indemnizaciones (Link para copiar
y_pegar: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlpvXKcAkEa4dmgOm-
IFzBLDwheZINWRCn7C0arUdnxtUMDhPNUhJVTZL MkswSDVQSVJXWU8zQORUSS4u).

4. Aportar una referencia bancaria de una cuenta, cuyo unico titular sea el mismo Asegurado.
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Quedamos a la espera de su respuesta, para proceder de conformidad.

Nota: (Art. 45 del Estatuto Tributario) El valor de las indemnizaciones que se reciban en virtud de seguros de dafios, es un ingreso
no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, el contribuyente debe demostrar dentro del plazo
que sefiala el reglamento, la inversion de la totalidad de la indemnizacién en la adquisicion de bienes iguales o semejantes a los
que eran objeto de seguro.

Las indemnizaciones obtenidas por concepto de seguros de lucro cesante, constituyen renta gravable.
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proesoicsr AVISO DE CONFIDENCIALIDAD****#xwwesswisx Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene caracter
estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si
Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusién, distribucion o copiado de esta comunicacion esta
terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicacién por error, por favor borre el correo de su computador e informe
al remitente sobre el error en el envio y la destruccién del correo. El receptor debera verificar posibles virus u otros defectos
informaticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos Y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por
dafios derivados del uso de este mensaje.
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mensaje incluyendo sus anexos, tiene caracter estriccamente confidencial y reservado. No
puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no
es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusién, distribucién o copiado
de esta comunicacion esta terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicacién
por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en
el envio y la destrucciéon del correo. El receptor debera verificar posibles virus u otros defectos
informaticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI
SEGUROS no se hace responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.

Maria Camila Salazar Ospina
Especialista en Gerencia de Construcciones- Pontificia Universidad Javeriana
Arquitecta- Universidad Nacional

Cel: 3206747972
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