13/8/24, 8:14 a.m.

Administracién Siniestros

De: Porras Baron, Carlos Esteban

Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2022 1:54 p. m.

Para: William Leonardo Ramirez Moreno; Torres Velasquez, Edward Yesid
CC: César Torres Herrera; Jimenez, Manuel

Asunto: RE: SINIESTRO MAIZ - HDI POLIZA 8-BOG-6-30

Datos adjuntos: Oficio Asegurado.pdf

Importancia: Alta

Apreciados un buen dia;

Amablemente damos acuse de recibo de los documentos allegados. Procederemos con el ajuste de reserva
que de acuerdo al cuadro de liquidacion el valor a indemnizar corresponderia a COP$37.142.148,85 neta de
deducible (agradecemos nos confirmen ello) Ahora bien; el asegurado el dia de hoy a allegado la siguiente
comunicacion, respecto de la inspeccion que tuvo lugar la semana anterior. Agradeceriamos por favor sus
instrucciones antes de proceder con la presentacién de cifras, respecto del oficio

Cordialmente
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CONFIDENCIALIDA Dk skt xokfoiokxk 4% Este mensaje incluyendo sus
anexos, tiene caracter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni
divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario
intencional, se le informa que cualquier uso, difusion, distribucion o copiado de esta
comunicacion esta terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicacion por
error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en
el envio y la destruccion del correo. El receptor debera verificar posibles virus u otros
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defectos informaticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto,
HDI SEGUROS no se hace responsable por dafos derivados del uso de este mensaje.

From: William Leonardo Ramirez Moreno <wl.ramirez@agroserviciosco.com.co>

Sent: Thursday, March 10, 2022 12:03 PM

To: Porras Baron, Carlos Esteban <Carlos.Porras@hdi.com.co>; Torres Velasquez, Edward Yesid
<Edward.Torres@hdi.com.co>

Cc: César Torres Herrera <ctorres@agroserviciosco.com.co>; Jimenez, Manuel
<Manuel.Jimenez@hdi.com.co>

Subject: RV: SINIESTRO MAIZ - HDI POLIZA 8-BOG-6-30

Estimados buenos dias,

Respecto al caso en asunto, me permito transmitirle a Uds., las apreciaciones del Ing.
Alexander Arias, quién dio atenciéon en campo:

Adjuntos:

e Registros fotograficos de las evidencias encontradas en campo

e Cuadro de liquidacion para su consideracion

e Actas de ajuste.
“El muestreo se realizo reconociendo los lotes y dreas mds afectadas, con muestreos de
10 ML cada uno y pesando las mazorcas buenas y descartando las malas o afectadas con
participacion de sefior participacion del Sr German Viveros; y asi proceder a los
pesajes. Se hace claridad que el cultivo de maiz de la finca la Herminia presento la
afectacion por vientos el dia 23 de febrero del presente afio; el apoderado sr Manuel
Salazar padre de la Asequrada manifiesta que en esa semana iban a cosechar ya que el
maiz estaba apunto; pero por el siniestro de vientos y las continuas lluvias se aplazd la
cosecha. Al momento de la inspeccion en lote se evidencian los efectos del viento en el
cultivo, ademds que el dafio fue colateral ya que la humedad prolifera la germinacion y
dafio de la mazorca que estaba en el suelo. encontrando que el lote 3 de 8,9 has fue el
mds afectado en drea, luego el lote 2 y lote 1, y el lote 4 no tuvo mayor drea afectada con
los vientos. En las fotos se evidencian dreas sin mayor afectacion, en donde se evidencio
que el cultivo se encontraba erguido; se encontraron mazorcas agobiadas, con buen
llenado de grano sin afectaciones fitosanitarias y grano con buen desarrollo morfoldgico y
humedad del 18,3%. Adicional se constato que las condiciones de suelo eran apropiadas
para adelantar labores de recoleccion.

Es importante resaltar que el padre de la asequrada se nego a firmar dado que sus
pretensiones se basan en que va incurrir en costos de $120M por conceptos de secado y el
transporte del maiz, situaciones que no estdn incluidas en los efectos o dafios estipulados
para los riesgos avisados dentro del contrato de sequro. También cabe resaltar que segtn
lo manifiesta la persona que atiende la visita, el cultivo es propiedad del padre de la
asegurada y no de esta.”

Gracias y quedo atento.
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Cordialmente,

I.A. William Leonardo Ramirez Moreno
Gerente Técnico

Proteccion Agropecuaria de Colombia SAS
Carrera 112 # 942 — 31. Of. 301

Bogota - Colombia
wl.ramirez@agroserviciosco.com.co

Tel.: +571 7021612

Cel: +57 3123414229

Por favor piensa en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje..

Enviado desde Correo para Windows

De: William Leonardo Ramirez Moreno <wl.ramirez@agroserviciosco.com.co>

Enviado: martes, 8 de marzo de 2022 9:06

Para: Alexander Arias <tec.armenia@tecnicosagropecuarios.com>; Sirleny Arbelaez Espinel
<armenia@agroserviciosco.com.co>

Cc: Luis Mendez <tec.villavicencio@tecnicosagropecuarios.com>; César Torres Herrera
<ctorres@agroserviciosco.com.co>

Asunto: RE: SINIESTRO MAIZ - HDI POLIZA 8-BOG-6-30

Buen dia,
De acuerdo con la reunién, agradeceré por favor me envien:

e Liquidacion

e  Registro fotografico con evidencias relevantes (Personas que atendieron la inspeccién,
danos representativos, etc)

e  Concepto técnico de la situacion evidenciada en campo.

Gracias y quedo atento.

Cordialmente,

I.A. William Leonardo Ramirez Moreno

Gerente Técnico
Proteccion Agropecuaria de Colombia SAS

Carrera 112 # 942 — 31. Of. 301
Bogota - Colombia
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wl.ramirez@agroserviciosco.com.co
Tel.: +571 7021612

Cel: +57 3123414229

Por favor piensa en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje..

Enviado desde Correo para Windows

De: Alexander Arias <tec.armenia@tecnicosagropecuarios.com>

Enviado: Monday, March 7, 2022 9:26:23 AM

Para: César Torres Herrera <ctorres@agroserviciosco.com.co>; William Leonardo Ramirez
Moreno <wl.ramirez@agroserviciosco.com.co>

Cc: Sirleny Arbelaez Espinel <armenia@agroserviciosco.com.co>; Luis Mendez
<tec.villavicencio@tecnicosagropecuarios.com>

Asunto: SINIESTRO MAIZ - HDI POLIZA 8-BOG-6-30

Buen dia

Quiero compartirles la situacién atipica que se presenté en la atencién del presente
siniestro donde la asegurada se niega afirmar.

El apoderado o autorizado por la asegura, manifiesta que el siniestro se presentod por
vientos el dia 23 de febrero 2022; semana o dia en la cual iban a empezar cosecha,
posterior al siniestro por vientos en los siguientes dias (24,25,26,27) de febrero
manifiesta que se presentaron lluvias de 25 mm dia en Promedio por dia, y por ello no
pudo cosechar en la vigencia de la péliza.

Al momento de la inspeccidn en campo se observa la afectacién inicial por vientos en
compaiiia del autorizado Sr German administrador del cultivo, encontrando sectores
acamados, tallos fracturados y mazorcas en contacto con el suelo; sin embargo se
procedid a recorrer e identificar las areas y zonas afectadas de cada lote; encontrando
efectivamente mazorcas en contacto con el suelo en proceso de germinacidny
pudricién, pero también identificando las dreas y lotes con mayor y menor afectacion,
encontrando mazorcas en el suelo y en plantas erguidas en dptimas condiciones con
humedades del 18%.

Quiero aclarar que los lotes se intervinieron a las 10 am y se terminaron de inspeccionar
12:45 donde se realizd un ajusto lo mas representativo y justo con lo encontrado en
campo en 5 muestreos por lote y apoyo de imagen area (Dron) para identicar con mayor
precisidn sectores y areas afectadas y estables.

El Sr Manuel Salazar apoderado de la Asegurada manifiesta que el siniestro es muy
grande y preocupante por lo que se puede seguir presentando a la fecha con las lluvias
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continuas en la zona, por lo que se le aclara que la vigencia vencié el 27 de febrero; razén
por la que no firmaron las actas y manifestaron anexar carta para descargar sus
argumentos a la situacidn presentada.

Cordial Saludo,

Alexander Arias Cardona

Oficina Armenia - Quindio
Protecciéon Agropecuaria de Colombia SAS

Atencion Técnica y Comercial
Avenida Bolivar No.8 Norte 67 Hotel Armenia . 4to Piso Of. 416

tec.armenia@tecnicosagropecuarios.com

Tel.: +576 7359451

Cel: +57 3152837968 - 3174852578

CONFIDENCIALIDA Dk stk sk sk foickxok 4 Este mensaje incluyendo sus
anexos, tiene caracter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni
divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario
intencional, se le informa que cualquier uso, difusion, distribucion o copiado de esta
comunicacion esta terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicacion por
error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en
el envio y la destruccion del correo. El receptor debera verificar posibles virus u otros
defectos informaticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto,
HDI SEGUROS no se hace responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.
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