
De:                                              Porras Baron, Carlos Esteban
Enviado el:                               lunes, 7 de marzo de 2022 1:28 p. m.
Para:                                           ipereira.generales; Roa Yopasa, Mery Bibiana
Asunto:                                     FW: AVISO RAD 5890 // Sntro 20001  // póliza 4000001 Agricola

Garantía de Producción // Asegurado Maria Camila Salazar Ospina //
Sucursal Pereira // DOL 23/02/2022 // Finca La Herminia Lotes 1,2,3 y
4 // VIG 01/12/2021 al 27/02/2022

Datos adjuntos:                     fd7e0ab1-1d02-4cd6-a590-36c80a15b485.pdf; d9077d2a-b1e6-4ae7-
ac78-4ebd786a6ab3.pdf; 43bb17d5-29b9-4c37-85ae-
f779b53f8c92.pdf

 
Importancia:                           Alta
 
Apreciads buen día
 
Agradezco por favor su ayuda, cargando este aviso de siniestro a un nuevo radicado en gestor, los datos
son:
 
Póliza 4000001
Ramo Agricola Garantía de Producción
Siniestro 20001
Asegurado Maria Camila Salazar Ospina //
Sucursal Pereira //
DOL 23/02/2022
Finca La Herminia Lotes 1,2,3 y 4
Hechos Amablemente damos aviso de siniestro que afecta la póliza 4000001 del asegurado Maria Camila
Salazar Ospina, en el que al parecer sufre daños en los cultivos asegurados el día 27 de febrero de 2022
como consecuencia de vientos fuertes en el sector. Sobre el particular hemos procedido con carga de
siniestro el cual aportaremos identificación en correo subsiquiente.
 
Ahora bien, agradecemos tus amables instrucciones frente a la atención del evento, la manera en que este
será atendido (programación de inspección, ajuste, y reserva) con el ánimo de atender de manera
satisfactoria y oportuna el reclamo. Quedamos atentos a tus amables instrucciones y en espera de tus
comentarios.
 
Cordialmente,

Logo
principal

Esteban Porras |Analista Senior de Indemnizaciones Generales|
Indemnizaciones de Seguros Generales I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13, Piso 2 I Bogotá, D.C., Colombia
PBX: +(57+601) 346 88 88 – Ext 54220 - Celular 321 9902956
Correo Electrónico: ibogota.generales@hdi.com.co
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***********************AVISO DE
CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus
anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni
divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario
intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por
error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en
el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros
defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto,
HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
 
From: Porras Baron, Carlos Esteban
Sent: Monday, February 28, 2022 4:38 PM
To: ctorres@agroserviciosco.com.co
Cc: Rodriguez Sanchez, Ivan Enrique <Ivan.Rodriguez@hdi.com.co>; Gomez Jimenez, David
<David.Gomez@hdi.com.co>; Roa Yopasa, Mery Bibiana <Mery.Roa@hdi.com.co>;
ibogota.generales <ibogota.generales@hdi.com.co>; wl.ramirez@agroserviciosco.com.co;
d.illescas1@proagroseguros.com.mx; Torres Velasquez, Edward Yesid
<Edward.Torres@hdi.com.co>
Subject: AVISO RAD 5890 // Sntro pendiente // póliza 4000001 Agricola Garantía de Producción //
Asegurado Maria Camila Salazar Ospina // Sucursal Pereira // DOL 23/02/2022 // Finca La
Herminia Lotes 1,2,3 y 4 // VIG 01/12/2021 al 27/02/2022
Importance: High
 
Apreciado César, buen día;
 
Amablemente damos aviso de siniestro que afecta la póliza 4000001 del asegurado Maria Camila Salazar
Ospina, en el que al parecer sufre daños en los cultivos asegurados el día 27 de febrero de 2022 como
consecuencia de vientos fuertes en el sector. Sobre el particular hemos procedido con carga de siniestro el
cual aportaremos identificación en correo subsiquiente.
 
Ahora bien, agradecemos tus amables instrucciones frente a la atención del evento, la manera en que este
será atendido (programación de inspección, ajuste, y reserva) con el ánimo de atender de manera
satisfactoria y oportuna el reclamo. Quedamos atentos a tus amables instrucciones y en espera de tus
comentarios.
 
En adjunto, remitimos copia de la póliza, carta de reclamo y registro fotográfico
 
Cordialmente,
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***********************AVISO DE
CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus
anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni
divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario
intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por
error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en
el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros
defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto,
HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
 
***********************AVISO DE
CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus
anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni
divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario
intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por
error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en
el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros
defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto,
HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
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