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RV: PLACA: SNR040 MERCEDES DEL SOCORRO SANTACRUZ PINTA PENDIENTE 00 CIVIL N/A
NARIÑO PASTO [#SR-13391]

Desde Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Fecha Lun 3/03/2025 10:00
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Chicos. 

Cordial saludo, 

Porfa me ayudan cargando al CT, muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Cifuentes Lozano, Juliana <juliana.cifuentes@hdiseguros.com.co>
Enviado: lunes, 3 de marzo de 2025 9:16
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Quintero Angarita, Kira Karolina
<kira.quintero@hdiseguros.com.co>; helpdesk@litigioshdiseguros.freshservice.com
<helpdesk@litigioshdiseguros.freshservice.com>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Daniel
Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>
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Asunto: RE: PLACA: SNR040 MERCEDES DEL SOCORRO SANTACRUZ PINTA PENDIENTE 00 CIVIL N/A NARIÑO PASTO
[#SR-13391]
 
Juan Pablo buen dia
 
 
Me permito autorizar 50.000.000 con el fin de realizar un nuevo ofrecimiento.
 
 
Quedo atenta
 
 
Cordialmente,
 
Juliana Cifuentes Lozano
Abogada de Litigios
Gerencia Legal
+601 3103300
Calle 72 No. 10 - 07 Piso 7° / Bogotá, Colombia
www.hdiseguros.com.co
 

 
 
 
De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 24 de febrero de 2025 06:29 a. m.
Para: Quintero Angarita, Kira Karolina <kira.quintero@hdiseguros.com.co>; Cifuentes Lozano, Juliana
<juliana.cifuentes@hdiseguros.com.co>; helpdesk@litigioshdiseguros.freshservice.com
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Daniel
Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>
Asunto: RV: PLACA: SNR040 MERCEDES DEL SOCORRO SANTACRUZ PINTA PENDIENTE 00 CIVIL N/A NARIÑO PASTO
[#SR-13391]
 
Estimadas, 
Doctoras. 
 
Cordial saludo, 
 
En atención al proceso de la referencia, nos permitimos indiciarles que, dadas sus
instrucciones, realizamos distintos acercamientos con la apoderada de la demandante antes
de que se celebre la audiencia inicial, la cual nos indicó que solo conciliara el proceso por el
50% de las pretensiones, esto es equivalente a la suma de $84.864.558. 
 
Conforme a lo anterior, quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios. 
 
Cordialmente, 
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JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO
 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Litigios HDI <helpdesk@litigioshdiseguros.freshservice.com>
Enviado: jueves, 23 de enero de 2025 16:12
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Valeria
González Franco <vgonzalezgha@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abarongha@gha.com.co>;
danna.castillo@hdiseguros.com.co <danna.castillo@hdiseguros.com.co>
Asunto: Re: PLACA: SNR040 MERCEDES DEL SOCORRO SANTACRUZ PINTA PENDIENTE 00 CIVIL N/A NARIÑO PASTO
[#SR-13391]
 

No suele recibir correo electrónico de helpdesk@litigioshdiseguros.freshservice.com. Por
qué es esto importante

Estimados doctores 
 
Para este proceso se le autoriza una suma de 24 millones para conciliar. 
 
Quedo atenta, 
 
Cordialmente 
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 Kira Karolina Quintero Angarita
 Abogada de Litigios 
 Gerencia Legal 
  
  +57310 3300 Ext 1601527
  Dirección oficina, Ciudad - Colombia
  https://www.libertyseguros.co

Activado Lun., 23 Dic., 2024 10:30 AM , GUSTAVO ALBERTO <gherrera@gha.com.co> escribió:
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024: 
 
Informe radicación contestación a la demanda y al llamamiento en garantía. 

 
[#SR-13391]:391588:fs

Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder
fuera de tu horario laboral.
___________________________________________________________________________

Somos HDI Seguros, parte de uno de los grupos asegurados más importantes a nivel mundial. Este
correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información privilegiada.
Si no eres el destinatario, te notificamos que cualquier distribución, uso o copia de la misma está
estrictamente prohibida.
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