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De: Valentina Orozco Arce <vorozco@gha.com.co>
Enviado: martes, 23 de julio de 2024 13:02
Para: Oscar.Rodriguez@hdi.com.co <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>
Cc: Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>; Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>
Asunto: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYACÁ G19 || 1380-37-2016, FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE vs CONSORCIO BOYCÁ G19,
BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ, INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, HDI
 
Estimado Dr. Oscar,

Cordial saludo,

En atención a la conversación sostenida, en la cual se precisó que la reclamación fue remitida en copia a la compañía por el señor Jhon Jairo Hernán el día 01/07/2024 (festivo),
se tiene entonces que se entiende recibida el día 02/07 y, por tanto, el término para contestar vence hoy 23/07.

Se precisa igualmente que, la reclamación no se encuentra dirigida a HDI SEGUROS S.A. ni se hace alusión o se pretende la afectación del contrato de seguro, por lo tanto,
conforme con la conversación sostenida, se procedió a contestar sin realizar alusión alguna frente a la póliza de seguro. 

Se adjunta respuesta a la reclamación en formato Word para que la compañía proceda a imponer el membrete y firma correspondiente y sea remitida la misma al peticionario.

Cualquier inquietud adicional, quedamos atentos. 

Cordialmente, 

Valentina Orozco Arce
Abogada Sénior I

Email: vorozco@gha.com.co |  322 859 4770

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

From: Rodriguez Celis, Oscar David <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>
Sent: Thursday, July 18, 2024 7:22:44 AM
To: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Subject: RE: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYACÁ G19 || 1380-37-2016, FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE vs CONSORCIO BOYCÁ G19,
BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ, INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, HDI
 
Buen día Dr. Gustavo,
 
Amablemente, nos permitimos informar que hemos recibido una nueva reclamación para el contrato en asunto, nos pueden colaborar con la proforma de
respuesta.
 
Kind regards,
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Cordialmente,
 

  OSCAR DAVID RODRIGUEZ CELIS
  Analista Senior de Indemnizaciones de Seguros Generales y
Patrimoniales
 
   Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
   PBX: +(57) 601 604 5050 – Ext: 52131
   Cel: 321 990 2956
     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

   Oscar.Rodriguez@hdi.com.co
   www.hdi.com.co

 
 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2024 2:07 p. m.
Para: Rodriguez Celis, Oscar David <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Diana.RodriguezA@libertyseguros.co;
Maria.Ortiz@libertyseguros.co; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYACÁ G19 || 1380-37-2016, FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE vs CONSORCIO BOYCÁ G19,
BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ, INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, HDI
 
Apreciado Dr Oscar, reciba un cordial saludo, 
 
De conformidad con su solicitud, amablemente nos permitimos informar que, la fecha de ocurrencia del siniestro es el 20 de mayo del 2022, pues es la fecha de
terminació n de cada contrato. 
 
Quedamos atentos ante cualquier duda y/o requerimiento adicional. 
 
Cordialmente, 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     
 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Rodriguez Celis, Oscar David <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 12:48
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Ortiz, Maria <Maria.Ortiz@libertyseguros.co>; RODRIGUEZ, DIANA <Diana.RodriguezA@libertyseguros.co>
Asunto: RE: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYACÁ G19 || 1380-37-2016, FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE vs CONSORCIO BOYCÁ G19,
BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ, INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, HDI
 
Buen día respetada Mayerly,
 
Muchas gracias por la información; no obstante, nos puedes precisar la fecha de ocurrencia del siniestro, entiendo como tal la fecha en la que se generó el
incumplimiento de los contratos.
 
Kind regards,
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Cordialmente,
 

  OSCAR DAVID RODRIGUEZ CELIS
  Analista Senior de Indemnizaciones de Seguros Generales y
Patrimoniales
 
   Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
   PBX: +(57) 601 604 5050 – Ext: 52131
   Cel: 321 990 2956
     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

   Oscar.Rodriguez@hdi.com.co
   www.hdi.com.co

 
 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 26 de abril de 2024 3:52 p. m.
Para: Rodriguez Celis, Oscar David <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>; Ladino Casas, Javier Felipe <Javier.Ladino@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Asunto: RV: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYACÁ G19 || 1380-37-2016, FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE vs CONSORCIO BOYCÁ G19,
BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ, INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, HDI
 
Apreciados doctores, reciban un cordial saludo,

 

De conformidad con su solicitud, amablemente nos permitimos adjuntar nuevamente el Excel con la liquidació n respectiva, relacionándose la pó liza a afectar en cada
uno de los acuerdos.

 

Quedamos atentos ante cualquier duda y/o inquietud adicional.

 

Cordialmente,  

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Rodriguez Celis, Oscar David <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>
Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 11:10
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Ladino Casas, Javier Felipe <Javier.Ladino@hdi.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Asunto: RE: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYACÁ G19 || 1380-37-2016, FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE vs CONSORCIO BOYCÁ G19,
BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ, INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, HDI
 
Buen día respetada Mayerly,
 
Muchas gracias por la información suministrada; ahora bien, dado lo acordado en la reunión nos puedes colaborar con los números de póliza que afectan cada
uno de los acuerdos mencionados en la base adjunta, con el fin de poder afectar cada una de la pólizas reclamadas.
 
Kind regards,
 
Cordialmente,
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  OSCAR DAVID RODRIGUEZ CELIS
  Analista Senior de Indemnizaciones de Seguros Generales y
Patrimoniales
 
   Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
   PBX: +(57) 601 604 5050 – Ext: 52131
   Cel: 321 990 2956
     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

   Oscar.Rodriguez@hdi.com.co
   www.hdi.com.co

 
 
 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 22 de abril de 2024 9:02 a. m.
Para: Rodriguez Celis, Oscar David <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>; Ladino Casas, Javier Felipe <Javier.Ladino@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Asunto: RV: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYACÁ G19 || 1380-37-2016, FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE vs CONSORCIO BOYCÁ G19,
BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ, INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, HDI
 
Buenos días apreciados doctores, reciban un cordial saludo,
 
Conforme con los compromisos establecidos en nuestra reunió n, remitimos el informe correspondiente al proceso del Consorcio Boyacá  G19. Actualmente, estamos a la
espera del pronunciamiento del Comité  Fiduciario sobre los descargos presentados. Además, adjuntamos la calificació n de la contingencia y liquidació n objetiva del
proceso conforme con los té rminos acordados:
 
Calificación: La contingencia del proceso de incumplimiento contractual promovido por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
en contra del CONSORCIO BOYACÁ  G19, es eventual.
 
Si bien es cierto el FFIE no es competente para adelantar el proceso sancionatorio regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 toda vez que se rige exclusivamente
por las normas del derecho privado. También es posible que el Fondo no acoja este argumento y decida seguir adelante con el trámite de sanció n.
 
En este ú ltimo caso se advierte que las pó lizas de cumplimiento vinculadas a este asunto prestan cobertura temporal y material respecto a los hechos que dieron
origen al proceso. Frente a la cobertura temporal, se anota que el supuesto atraso en el cronograma de obra se materializó  en vigencia de las pó lizas. Sobre la
cobertura material se resalta que su objeto es garantizar los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista. Finalmente, se
agrega que hasta el momento dicho incumplimiento no está  demostrado, su declaratoria está  sujeta a las resultas del debate probatorio, donde entre otras cosas se
planteará n los siguientes argumentos de defensa: (i) la no ejecució n por sí sola no genera un perjuicio toda vez que las obras se llevaron a cabo con recursos del
contratista y por lo tanto lo que se dejó  de cumplir no le generó  una erogació n al contratante; (ii) durante las mesas de negociació n se planteó  por parte del
contratista la necesidad del ajuste de precios con ocasió n de la emergencia sanitaria causada por el COVID, sin embargo dicho ajuste no se concedió ; (iv) el
contratante demoró  el pago de varios hitos generando una dificultad a la continuidad de las obras, lo que inclusive podría derivar una agravació n del riesgo.
 
También es necesario señ alar que si el FFIE se abstiene de seguir adelante con el trámite de sanció n, esto no obstaría para que promueva acciones orientadas a obtener
la declaratoria de incumplimiento contractual como lo hizo a travé s del proceso de arbitraje que finalizó  por falta de pago de los honorarios de los á rbitros. En este
momento, el contratante podría iniciar el medio de control de controversias contractuales. La caducidad empezó  a correr desde diciembre de 2022, cuando
finalizaron las mesas de negociació n suscitadas entre las partes, de manera que se cumpliría en diciembre de 2024, con posibilidad de extenderse hasta el 2025,
pues al agotar el requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicció n de lo contencioso administrativa, se suspendería dicho té rmino hasta por 3 meses. En el
marco de una potencial demanda, encontramos que la contingencia seguiría siendo eventual por las razones expuestas atrá s.
 
Finalmente, comedidamente confirmamos que nos fue informado por parte del contratista que, descontada la retegarantía y los porcentajes de ejecució n de obra, habría
un saldo a su favor por má s de $1.000.000.000. En efecto, aclaramos que estamos procurando obtener informació n documentada al respecto para determinar con
precisió n la certeza de esos datos, sin embargo, resultaría indiciario de la situació n que el contratista anunció  una demanda en ese sentido, por lo que una vez la
conozcamos lo estaremos informando.
 
Liquidación: la liquidació n objetiva del proceso asciende a la suma de $1.449.827.797,96, los cuales se obtienen de la verificació n de porcentaje de inejecució n de
las obras y el valor asegurado, segú n los ú ltimos informes de interventoría enviado por la FFIE.

 

ACUERDOS  INSTITUCION EDUCATIVA
TERMINACIÓN DEL

CONTRATO 
VALOR CONTRATO

% DE
EJECUCIÓN

VALOR ASEGURADO
PORCENTAJE DE
INEJECUCIÓN

PERJU

406006
IE ALEJANDRO DE HUMBOLDT SEDE JOSE

JOAQUIN CASTRO MARTINEZ
20 DE MAYO DE

2022
7.293.746.277,00 93,6 $                     335.614.400,10 6,4           1.291.0

406007
IET INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE SEDE

PRINCIPAL
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     253.926.773,50 15                 20.9

406008
COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN

CASAS 
20 DE MAYO DE

2022
3.703.455.545,00 89,84 $                     370.345.554,50 10,16              733.5

406009 IE LAS MERCEDES 
20 DE MAYO DE

2022
4.448.626.593,00 84,06 $                     450.361.299,60 15,94           2.652.8

406010 SAN PEDRO CLAVER SEDE URBANA MIXTA 
20 DE MAYO DE

2022
4.503.076.249,00 85,29 $                     180.445.903,10 14,71              611.8

406012 IE JOSE CAYETANO VASQUEZ SEDE CEBADAL
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     188.500.526,50 15                   8.7

406013
IETI NACIONAL MARCO AURELIO BERNAL

DE GARAGOA 
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     119.727.671,80 15                 19.1

406014 JORGE ELIECER GAITAN SEDE PRINCIPAL
20 DE MAYO DE

2022
  10 $                     179.457.522,70 90 0

23/7/24, 14:39 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQALRKRRyPixFItXJowDrrLYM%3D 4/6

mailto:Oscar.Rodriguez@hdi.com.co
http://www.hdi.com.co/
mailto:mayala@gha.com.co
mailto:Oscar.Rodriguez@hdi.com.co
mailto:Javier.Ladino@hdi.com.co
mailto:informes@gha.com.co
mailto:ljurado@gha.com.co
mailto:srojas@gha.com.co
mailto:gherrera@gha.com.co
mailto:Lina.Lopez@hdi.com.co


Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de oscar.rodriguez@hdi.com.co. Por qué esto es importante

406016 ARMANDO SOLANO SEDE CENTRAL
20 DE MAYO DE

2022
  93,6 $                     257.192.887,00 6,4 0

406019 IET DE PANQUEBA 
20 DE MAYO DE

2022
4.756.836.892,00 86,81 $                     475.683.689,20 13,19              259.9

406021 IET NACIONALIZADO SAMACA 
20 DE MAYO DE

2022
  99,25 $                     266.194.525,60 0,75 0

406022 IE SAN LUIS DE GACENO 
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     259.432.670,40 15              960.3

406023 COLEGIO CASILDA ZAFRA 
20 DE MAYO DE

2022
  90,23 $                     297.410.974,50 9,77                 24.6

406025 IE ADOLFO MARIA JIMENEZ SEDE CENTRAL
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     218.670.360,50 15              112.3

406026 IE DIEGO TORRES SEDE PRIMARIA
20 DE MAYO DE

2022
3.164.429.006,00 82,62 $                     286.304.380,00 17,38           3.168.6

406029 IET INDUSTRIAL SEDE PRIMARIA
20 DE MAYO DE

2022
  89,5 $                     220.603.775,40 10,5 0

406030 IE DIVINO NIÑ O SEDE PRINCIPAL
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     369.614.026,50 15              802.7

406031 IET SAN MARTIN DE TOURS SEDE CENTRAL 
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                       50.447.817,80 15                 20.6

406032 IE TÉCNICO JOSÉ  MIGUEL SILVA PLAZAS 
20 DE MAYO DE

2022
2.912.692.532,00 73,2 $                     295.858.267,10 26,8           1.100.4

406034
IE INDALECIO VASQUEZ SEDE GENERAL

SANTANDER
20 DE MAYO DE

2022
                      

2.381.186.574,00
74,56 $                     231.969.297,50 25,44              799.0

406035 IE TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI 
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     138.293.987,60 15 0

406038
IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ

SEDE NUEVA
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     146.679.794,60 15                 37.7

406040 IE SILVESTRE ARENAS SEDE CENTRAL
20 DE MAYO DE

2022
  85 $                     241.904.332,30 15                 13.0

406045
IET NUESTRA SEÑ ORA DE MORCA SEDE

CENTRAL
20 DE MAYO DE

2022
  84,45 $                     198.880.036,20 15,55                   1.4

406046
IE POLITECNICO ALVARO GONZALEZ

SANTANA SEDE CENTRAL BACHILLERATO
20 DE MAYO DE

2022
  0%      

406047
IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ

SEDE PRINCIPAL
20 DE MAYO DE

2022
  85      

406059 IE EL CRUCERO SEDE PRINCIPAL
20 DE MAYO DE

2022
2.209.929.266,00 28,45 $                     214.943.387,70 71,55           1.040.4

Adjuntamos soporte.
 

Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o duda adicional.
 
Cordialmente,

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Rodriguez Celis, Oscar David <Oscar.Rodriguez@hdi.com.co>
Enviado: domingo, 21 de abril de 2024 20:30
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Cc: Ortiz, Maria <maria.ortiz@libertyseguros.co>; Ladino Casas, Javier Felipe <Javier.Ladino@hdi.com.co>
Asunto: ACTUALIZACIÓN CONSORCIO BOYCÁ G19
 

Buen día respetados Doctores.
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De acuerdo a nuestra reunión quedamos atentos al envió informe actualizado y la tabla de liquidación con las pólizas que corresponden a cada uno de los
acuerdos, esto con el fin de poder establecer y generar la reserva que corresponde a cada una de ellas.
 
Mil gracias¡¡
 
Kind regards,
 
Cordialmente,
 

  OSCAR DAVID RODRIGUEZ CELIS
  Analista Senior de Indemnizaciones de Seguros Generales y
Patrimoniales
 
   Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
   PBX: +(57) 601 604 5050 – Ext: 52131
   Cel: 321 990 2956
     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

   Oscar.Rodriguez@hdi.com.co
   www.hdi.com.co
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