
RE: APOYO ANALISIS POLIZA

Fernando Castañeda <Fernando.Castaneda@laequidadseguros.coop>
Lun 15/07/2024 12:22 PM
Para:​David Uribe <David.Uribe@laequidadseguros.coop>;​Hans Pinilla <Hans.Pinilla@laequidadseguros.coop>​
CC:​Luz Galindo <Luz.Galindo@laequidadseguros.coop>;​Lizeth Morgan <Lizeth.Morgan@laequidadseguros.coop>​

2 archivos adjuntos (1 MB)
AA006563_AA013351_1.pdf; POLIZA DE TODO RIESGO DANO MATERIAL.pdf;

Apreciado David.
 
Visto el caso y adjunto con la gerencia de producto, se pudo apreciar que la póliza no
detalla textos como lo indica el clausulado general del producto que para la vigencia
regia el contrato de seguro sin embargo la póliza cuenta con el amparo enunciado en
la caratula de la póliza que por lo visto en el sistema tiene un sublimite en cobertura
por $ 150.000.000.
 
En cuanto a si dentro del amparo de RC Patronal aplica o no cobertura,
recomendamos se revise la definición de empleado que se tenga en el código
sustantivo de trabajo y en la misma vía manejar la aplicabilidad si un empleado
temporal podría o no gozar el amparo.
 
Nota. Importante precisar que la cobertura del anexo opera única y exclusivamente
en exceso de las prestaciones previstas por las disposiciones previstas por las
disposiciones laborales, el seguro social obligatorio y cualquier otro seguro individual o
colectivo de los empleados o a su favor. Con las exclusiones que indica el clausulado.
 
Cordialmente,
 
 
Edwin Fernando Castañeda Barrera | Coordinador Técnico de Franquicias y
Delegaciones
(60-1)5922910 Ext. 1139|3183586923 –3023468041|Dirección Cll 100 No 9A–45|Horario de atención: 8:00
am - 5:00 pm fernando.castaneda@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop |
 Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
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responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: David Uribe <David.Uribe@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 10:17 a. m.
Para: Fernando Castañeda <Fernando.Castaneda@laequidadseguros.coop>; Hans Pinilla
<Hans.Pinilla@laequidadseguros.coop>
CC: Luz Galindo <Luz.Galindo@laequidadseguros.coop>; Lizeth Morgan <Lizeth.Morgan@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: APOYO ANALISIS POLIZA
 
Buen día para todos
 
Me podrían ayudar con esta póliza dado que esta demanda se vence la próxima semana y
debo proyectarla lo más pronto posible
 
Muchas gracias
 
 
Muchas gracias por su atención
 
 
Quedamos atentos a su amable respuesta y de antemano agradeciendo su colaboracion
 
 
Cordialmente,
 
 
Juan David Uribe Restrepo   | Abogado Distrito III – Agencia Cali
 ((57-2) 660 80 47 Ext. 3801 ) Celular y WhatsApp 310-832 40 97
|, Calle 26 norte # 6 N - 16| Horario de Atención: 8:00 a.m. a 12:00 pm – 1:00 pm a 5:00 p.m.
* David.Uribe@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
|Cali – Colombia

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: David Uribe
Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2024 1:14 p.m.
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Para: Fernando Castañeda <Fernando.Castaneda@laequidadseguros.coop>; Hans Pinilla
<Hans.Pinilla@laequidadseguros.coop>
CC: Luz Galindo <Luz.Galindo@laequidadseguros.coop>; Lizeth Morgan <Lizeth.Morgan@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: APOYO ANALISIS POLIZA
 
Buen día para todos
 
Sigo atento a la información que me puedan brindar de esta póliza, con el fin de dar contestación a la
demanda
 
 
Muchas gracias por su atención
 
 
Quedamos atentos a su amable respuesta y de antemano agradeciendo su colaboracion
 
 
Cordialmente,
 
 
Juan David Uribe Restrepo   | Abogado Distrito III – Agencia Cali
 ((57-2) 660 80 47 Ext. 3801 ) Celular y WhatsApp 310-832 40 97
|, Calle 26 norte # 6 N - 16| Horario de Atención: 8:00 a.m. a 12:00 pm – 1:00 pm a 5:00 p.m.
* David.Uribe@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
|Cali – Colombia

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Fernando Castañeda <Fernando.Castaneda@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 9 de julio de 2024 2:11 p.m.
Para: Hans Pinilla <Hans.Pinilla@laequidadseguros.coop>
CC: Luz Galindo <Luz.Galindo@laequidadseguros.coop>; David Uribe <David.Uribe@laequidadseguros.coop>;
Lizeth Morgan <Lizeth.Morgan@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: APOYO ANALISIS POLIZA
 
Buena tarde.
 
Gerente lo que nos pueda dar como concepto sobre el escenario escrito y si da lugar o no a la
cobertura en RCE (PLO) por afectación en el amparo de RC Patronal  nos dice por fa.
Trascribo:
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“es un caso de un trabajador temporal el cual es contratado por el asegurado y lo envía a otra
empresa donde sufre un accidente, siendo así están pidiendo indemnización por RCE”.
 
Cordialmente,
 
 
Edwin Fernando Castañeda Barrera | Coordinador Técnico de Franquicias y
Delegaciones
(60-1)5922910 Ext. 1139|3183586923 –3023468041|Dirección Cll 100 No 9A–45|Horario de atención: 8:00
am - 5:00 pm fernando.castaneda@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop |
 Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: Fernando Castañeda
Enviado el: lunes, 8 de julio de 2024 10:21 a. m.
Para: Hans Pinilla <Hans.Pinilla@laequidadseguros.coop>
CC: Luz Galindo <Luz.Galindo@laequidadseguros.coop>; David Uribe <David.Uribe@laequidadseguros.coop>;
Lizeth Morgan <Lizeth.Morgan@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: APOYO ANALISIS POLIZA
 
Buen día.
 
Gerente este es el caso que le comenté hace un momento en la oficina.  En el planteamiento
del ejemplo práctico me equivoque, la figura es esta:
 
“es un caso de un trabajador temporal el cual es contratado por el asegurado y lo envía a otra
empresa donde sufre un accidente, siendo así están pidiendo indemnización por RCE”.
 
 
En su orden gerente, ¿habría afectación por RCE PLO, en la cobertura de RC Patronal?
 
 
Cordialmente,
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Edwin Fernando Castañeda Barrera | Coordinador Técnico de Franquicias y
Delegaciones
(60-1)5922910 Ext. 1139|3183586923 –3023468041|Dirección Cll 100 No 9A–45|Horario de atención: 8:00
am - 5:00 pm fernando.castaneda@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop |
 Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: David Uribe <David.Uribe@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2024 12:08 p. m.
Para: Fernando Castañeda <Fernando.Castaneda@laequidadseguros.coop>; Lizeth Morgan
<Lizeth.Morgan@laequidadseguros.coop>
CC: Luz Galindo <Luz.Galindo@laequidadseguros.coop>
Asunto: APOYO ANALISIS POLIZA
 
Buen día compañeros
 
Acudo a su amable ayuda en el sentido de saber las condiciones de la siguiente póliza que se
nos vincula a un proceso el cual es:
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Les comento el enredo, es un caso de un trabajador temporal el cual es contratado por el
asegurado y lo envía a otra empresa donde sufre un accidente, siendo así están pidiendo
indemnización por RCE.
 
Que pasa con esta póliza, no tengo seguridad que esta póliza aplique para trabajadores
temporales, si es así no se cual seria el valor asegurado, además que las ordenes no son
especificas.
 
En fin requiero de su mayor ayuda para entender esta póliza y cual seria la póliza que aplicaría
ya que la parte demandada solicito la vinculación con la caratula de la póliza mas no
especifica la orden.
 
De antemano muchísimas gracias
 

Muchas gracias por su atención

 

 

Quedamos atentos a su amable respuesta y de antemano agradeciendo su colaboracion
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Cordialmente,

 

 

Juan David Uribe Restrepo   | Abogado Distrito III – Agencia Cali

 ((57-2) 660 80 47 Ext. 3801 ) Celular y WhatsApp 310-832 40 97

|, Calle 26 norte # 6 N - 16| Horario de Atención: 8:00 a.m. a 12:00 pm – 1:00 pm a 5:00 p.m.

* David.Uribe@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop

|Cali – Colombia

 

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es
prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía
no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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