RV: SOPORTE PLANILLA PAGO PENSION OLGA MARIA MOLINA BENAVIDES

Juzgado 13 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j13lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 18/04/2024 9:35

Para:Aimara Angelica Leon Echeverry <aleone@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Derly Lorena Gamez Cardozo
<dgamezc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
PLANILLA SOPORTE DE PAGO PENSION OLGA MOLINA.pdf; scan.pdf;

Cordial Saludo;

De manera respetuosa me permito adjuntar, 2023-434

Atentamente,

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO

De: Gestion Humana Arte Frances <gestionhumana@artefrances.com>

Enviado: jueves, 18 de abril de 2024 9:25 a. m.

Para: Juzgado 13 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j13lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Angela Bougaud <angela.bougaud@artefrances.com>; Juan David Medina <jmedina@recamier.com>
Asunto: SOPORTE PLANILLA PAGO PENSION OLGA MARIA MOLINA BENAVIDES

No suele recibir correos electrénicos de gestionhumana@artefrances.com. Por qué esto es importante

Adjunto la planilla de pago de pensién correspondiente a la Sefiora Olga Maria Molina Benavides, para los
periodos especificados en la Sentencia del Proceso Judicial No. 2013-00907-00 (del 1 de julio de 2011 al 31 de
mayo de 2013).

También envio copia de la liquidacién realizada en la pagina de Colpensiones (Soyactuario).

Cordialmente,

Onery Yaneth Cardona Hincapie

Lider de Gestion Humana
gestionhumana@artefrances.com

Cel. 318 656 5997 PBX (2) 668 44 55 Ext. 114



https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:gestionhumana@artefrances.com

De: Gestion Humana Arte Frances

Enviado el: martes, 29 de agosto de 2023 4:41 p. m.

Para: Juzgado 13 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j13lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Angela Bougaud <angela.bougaud@artefrances.com>; Juan David Medina <jmedina@recamier.com>
Asunto: RE: LINK PROCESO 2013-907

Buenas tardes: Queremos informar que realizamos el pago de la liquidacion realizada por esta demanda y
adjuntamos el soporte del pago realizado al Banco Agrario.

Nos queda pendiente realizar el pago por el concepto de Cesantias ($3.348.259.85), que se hara directamente al
fondo de pensiones Colpensiones donde se encuentra afiliada la demandante Olga Maria Molina, de acuerdo a
certificacion enviada por su apoderada. Este pago se realizara tan pronto el fondo nos dé respuesta de cémo
realizar este pago, tan pronto tengamos el soporte serad enviado por este medio.

Agradecemos su amable atencién.

Cordialmente,

Onery Yaneth Cardona Hincapie
Lider de Gestion Humana

gestionhumana@artefrances.com
Cel. 318 656 5997 PBX (2) 668 44 55 Ext. 114
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De: Juzgado 13 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j13lIccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2023 9:39 a. m.

Para: Gestion Humana Arte Frances <gestionhumana@artefrances.com>

Asunto: LINK PROCESO 2013-907

Cordial Saludo;
De manera respetuosa me permito adjuntar, Link solicitado por el Dr. Juan david Medina.

[176001310501320130090700

Atentamente,

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacion de la Rama Judicial de Colombia. Si
no es el destinatario de este correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
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https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j13lccali_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eka0AgFEc1RBk4vW5VT6zw8BB_dqyYuHpdDgxmPAM8qSTg?e=whNddZ&xsdata=MDV8MDJ8YWxlb25lQGNlbmRvai5yYW1hanVkaWNpYWwuZ292LmNvfGEyOGMzZmUwZDQwNjQxZGEyYjA5MDhkYzVmYjRjZDBjfDYyMmNiYTk4ODBmODQxZjM4ZGY1OGViOTk5MDE1OThifDB8MHw2Mzg0OTA0NzczNDc1NjY1NTR8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjA9fDB8fHw%3d&sdata=akNTL292S0U1Zm5Xd0lHbjZadFNDN09DS25DTXhtamNuNkNCMlNHcDFGUT0%3d
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j13lccali_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eka0AgFEc1RBk4vW5VT6zw8BB_dqyYuHpdDgxmPAM8qSTg?e=whNddZ&xsdata=MDV8MDJ8YWxlb25lQGNlbmRvai5yYW1hanVkaWNpYWwuZ292LmNvfGEyOGMzZmUwZDQwNjQxZGEyYjA5MDhkYzVmYjRjZDBjfDYyMmNiYTk4ODBmODQxZjM4ZGY1OGViOTk5MDE1OThifDB8MHw2Mzg0OTA0NzczNDc1NjY1NTR8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjA9fDB8fHw%3d&sdata=akNTL292S0U1Zm5Xd0lHbjZadFNDN09DS25DTXhtamNuNkNCMlNHcDFGUT0%3d

eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrd usar su contenido, de
hacerlo podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las
que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacién de este
mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



ﬂ aportes Resumen General de Pago
en linea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
NIT 900378444 4 BELFRANCE SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES BELFRANCE SAS AV 6N 23DN 40 CALI-VALLE 6682298 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2011-07 2011-07 582570028 9465726712 Z 2024/04/30 2024/04/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $23,725,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. | Identificacion Nombres Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias 1BC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Dias 1BC Aporte

1 |cc 38553403 MOLINA OLGA 251410 0 $1,211,382 $23,725,300 0 $0 $0 0 0 S0 0 $0 sof o $0 $0
Total Afiliados( 1) $1,211,382 $23,725,300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

RESUMEN DE PAGO

CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR

INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $23,725,300 S0 S0 $23,725,300
OMISOS COLPENSIONES 251410 900,336,004 7 1 $23,725,300 S0 S0 $23,725,300
AL 1 $23,725,300 $0 $0 $23,725,300

2024/04/18 08:58 AM
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. Fecha de elaboracion:

@ SG_}‘BCfGa?iG ' ~ Entidad que elaboré;

~ Usuario que elabor6:

Liquidacion célculo actuarial por omision
Tipo de identificacion del aportante
Numero de identificacion del aportante

Nombre del aportante

Datos del afiliado a pagar
Tipo de identificacion del cotizante
Numero de identificacion del cotizante
Nombre del cotizante
Fecha de nacimiento
Género

Administradora de pensiones a pagar

Semanas antes de la omision

Referencia de pago 14212

l Peridos de omision

Fecha inicial de la omisién | Fecha final de Ia omision

NIT
900378444

BELFRANCE SAS

cC
38553403
OLGA MARIA MOLINA BENAVIDES

03/08/1981

FEMENINO

COLPENSIONES

319.57

1/07/2011 31/05/2013

1 Fechas limites proyectadas para pago

Pago primera fecha limite: 30/04/2024 (para pago dentro del horario bancario)

Subtotal
Valor aplicado a la cuenta

Valor no aplicado a la cuenta

Total a pagar

$ 23.725.300

$0
$0

$ 23.725.300

Pago segunda fecha limite: 31/05/2024 (para pago dentro del horario bancario)

Subtotal
Valor aplicado a la cuenta

Valor no aplicado a la cuenta

Total a pagar

$ 23.964.700

$0
$0

$ 23.964.700

“Despues de esta fecha, el calculo actuarial se desactualizara y se debera realizar una actualizacién antes de realizar el pago, por ende la clave no se podré usar.

Aclaraciones:
+ Este pago podra verlo reflejado en la historia laboral del afiliado, en un términe maximo de 90 dias.

* De ag:grda con el decreto 1296 de 2022 y anteriores, el calculo actuarial no contempla el pago de seguro previsional, por ende, no tiene cobertura de siniestros



