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REPORTE AUDIENCIA FALLIDA // AUD. 6 DE AGOSTO SINIESTRO: 131763484 CONCILIACION
EXTRAJUDICIAL - DANIEL ALBERTO GORDON RAMIREZ

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Jue 29/08/2024 10:40

Para:gina.garcia@allianz.co <gina.garcia@allianz.co>
CC:Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>;Facturacion <facturacion@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>

0 4 archivos adjuntos (747 KB)

2024050408 CONSTANCIA DE INASISTENCIA (1).pdf; 2024050408 CONSTANCIA DE INASISTENCIA.pdf; T-2024050408-5320460.pdf; T-
2024120950-5332847.pdf;

Apreciada Dra. Gina

Cordial saludo.

Comedidamente informamos que dentro del proceso referenciado en el asunto, asistimos a la
audiencia de conciliacion extrajudicial como apoderados de ALLIANZ SEGUROS S.A, en la cual se
surtieron las siguientes actuaciones:

Se nos permitio el ingreso a la sala, no obstante la conciliadora informo que el convocante no acuso
recibido, por lo que se dio la espera de 30 minutos para que ingresara a la misma, dado que la parte
actora no hizo presencia en la audiencia se le concedio el termino de 3 dias para que justificara su

inasistencia.

Pasado los 3 dias y al no obtener una justificacion, la conciliadora procede a levantar acta de
inasistencia y dar por terminado el tramite.

Adjuntamos soporte documental.

Cordialmente;

John Edwar Banguera Obando
Auxiliar Centro de Analisis de Informacién y Reportes
Email: jpanguera@gha.com.co | 310 657 8577

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi
como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico
y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no

devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia

del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained

herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sacristan Garzon, Sergio Luis (ALLIANZ COLOMBIA) <sergio.sacristan@externos.allianz.co>

Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 9:33

Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA)
<gina.garcia@allianz.co>; Ruiz Martinez, Martin Camilo (ALLIANZ COLOMBIA) <martin.ruiz@allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD INSTRUCCIONES // AUD. 6 DE AGOSTO SINIESTRO: 131763484 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL -
DANIEL ALBERTO GORDON RAMIREZ

Internal

Buen dia

Del caso en asunto te informo que

el vehiculo ingreso el 9 de abril al concesionario fue corregido y entregado a satisfaccion el 25 abril

Ofrecimiento no procede ya que el caso fue tramitado en taller autorizado por la compafiia y no como un arreglo directo
Valor total de la reparacién $ 6.093.551

Valor del deducible 1.276.000

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente,

Sergio Luis Sacristan Garzon

Perito | Vicepresidencia de Claims y Transformacién

Gerencia Indemnizaciones Autos

Allianz Colombia. Bogota. Colombia. Calle 13a No. 29-24
Ko (+57) 317 4232967
sergio.sacristan@externos.allianz.co

Allianz () |
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede
contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

From: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>

Sent: Tuesday, August 6, 2024 6:57 AM

To: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>; Ruiz Martinez, Martin Camilo (ALLIANZ
COLOMBIA) <martin.ruiz@allianz.co>; Munoz Estupinan, Cristian Felipe (ALLIANZ COLOMBIA)
<cristianf.munoz@allianz.co>; Sacristan Garzon, Sergio Luis (ALLIANZ COLOMBIA) <sergio.sacristan@externos.allianz.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>

Subject: RV: SOLICITUD INSTRUCCIONES // AUD. 6 DE AGOSTO SINIESTRO: 131763484 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL -
DANIEL ALBERTO GORDON RAMIREZ

Importance: High

Apreciados Doctores
Cordial saludo,

Agradezco el favor nos confirmen las instrucciones que debemos seguir en la audiencia programada
para el dia de hoy 06 de agosto del 2024. a las 11:00 a.m.

Quedo atento a sus comentarios.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Valeria Suarez Labrada

Abogada Junior

Email: vsuarez@gha.com.co | 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogoté - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or

non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the

infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as

its attachments.

De: Ruiz Martinez, Martin Camilo (ALLIANZ COLOMBIA) <martin.ruiz@allianz.co>

Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 16:12

Para: Munoz Estupinan, Cristian Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <cristianf.munoz@allianz.co>; Sacristan Garzon, Sergio Luis
(ALLIANZ COLOMBIA) <sergio.sacristan@externos.allianz.co>

Cc: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo
Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA)
<gina.garcia@allianz.co>

Asunto: RE: AUD. 6 DE AGOSTO SINIESTRO: 131763484 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - DANIEL ALBERTO GORDON
RAMIREZ

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electronicos de martin.ruiz@allianz.co. Por qué esto es

importante

Internal

Hola Checho,

Ayudanos a validar el estado del rin y como podemos concretar el ingreso y reparacién del vehiculo al taller
y nos cuentas antes del lunes medio dia.

Cordialmente,
Martin Camilo Ruiz Martinez

Analista Profesional | Gerencia de indemnizaciones autos
VP de Operaciones, Claims y Transformacion

Allianz Colombia. Bogota D.C.. Colombia. Carrera 13A — 29 — 24 Piso 16

t. (+57) 3156467535
< martin.ruiz@allianz.co

Allianz @) .

Ceartificada
COLOMBIA

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede
contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a

otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
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De: Munoz Estupinan, Cristian Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <cristianf.munoz@allianz.co>

Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2024 12:56 p. m.

Para: Ruiz Martinez, Martin Camilo (ALLIANZ COLOMBIA) <martin.ruiz@allianz.co>

CC: mkrodriguez@gha.com.co; informes@gha.com.co; GHERRERA@GHA.COM.CO; Garcia Quintero, Gina
Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>

Asunto: RV: AUD. 6 DE AGOSTO SINIESTRO: 131763484 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - DANIEL ALBERTO
GORDON RAMIREZ

Internal

Hola Martin
Por favor tu colaboracion con tus comentarios y/o instrucciones para el caso.
Cordialmente,

Cristian Felipe Muhoz Estupinan

Analista Cuentas Especiales | Motor
Vicepresidencia de Claims y Transformacién
Gerencia Indemnizaciones Autos

Allianz Colombia. Carrera 13 A # 29-24 Piso 16 Ala norte, Bogota D.C., Colombia
k. (+57)(318) 361 1365
> cristianf.munoz@allianz.co

Great

Place

To
afios Work.

e’
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede
contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a

otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

&4 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
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