
RV: AUDIENCIA REPROGRAMADA|| AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. RDO 055-2024.
SINIESTRO 10219153

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 21/08/2024 15:39
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

EXTRAJUDICIAL

De: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 14:48
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>
Asunto: AUDIENCIA REPROGRAMADA|| AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. RDO 055-2024. SINIESTRO 10219153
 
Cordial Saludo, 

De la manera más atenta nos permitimos informar que el día 20 de agosto de 2024 y de acuerdo a la asignación
que a bien tuvo realizarnos la compañía, se asistió a audiencia de conciliación extrajudicial ante el Centro de
Conciliación, de la Cámara de Comercio de Urabá. 

En representación de la compañía aseguradora asistió el suscrito profesional del Derecho, no obstante, las
partes convocantes no asistieron por sí a la audiencia, así como tampoco asistieron otros de los actores de la
parte convocada. 

En cuanto a los hechos que dieron origen a la Solicitud de Conciliación, se tiene que el día 09 de febrero de
2021 a las 8:!5 horas, el vehículo de placas SNY 699, tipo microbus, se vio inmerso en un accidente donde
también estuvo involucrado el señor Fabián Díaz Tapias, quien se movilizaba en su bicicleta.   El señor Díaz
Tapias fue remitido a la Clínica Urabá donde ingresó con un diagnóstico de Trauma en Hemicuerpo izquierdo
con diagnóstico de neumotorax izquierdo, fractura costales lineales no desplazadas en 4to, 5to, 6to, y FX de
escápula izquierda. 

Es de anotar que el señor Fabián Díaz Tapias recibió un dictamen de pérdida de capacidad laboral donde se le
reconoció un 32.85% de PCL. 

Las pretensiones de la demanda ascienden a un total de $717.343.070, discriminados en $624.000.000 por
daños inmateriales; que a su vez se clasifican en $312.000.000 por concepto de daño moral, y $312.000.000
por daño a la vida en relación; los perjuicios materiales ascienden a $93.343.070, a su vez clasificados en
$92.019.370 por concepto de lucro cesante consolidado/futuro, y $1.323.700 por concepto de daño
emergente. 

Aun con la comparecencia del suscrito profesional del Derecho como representante de Equidad Seguros O.C., y
de la apoderada de los convocantes, como quiera que no comparecieron otros actores, el Centro de
Conciliación optó por suspender la audiencia, y reprogramarla para que concurran todos los actores a la
misma.   Tan pronto se nos informe de la nueva fecha para celebrar la audiencia lo comunicaremos
oportunamente a la compañía. Es de anotar que la diligencia fue instalada con la comparecencia del suscrito y
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de la apoderada de la parte convocante, más no se llegó a hacer ningún ofrecimiento concreto o a fijar postura
por ninguna de las partes. 

Siempre cordial, 



gha.com.co

Juan Manuel Henao Gallego
Abogado Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 324 5833382
Emal: jhenao@gha.com.co

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, Bogotá
- Calle 69 # 4 - 48 Edificio Buró 69 Oficina 502

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments

De: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 8:11
Para: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: Indicaciones RV: CITACIÓN. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. RDO 055-2024. SINIESTRO 10219153
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Estimado Juan Manuel 
 
Cordial saludo, 
 
Comedidamente te remito las  instrucciones  para la  audiencia  del día 27 de noviembre de 2023 a las 10:30
a.m. En este caso la compañía manifiesta que debemos indicar que nos asiste ánimo conciliatorio. Máximo a
ofrecer $12.000.000. Tratemos de llegar a un acuerdo conciliatorio
 
 
Recuerda que los documentos en caso de conciliación (Equidad) son los siguientes: 

. Formato de conocimiento del cliente. 

. Formato de autorización pago indemnización. 

. Certificación bancaria de la cuenta bancaria del convocante y/o apoderado con facultad de recibir. 

. Cedula ampliada al 150% del convocante. 

. Desistimiento de la acción penal autenticado y radicado ante la Fiscalia General de la Nación, si es el caso. 

. Acta del acuerdo conciliatorio.

Plazo de pago: 20 días, contados a partir de la recepción física y electrónica de los documentos.   
Dirección Cali:  Av 6 a Bis # 35n-100 ofc 212, Centro empresarial Chipichape en la ciudad de Cali. 
Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co y tu correo corporativo.  
De igual forma puedes acceder a esta carpeta donde encontraras los formularios y documento en word con las
cláusulas del acuerdo.
 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.CD 
 
En la diligencia, recuerda seguir cada una de las recomendaciones contenidas en el manual de  audiencias
extrajudiciales y la instrucción exacta de la compañía. Ten en cuenta que no se hacen acuerdos parciales. Por
último, recuerda que si el abogado es quien va a recibir el pago verificar dentro del poder facultad de recibir.  
 
Una vez surtida la  audiencia, recuerda notificar a la Compañía al
correo  audiencias@laequidadseguros.coop  con copia a Ana Maria Baron <abaron@gha.com.co>;  Gustavo
Alberto Herrera Ávila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; y a mí. Por favor remitir
el informe en esta misma cadena de correos para guardar la trazabilidad del trámite, máximo al día siguiente de
su realización, si no tienes el acta o constancia, das alcance al correo cuando la tengas. 
 
Quedo atenta si tienes alguna duda. 
 
Cordialmente, 

Valeria Suarez Labrada
Abogada Junior

Email: vsuarez@gha.com.co |  315 577 6200

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 9:04
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: CITACIÓN. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. RDO 055-2024. SINIESTRO 10219153
 
Cordial saludos,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 20
de agosto de 2024, a las 09:00 hrs.
 
Siniestro 10219153
Caso OnBase: 122310
Fecha del siniestro: 9 de febrero de 2021
Fecha de aviso 15 de febrero de 2021
Póliza: AA022998
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: CONFORT OPORTUNO EMPRESA COOPERATIVA
Asegurado: BANCO DE BOGOTA SA
Prima: Ok
Placa: SNY699
Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: (100 SMMLV - $90.852.600)
Deducible RCE: 10% min $2.725.578
Pretensiones: $15.000.000
Rad: 050456099151202150277 Fiscalía 73 Local Turbo (Antioquia)
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Convocante:  JUAN CARLOS DÍAZ FUENTES, DUVERNEY DÍAZ NOVOA, YULEIDYS CALDERÓN HERNÁNDEZ,
 
Antecedente:
 
Según aviso del asegurado: "Iba en sentido Nueva colonia Rio grande, en
sentido contrario venia un miniván de la empresa Sotrauraba y atrás de ella
venia un turbito, la turbo intento adelantarse, pero el del miniván acelero y no
le dio espacio, el de la turbo me invadió todo el carril vi que estaba encima
frené y tiré el carro hacia la orilla y al hacerlo el señor FABIAN DIAZ TAPIAS,
identificado con cedula de ciudadanía N° 71.972.701 de Necoclí Antioquia, se
encontraba a orilla de carretera le pegué con el retrovisor en la parte superior del
hombro, inmediatamente me orillo para ver que le había sucedido al señor veo
que se sienta quitándose la bicicleta del cuerpo él me dice que la bicicleta lo
aporreo las costillas de inmediato lo llevo al hospital de apartado para que le
brindaran los primeros auxilios, dejo constancia que los demás vehículos se
fueron del Lugar el señor se encuentra en el hospital de apartado donde lo
están asistiendo."
 
Reclamo tercero Caso:122310
Apoderado: GEILER ANDRES MOSQUERA RAMIREZ
Lesionado: FABIAN DIAZ TAPIAS
Edad: 58 años
Lesiones: Fractura dos costillas, contusión del hombro y del brazo, fractura de
escapula izquierda
Dictamen de medicina legal: 55 días de incapacidad definitiva. Secuelas:

Perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente,
dado por la limitación marcada en los arcos del movimiento del hombro izquierdo.
Responsabilidad: Conforme a lo informado en el aviso se manejará como una
concurrencia de culpas, de cierta forma se puede evidenciar la imprudencia del
conductor asegurado, al maniobrar sin tener precaución de los demás actores
viales y, por otro lado, la invasión del carril por parte del tercero. No contamos con IPAT.
Conductor: SANTIAGO HERNADEZ OCHOA
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio. Máximo a ofrecer $12.000.000. Tratemos de llegar a un acuerdo
conciliatorio. Si es el caso se comunican conmigo.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Jazmin Mojica
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es
confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida
para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de
este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y
borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus
informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
De: audiencias
Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2024 3:54 p. m.
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>; GHA
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIÓN. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. RDO 055-2024. SINIESTRO 10219153
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada
para el 20 de agosto de 2024, a las 09:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la
atención de la misma.
 
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2024 3:27 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACIÓN. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. RDO 055-2024.
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De: Centro conciliacion y arbitraje <conciliacion.arbitraje@ccuraba.org.co>
Enviado el: miércoles, 31 de julio de 2024 10:20 a. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACIÓN. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. RDO 055-2024.
 
Buenos días, cordial saludo 
La abogada MARY ESTHER RODRIGUEZ ZAPATA, presento una solicitud de conciliación ante el Centro de
Conciliación de la Cámara de Comercio de Urabá, actuando como apoderada judicial de las siguientes
persona, FABIAN DÍAZ TAPIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.972.701, JUAN CARLOS DÍAZ
FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.257.203, DUVERNEY DÍAZ NOVOA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.147.957.658 y YULEIDYS CALDERÓN HERNÁNDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.128.014.050, quienes convocan a una audiencia de conciliación al señor SANTIAGO
HERNÁNDEZ OCHOA, CONFORT OPORTUNO EMPRESA COOPERATIVA, BANCO BOGOTÁ y LA EQUIDAD
SEGUROS DE VIDA; por lo anterior, el Centro de Conciliación ha programado la audiencia de conciliación para
el 20 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 9:00AM.
En acatamiento a la ley 2213 del 13 de junio de 2022, dando continuidad de los servicios de conciliación, arbitraje y otros
mecanismos de resolución de conflictos, se realizará la audiencia de manera virtual. El siguiente ENLACE es a través del
cual podrán conectarse a la audiencia de conciliación en la fecha y hora anteriormente mencionada, igualmente se les
envió invitación directa del programada Teams.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTI3ZjY4YmYtMWRiZC00NmMwLTgwYTUtOTg2OTQyNDA5OWE0%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22f95cffc3-5beb-4a00-983e-848e06a1eba7%22%2c%22Oid%22%3a%228395996b-ce52-
46cc-b28f-e7ec617f17cc%22%7d
 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS
-Citación
-Solicitud de conciliación y anexos
 
 
 
Cordialmente,

 

      

 
 
PAULA ANDREA CASTILLO MANCO
Centro de conciliacion y arbitraje
Cámara de Comercio de Urabá
Calle 104 # 101 - 15 - Barrio Velez
Apartadó-Antioquia-Colombia
Tlf: 8280184 ext 112 · Fax: 8283304
www.ccuraba.org.co
 
“Por una región sin fronteras” 
Lideramos el desarrollo empresarial
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https://www.youtube.com/user/ccuraba
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