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EXTRAJUDICIAL

De: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 5:33
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RV: ASIGNACION DE AUDIENCIA 22 AGOSTO 2024 RV: Indicaciones RV: AUDIENCIA-NI-410- E-2024-435531 / E-
2024-37863 siniestro 10296087
 
Buen día, 

El día 22 de agosto asistí en representación de La Equidad Seguros O.C a la audiencia de conciliación
extrajudicial en derecho. La parte convocante pretendía 1) el pago de $950.000 como reembolso del deducible
que asumió y 2) el pago de $18.352.438 por concepto de la reparación en que incurrió Liberty Seguros y
presuntamente por la cual se le aumentó la prima. 

La audiencia fracasó pues la Cooperativa de Transporte de Palmira, asegurada por La Equidad, previamente le
pagó el deducible al señor convocante, y porque no le asiste legitimación a este último para pretender el pago
que realizó su aseguradora. En ese orden de ideas, se levantó constancia de no acuerdo, la cual se adjunta a
este correo. 

Quedo atento. 

Cordialmente.

Nicolás Loaiza Segura
Gerente De Derecho Público

Email: nloaiza@gha.com.co |  301 429 6553
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 10:40
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: AUDIENCIA-NI-410- E-2024-435531 / E-2024-37863 siniestro 10296087
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 22
de agosto de 2024, a las 10:00 hrs.
 
Siniestro: 10296087
Caso OnBase: 197312
Fecha del siniestro: 28 de enero de 2024
Fecha de aviso: 21 de marzo de 2024
Póliza: AA054132
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 116
Tomador: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALMIRA COODETRANS PALMIRA
Asegurado: ORTEGA MELO MARIA GRACIELA
Prima: Ok
Placa: ZAP966
Amparos afectados: Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: 100SMMLV 2024 $130.000.000=
Deducible: 10% MINIMO 1SMMLV $1.300.000=
Pretensiones: $950.000=
RAD N/A
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Convocante:  JOSE WILMER MAJIN ERAZO
 
Antecedente:
 
QUIEN PRESENTA LA RECLAMACIÓN / JOSE WILMER MAJIN ERAZO
PLACA TERCERO LYR212
GACELA TERCERO PÓLIZA VIGENTE LIBERTY / AVISADO
IPAT NO          
"TRANSITO POR MI CARRIL, CUANDO DE PRONTO SIENTO UN GOLPE EN LA
PARTE POSTERIOR IZQUIERDA DEL VEHICULO OCASIONANDO DAÑOS MATERIALES
A AMBOS VEHICULOS. NO SE PRESENTO LESIONADOS"
NO SE EVIDENCIA RESPONSABILIDAD VH ASEGURADO
PRETENSIONES $950.000
DEDUCIBLE EQUIDAD $1.300.000=
 
ESTADO: OBJETADO X ABSORCION DEDUCIBLE Y NO ACREDITACION DE RC
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. Valor pretendido $950.000= es inferior al valor pactado como
deducible en la póliza $1.300.000=, así las cosas, no hay lugar a indemnización alguna bajo la presente póliza.
 ADICIONAL se requiere que demuestre que la causa de los daños que se reclaman son consecuencia de un
evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no está acreditado, toda vez que hasta la
fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al conductor del vehículo asegurado
o que apunte a concluir que en el momento de realizar la acción de conducir, infringiera norma alguna de
tránsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaído en negligencia, imprudencia o haya
sido producto de impericia.  Lo anterior guarda sustento legal en el artículo 1077 del Código de Comercio el
cual debe demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida.
 
Favor No permitir suspensiones ni aplazamiento, solicitar acta de no acuerdo.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Jazmin Mojica
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
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mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 
 
De: audiencias
Enviado el: jueves, 8 de agosto de 2024 5:11 p. m.
Para: GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; GHA
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA-NI-410- E-2024-435531 / E-2024-37863 siniestro 10296087
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada
para el 22 de agosto de 2024, a las 10:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la
atención de la misma.
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor

 
 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 8 de agosto de 2024 4:25 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: AUDIENCIA-NI-410- E-2024-435531 / E-2024-37863
 
 
 
De: Maria Sandra Arrubla Valencia <marrubla@procuraduria.gov.co>
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 1:24 p. m.
Para: jose.majin@outlook.com; kmunoz@serentia.co; info@coodetranspalmira.com; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: AUDIENCIA-NI-410- E-2024-435531 / E-2024-37863
 

Por favor hacer click en el enlace, el día y la hora de la audiencia.   22  de   AGOSTO DE 2024 
A LAS  10:00  AM .
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Cualquier inquietud comunicarse al correo electrónico  marrubla@procuraduria.gov.co  o al
teléfono celular    312-7764248, con el radicado # E-2024-435531 / E-2024-37863

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzZmMjgxMTQtY2IyMi00M2I0LWE1NDgtY2UzN2Q5MTljMTE3%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-
d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%2222b86111-8921-40c2-b41b-fc7eabcf76ff%22%7d

Join conversation
teams.microsoft.com

 
 

Maria Sandra Arrubla Valencia
Profesional Universitario  Gr17.
Centro De Conciliacion En Materia Civil Y Comercial - Cali
marrubla@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP:21141
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321
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