
RV: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI

Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Mié 28/08/2024 16:01
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​Valeria Ramírez Vargas <vramirez@gha.com.co>​

4 archivos adjuntos (2 MB)
AUTO 114 - EXP 1632.pdf; 3000470-0.pdf; 1021180_Póliza pendiente verificar.pdf; 1021180 RC.zip;

Hola equipo cad
 
Favor registrar esta correo en Case 23204
 
Gracias
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

 
De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2024 11:49 a. m.
Para: Valeria Ramírez Vargas <vramirez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Monica Liceth
Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI
 
Cordial saludo:
 
Dra. Valeria Ramírez:  De acuerdo con lo solicitado remito copia de la póliza con sus respectivos endosos y clausulado aplicable, en donde se evidencia
que, el porcentaje de participación de la compañía concuerda con el 30%, asimismo también con el ramo de Responsabilidad Civil Servidores Públicos.
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Atentamente,

 

De: Valeria Ramírez Vargas <vramirez@gha.com.co>
Enviado: lunes, 26 de agosto de 2024 15:42
Para: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Cc: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; jacosta@gha.com.co <jacosta@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar
<mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI
 
Buenas tardes Dr. Sebastián, espero que esté muy bien. 
 
Dr. Sebastián, amablemente le escribo porque requiero verificar una información con respecto a la Póliza vinculada en el proceso de responsabilidad
fiscal No. 1900.27.06.24.1632. 
 
En su momento, ustedes me remitieron la Póliza No. 300470, cuyo valor asegurado es de $120.000.000 y la distribución del coaseguro es: solidaria 32%,
Chubb 20%, Mapfre 19%, SBS 17% y previsora 12%. 
 
Resulta que, revisando con nuestro equipo, se evidenció que la Póliza registrada por la compañía en la plataforma Litisoft es la Póliza No. 1021180, la
cual, revisando con los datos que suministró la Contraloría de Santiago de Cali en el auto de apertura del proceso, tiene mayor coherencia que fuera esta
la Póliza vinculada por parte de previsora, ya que en ella se confirma que la participación del 30% y que la modalidad de cobertura que es claims made. 
 
Por lo anterior, solicito amablemente me pueda ayudar a verificar la información. 
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Adjunto el auto de apertura, la póliza No. 300470 (remitida por previsora) y la Póliza No. 1021180 (remitida por nosotros). 
 
Quedo atenta a su respuesta. 
 
Muchas gracias. 



gha.com.co

Valeria Ramirez Vargas
Abogada Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 321 7244863
Emal: vramirez@gha.com.co 

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, Bogotá
- Calle 69 # 4 - 48 Edificio Buró 69 Oficina 502

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este
Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 
 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado: jueves, 22 de agosto de 2024 17:44
Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Valeria Ramírez Vargas <vramirez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI
 

Buenas tardes

 

Adicional a la póliza enviada por Previsora, remito la póliza 1021180 que está registrada por la compañía en la plataforma Litisoft para que por favor verifiquen con
Previsora cual es la póliza correcta.

 

Gracias

 

 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2024 10:10 a. m.
Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RV: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI

 

23204

 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General

Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 5776200 

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 3795688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este
Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

 

De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 8:31
Para: JUAN CARLOS LOPEZ MENDOZA <juan.lopez@previsora.gov.co>
Cc: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; Valeria Ramírez Vargas <vramirez@gha.com.co>; Javier Andrés
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Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI

 

Cordial saludo: 

 

Estimado Juan López: agradecemos su colaboración, remitiéndonos el clausulado aplicable de la póliza N°3000460, ya que de acuerdo a la sucursal de
la expedición de la póliza ,este es el mismo de la aseguradora lider
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Atentamente,

 

De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 8:19
Para: Valeria Ramírez Vargas <vramirez@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co <jacosta@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI

 

Cordial saludo:

 

Dra. Valeria Ramirez: por favor revisar el correo anterior, en donde se detalla el motivo de la cancelación de la póliza solicitada.

 

Atentamente,
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De: JORGE MAURICIO ESTRADA CLAROS <jorge.estrada@previsora.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 14:54
Para: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Cc: LESLY CATALINA MEDINA <LESLY.MEDINA@PREVISORA.GOV.CO>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA <juan.rubio@previsora.gov.co>
Asunto: RE: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI

 

Buen  dia Apreciado Sebastian

 

Con la presente se remite paliza vigente del coaseguro  aceptado del Ramo de Manejo, informamos que la poliza de Manejo 3000460 fue cancelada dado a la
remisión por parte de la aseguradora líder.

 

 

Cordialmente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Enviado el: jueves 15 de agosto de 2024 10:48
Para: LESLY CATALINA MEDINA <LESLY.MEDINA@PREVISORA.GOV.CO>
CC: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; vramirez@gha.com.co; jacosta@gha.com.co; Gustavo Alberto
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Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI

 

Cordial saludo:

 

 

Estimada Lesly Catalina Media:  Agradecemos su colaboración indicándonos y remitiendonos  los clausulados de la póliza adjunta, además aclarandonos
si existe una nueva póliza emitida, después de la cancelación de la póliza solicitada N°3000460 y  los motivos de la cancelación de la misma.

 

 

Dra. Valeria Ramirez: De acuerdo con lo solicitado remito copia de la póliza con sus respectivos endosos:
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Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de vramirez@gha.com.co. Por qué esto es importante

 

Atentamente,

 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: Valeria Ramírez Vargas <vramirez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2024 9:26
Para: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Cc: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; jacosta@gha.com.co <jacosta@gha.com.co>
Asunto: REMISIÓN PÓLIZAS Y ANTECEDENTES LITISOFT 49444 RAD. 1900.27.06.24.1632 ENTIDAD AFECTADA: SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI

 

Buenos días Doctores, espero que se encuentren muy bien. 
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Amablemente remito los siguientes datos con la finalidad de obtener la póliza y antecedentes por parte de la compañía: 

 

NIT y Razón social del asegurado: 890.399.011-3 Distrito de Santiago de Cali 

Ramo: 13

Sucursal de expedición: No se cuenta con este dato debido a que en los anexos del auto de apertura no está la copia de la póliza. 

Número de póliza: Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 965 87 994000000003

Compañías coaseguradoras: Solidaria 40%; Previsora 30%; Mapfre 20% y Chubb Seguros 10%.

Modalidad de cobertura: Claims made

Fecha de ocurrencia de los hechos: 28 de junio de 2023 

Vigencia de la póliza que se necesita: 28-02-2024 al 15-10-2024

Fecha de vencimiento de términos: 6 de septiembre de 2024

 

Adjunto copia del auto de apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal. 

 

Muchas gracias y quedo atenta. 

 



gha.com.co

Valeria Ramirez Vargas
Abogada Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 321 7244863

Emal: jpinto@gha.com.co 

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, Bogotá
- Calle 69 # 4 - 48 Edificio Buró 69 Oficina 502

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este
Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
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