13/8/24, 3:50 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: CITACION CONCILIACION Spoa: 050016099150202412501 Andrés Felipe Montoya Garcia

Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Lun 12/08/2024 17:19

Para:audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC:Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>;Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;Informes GHA

<informes@gha.com.co>;John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>;Ana Maria

Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>;Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo juridico, y manifestamos que aceptamos gustosos la
asignacion de representar a la compafiia en la audiencia de conciliacion que se llevara a cabo el dia 4 de
septiembre de 2024, a partir de las 10 de la mafiana, ante la Fiscalia Local 284 de Copacabana - Antioquia.

Con el fin de cumplir con la asignacidn, rogamos nos compartan los antecedentes del siniestro y las indicaciones
para la audiencia.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacion adicional, y en espera de lo solicitado.
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL

+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS

ngil@gha.com.co
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a Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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13/8/24, 3:50 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 12 de agosto de 2024 17:11

Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION CONCILIACION Spoa: 050016099150202412501 Andrés Felipe Montoya Garcia

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacién prejudicial citada para el
4 de septiembre de 2024, a las 10:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atencién de la
misma.

De esta citacién no contamos con informacidén de los hechos que origina la convocatoria, agradecemos indagar.
Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

< audiencias@laequidadseguros.coop | 51 www.laequidadseguros.coop.
Bogo‘ré D.C.— Colombia
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2 Antfes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado,
cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido

inmediatamente. La compaiia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

De: Maria Eugenia Restrepo Gomez <maria.restrepo2 @fiscalia.gov.co>

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2024 3:38 p. m.

Para: penalesequidadrc@gmail.com; Servicio al Cliente <Servicio.Cliente@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION CONCILIACION

Spoa: 050016099150202412501

Sefiores:

Andrés Felipe Montoya Garcia, Aseguradora:La Equidad Seguros Nimero de Péliza Vigente: AB000126, Placa
del Vehiculo Asegurado:SPK 162

Ciudad
Reciba un atento y cordial saludo,
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13/8/24, 3:50 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

A este despacho correspondié por reparto la investigacion de la referencia que por el delito de lesiones
personales culposas se adelanta, se programé audiencia de conciliacion el dia 04-09-2024 a las 10:00

am. en calidad de conductor del bus involucrados en los hechos, se requiere asi mismo, que
comparezca con la aseguradora del rodante de placas SPK 162

Cortésmente,
MARIA EUGENIA RESTREPO GOMEZ

Fiscal 294 local de Copacabana

Maria.restrepo2@fiscalia.gov.co

CRA 49 # 50-60 Piso 1 Copacabana.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene informacion confidencial y se encuentra protegido por la Ley. S6lo puede ser
utilizada por la persona o compariia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion difusion, distribucion,

copia o toma cualquier accion basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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