28/1/25, 15:07

ﬁ Outlook

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: SGC 10486 SOLICITUD DE REASEGUROS RENVIADO AL EXTERO PDTE DE RTA SINIESTRO 10297263

AURA CRISTINA MONTOYA Y OTROS vs SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA CLINICA SOMER

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Fecha Mar 28/01/2025 15:07

Para Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion

<facturacion@gha.com.co>

cc Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; CAD GHA

<cad@gha.com.co>

Estimado Juan Pablo, muy buenas tardes,

Amablemente remito aceptacidn de propuesta de honorarios.

Muchas gracias, siempre cordial,

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

gha.com.co

!
[@HERRERA ',

ABOGADOS & ASOCIADOS

Darlyn Marcela Muihoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion,
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia

del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its

attachments.
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Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
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Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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28/1/25, 15:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: martes, 28 de enero de 2025 14:59

Para: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>

Asunto: RV: SGC 10486 SOLICITUD DE REASEGUROS RENVIADO AL EXTERO PDTE DE RTA SINIESTRO 10297263 AURA
CRISTINA MONTOYA Y OTROS vs SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA CLINICA SOMER

N° 23244

CA

NOTIFICACIONES
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 28 de enero de 2025 12:04

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Cc: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: SGC 10486 SOLICITUD DE REASEGUROS RENVIADO AL EXTERO PDTE DE RTA SINIESTRO 10297263 AURA
CRISTINA MONTOYA Y OTROS vs SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA CLINICA SOMER

Cordial saludo @JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAOS5M9b9jk4ZAIBPG84bpMVM%3D 2/8


mailto:notificaciones@gha.com.co
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
mailto:jmedina@gha.com.co

28/1/25, 15:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Me permito enviar mensaje del reasegurador del proceso de la referencia: " Una vez analizado el asunto y el
monto de los honorarios con el drea correspondiente, te informo que los mismos han sido autorizados"

Atentamente,

Jose Antonio Pdez Ramirez | Abogado Judicial - Coordinacion Judicial
(601) 917 2127 Ext. 1233 | Carrera 9 A #99 - 07 | Horario de atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
japaez@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia

2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Nelson Chaparro <Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 22 de enero de 2025 14:06

Para: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Cc: Einer Davila <Einer.Davila@laequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 10486 SOLICITUD DE REASEGUROS RENVIADO AL EXTERO PDTE DE RTA SINIESTRO 10297263 AURA
CRISTINA MONTOYA Y OTROS vs SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA CLINICA SOMER

Buenas tardes

Jose

Compartimos anotaciones del Reasegurador con aprobacion de propuesta de honorarios:

Quote

Una vez analizado el asunto y el monto de los honorarios con el area correspondiente, te informo que los

mismos han sido autorizados.
Unquote

Cordialmente,

Nelson Rene Chaparro Galindo | Analista de Reaseguros
(571) 5922929 Ext. 1301 | Calle 100 No. 9°-45 | Horario de atencién: 7:00 a.m. — 5:00 p.m.
nelson.chaparro@laequidadseguros.coop | www.laeguidadseguros.coop | Bogota — Colombia
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
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28/1/25, 15:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia no es responsable por la transmisidon de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Nelson Chaparro

Enviado el: lunes, 20 de enero de 2025 9:58 a. m.

Para: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

CC: Einer Davila <Einer.Davila@laequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 10486 SOLICITUD DE REASEGUROS RENVIADO AL EXTERO PDTE DE RTA

Buenos dias
Hola Jose
Gracias por la informacién. Damos traslado al Corredor de Reaseguro como complemento al Reasegurador

para obtener el pronunciamiento del Reasegurador y aprobacién de la propuesta de honorarios.

Cordialmente,

Nelson Rene Chaparro Galindo | Analista de Reaseguros
(571) 5922929 Ext. 1301 | Calle 100 No. 9°-45 | Horario de atencién: 7:00 a.m. — 5:00 p.m.
nelson.chaparro@laegquidadseguros.coop | www.laeguidadseguros.coop | Bogota — Colombia
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compahia no es responsable por la fransmision de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>

Enviado el: viernes, 17 de enero de 2025 7:28 p. m.

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>; Nelson Chaparro
<Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop>

CC: Einer Davila <Einer.Davila@|aequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 10486 SOLICITUD DE REASEGUROS RENVIADO AL EXTERO PDTE DE RTA

Cordial saludo Nelson.

Me permito adjuntar los documentos solicitados por el reasegurador.
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28/1/25, 15:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Atentamente,

Jose Antonio Pdez Ramirez | Abogado Judicial - Coordinacion Judicial
(601) 917 2127 Ext. 1233 | Carrera 9 A #99 - 07 | Horario de atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
japaez@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia

2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 8 de enero de 2025 16:13

Para: Nelson Chaparro <Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop>; Jose Paez <Jose.Paez@|aequidadseguros.coop>

Cc: Einer Davila <Einer.Davila@laequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: SGC 10486 SOLICITUD DE REASEGUROS RENVIADO AL EXTERO PDTE DE RTA

Cordial saludo Nelson,

Conforme a solicitud de documentos, se procedidé a requerir al externo, te adjunto correo una vez
contemos con respuesta te estaré renviando el correo. gracias

Claudia Jimena Lastra Ferndndez | Abogada Judicial celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 | ,
Calle 38 No. 4i - 32, piso 5 Cooperamos | Horario de Atencién: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m.y
Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.* claudia.lastra@laequidadseguros.coop +
www.laequidadseguros.coop

| lbagué - Colombia.
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencioén, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Nelson Chaparro <Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop>

Enviado el: miércoles, 8 de enero de 2025 4:08 p. m.

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>; Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>

CC: Einer Davila <Einer.Davila@|aequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 10486 SOL A REASEG. REITERACION 1A DE APROBACION PPTA DE HONORARIOS

Buenas tardes
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28/1/25, 15:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Claudia, Jose

Aun no contamos el pronunciamiento del Reasegurador; estamos gestionando con nuestro contacto del
Corredor de Reaseguro para obtener una respuesta. Esperamos darte respuesta lo antes posible.

Sin embargo, validando en trazabilidad de este caso, no contamos con tus comentarios al requerimiento que
nos elevo el Corredor de Reaseguro y que citamos nuevamente:

Para este caso ye en especifico para los casos de este asegurado. Los mercados necesitan de documentacion
como: citatorios, quejas, expediente clinico, relatoria especifica de los médicos, efc.

Por lo que agradezco tu ayuda en el envio de esta documentacion para este caso.
Cordialmente,

Nelson Rene Chaparro Galindo | Analista de Reaseguros
(571) 5922929 Ext. 1301 | Calle 100 No. 9°-45 | Horario de atencién: 7:00 a.m. - 5:00 p.m.
nelson.chaparro@laequidadseguros.coop | www.laeguidadseguros.coop | Bogota — Colombia
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencioén, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Enviado el: jueves, 2 de enero de 2025 3:36 p. m.

Para: Nelson Chaparro <Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop>

CC: Einer Davila <Einer.Davila@|aequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>;
Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>

Asunto: SGC 10486 SOL A REASEG. REITERACION 1A DE APROBACION PPTA DE HONORARIOS

Cordial saludo Nelson,
Por solicitud del externo correo que adjunto.

Agradezco reiterar al reasegurador la aprobacién de los honorarios propuestos por el externo.
Adjunto correo del externo.
GRACIAS

Claudia Jimena Lastra Ferndndez | Abogada Judicial celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 |,
Calle 38 No. 4i — 32, piso 5 Cooperamos | Horario de Atencidn: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m.y
Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.* claudia.lastra@laequidadseguros.coop +
www.laequidadseguros.coop

| lbagué - Colombia.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAOS5M9b9jk4ZAIBPG84bpMVM%3D 6/8


mailto:nelson.chaparro@laequidadseguros.coop
http://www.laequidadseguros.coop/
mailto:Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop
mailto:Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop
mailto:Einer.Davila@laequidadseguros.coop
mailto:Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop
mailto:Maria.Borda@laequidadseguros.coop
mailto:Camilo.Montano@laequidadseguros.coop
mailto:Jose.Paez@laequidadseguros.coop
mailto:claudia.lastra@laequidadseguros.coop
http://www.laequidadseguros.coop/

28/1/25, 15:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compahia no es responsable por la fransmision de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra

Enviado el: martes, 15 de octubre de 2024 3:10 p. m.

Para: Nelson Chaparro <Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop>

CC: Einer Davila <Einer.Davila@laequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Asunto: SGC 10486 INFORME INICIAL- CONTESTACION RADICACION Y LA PPTA DE HONORARIOS

Cordial saludo,

Me permito remitir:
« Informe inicial
« Contestacion demanda
» Propuesta de honorarios para aprobacion del reasegurador

Atentamente,

Claudia Jimena Lastra Fernandez | Abogada Judicial celular 3017152567. CELULAR 3132971329 | ,
Calle 38 No. 4i - 32, piso 5 Cooperamos | Horario de Atencidén: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m.y
Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.* claudia.lastra@laequidadseguros.coop +

www.laeguidadseguros.coop
| lbagué - Colombia.
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compahia no es responsable por la fransmision de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra

Enviado el: viernes, 11 de octubre de 2024 12:35 p. m.

Para: Nelson Chaparro <Nelson.Chaparro@laequidadseguros.coop>

CC: Einer Davila <Einer.Davila@laequidadseguros.coop>; Patricia Tellez <Patricia.Tellez@laequidadseguros.coop>; Maria
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28/1/25, 15:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: SGC 10486 AVISO A REASEGUROS PROCESO 11 OCTUBRE 2024 CON PIEZAS PROCESALES

Cordial saludo Nelson,

Para conocimiento del reasegurador del proceso que cursa en:

JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO RIONEGRO-ANTIOQUIA

RAD: 05615310300120240009500*

DEMANDANTES: (1) AURA CRISTINA MONTOYA ALZATE (VICTIMA DIRECTA),(ll) JUAN DAVID GARCIA MORALES
(COMPANERO PERMANENTE), (Ill) LUIS ALFONSO MONTOYA MONTOYA (PADRE), (IV) DIOSELINA ALZATE DE
MONTOYA (MADRE), (V) DIANA CECILIA MONTOYA ALZATE (HERMANA), (VI) SANTIAGO MONTOYA ALZATE
(HERMANO), (VII) YEISON ALEXANDER MONTOYA ALZATE (HERMANO), (VIIl) WILFER ANDRES MONTOYA ALZATE
(HERMANO), (IX) JULIANA ANDREA MONTOYA ALZATE (HERMANA), (X) JHON FREDY MONTOYA ALZATE, (XI)
FEDERICO GARCIA OSPINA (PRIMO DEL COMPANERO PERMANENTE DE LA VICTIMA DIRECTA), (XIl) JUAN
CRISISTOMO MONTOYA ALZATE (HERMANO).

DEMANDADOS: EQUIDAD SEGUROS S.A.,.SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. (SOMER)

Adjunto
e Auto admite llamamiento
e Contestaciéon demanda SOMER
e Llamamiento en garantia de SOMER a LA EQUIDAD
« Demanda
Quedo atenta.

Claudia Jimena Lastra Fernandez | Abogada Judicial celular 3017152567. CELULAR 3132971329 | ,
Calle 38 No. 4i - 32, piso 5 Cooperamos | Horario de Atencidén: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m.y
Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.* claudia.lastra@laequidadseguros.coop +
www.laequidadseguros.coop
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e
2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmisidon de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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