De: ALEJANDRA SANTODOMINGO
<ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>

Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 14:48

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Cc: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Buenas tardes
Doctor en correo que antecede se confirman sus honorarios del proceso.

Cordialmente,

Alejandra Santodomingo
Aguirre

Profesional | Vicepresidencia Juridica

(&
601 348 57 57 Ext 1326

p R EV I s O R ‘N Alejandra.santodomingo.ext@previsora.gov.co

SEGUROS WWW.previsora.gov.co

Calle 57 No 9-07, Bogota
No prometemos, aseguramos

Un futuro Seguro, estumejor presente.

DOCUMENTO DE USO INTERNO
De:

Paula Andrea Rodriguez Vargas <prodriguez@uiblatam.com>
Enviado el: lunes 7 de octubre de 2024 14:37



Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>; ALEJANDRA
SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>; RODRIGO
IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; Indemnizaciones
<indemnizaciones@uiblatam.com>

Asunto: RE: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Estimados buenas tardes,

Amablemente nos permitimos indicar que los Reaseguradores han dado su
aprobacidn en relacién con la cifra presentada por la la firma Gustavo Herrera
Abogados & Asociados. Lo anterior en los siguientes términos:

“Confirmamos nuestro acuerdo al monto propuesto por Previsora de
COP$2.600.000”

Dicho lo anterior, quedamos atentos al envio de la factura/cuenta de cobro por el
anticipo de los honorarios y a los desarrollos del proceso.

Cordialmente,

Paula Andrea Rodriguez Vargas
Analista Indemnizaciones

T: +57 321 491 5967 | prodriguez@uiblatam.com
UIB Colombia S.A. Corredores de Reaseguros
Cra 7 #71-21 Torre B - Oficina 601 Bogota D.C.,
Colombia | www.uib.com.co | LinkedIn



mailto:prodriguez@uiblatam.com
http://www.uib.com.co/
https://www.linkedin.com/company/uib-colombia-s-a-corredores-de-reaseguros/

DOCUMENTO DE USO INTERNO

DOCUMENTO DE USO INTERNO
De:

Paula Andrea Rodriguez Vargas

Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2024 8:27 a. m.

Para: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>;
Indemnizaciones <indemnizaciones@uiblatam.com>; JUAN DAVID GALVIS
<juan.galvis@previsora.gov.co>; ALEJANDRA SANTODOMINGO
<ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>

Asunto: RE: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Estimado Rodrigo buenos dias,

Muchas gracias por tu correo. Hemos solicitado aprobacién a los Reaseguradores por
la cifra propuesta, esto es COP$2.600.000, por la firma Gustavo Herrera Abogados &
Asociados.

Tan pronto contemos con la aprobacién de los Reaseguradores, lo informaremos
oportunamente.


mailto:RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO
mailto:LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO
mailto:indemnizaciones@uiblatam.com
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mailto:ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO

Cordialmente,

Paula Andrea Rodriguez Vargas
Analista Indemnizaciones

T. +57 321 491 5967 | prodriguez@uiblatam.com
UIB Colombia S.A. Corredores de Reaseguros
Cra 7 #71-21 Torre B - Oficina 601 Bogota D.C.,
Colombia | www.uib.com.co | LinkedIn

De: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 5:11 p. m.

Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>; Paula Andrea Rodriguez
Vargas <prodriguez@uiblatam.com>; ALEJANDRA SANTODOMINGO
<ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>

CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>;
Indemnizaciones <indemnizaciones@uiblatam.com>

Asunto: RE: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Estimado Juan David.

De acuerdo con la propuesta presentada por la firma externa.

Cordialmente,
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>

Enviado el: viernes 27 de septiembre de 2024 16:57

Para: Paula Andrea Rodriguez Vargas <prodriguez@uiblatam.com>; ALEJANDRA
SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>

CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>;
Indemnizaciones <indemnizaciones@uiblatam.com>; RODRIGO IGNACIO FRANCO
<RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>

Asunto: RE: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Buen dia Estimada @ALEJANDRA SANTODOMINGO

Agradecemos de tu valiosa colaboracidon con la solicitud de nuestro broker segun
comentarios en correo que antecede.

Estamos a la espera que nos envies la informacién solicitada el pasado 28 de agosto
del afio en curso a saber:

a. Notificacion de Previsora por la vinculacion

b. Pronunciamiento de Previsora en relacion con la oferta de honorarios
presentada.

Sobre la oferta de honorarios compartida (2 SMMLV), es necesario que Previsora se
pronuncie indicando si se encuentra de acuerdo con la cifra pretendida o sugiere otro
valor a aprobar.

Gracias por tu colaboracién y guedamos atentos a tu importante respuesta.
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Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.

Cordialmente

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: Paula Andrea Rodriguez Vargas <prodriguez@uiblatam.com>

Enviado el: martes 24 de septiembre de 2024 10:04

Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>; ALEJANDRA
SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>;
Indemnizaciones <indemnizaciones@uiblatam.com>

Asunto: RE: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Estimado Juan David buenos dias,

Estamos a la espera que nos envies la informacién solicitada el pasado 28 de agosto
del afio en curso a saber:

a. Notificacion de Previsora por la vinculacion

b. Pronunciamiento de Previsora en relacion con la oferta de honorarios
presentada.


mailto:prodriguez@uiblatam.com
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Sobre la oferta de honorarios compartida (2 SMMLV), es necesario que Previsora se
pronuncie indicando si se encuentra de acuerdo con la cifra pretendida o sugiere otro
valor a aprobar.

Gracias por tu colaboracién y qguedamos atentos a tu importante respuesta.

Cordialmente,

Paula Andrea Rodriguez Vargas

Analista Indemnizaciones

T: +57 321 491 5967 | prodriguez@uiblatam.com

UIB Colombia S.A. Corredores de Reaseguros

Cra 7 #71-21 Torre B - Oficina 601 Bogota D.C.,
Colombia | www.uib.com.co | LinkedIn

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: martes, 3 de septiembre de 2024 10:56 a. m.

Para: Indemnizaciones <indemnizaciones@uiblatam.com>; Paula Andrea Rodriguez
Vargas <prodriguez@uiblatam.com>

CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>;
Indemnizaciones <indemnizaciones@uiblatam.com>

Asunto: RE: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Buen dia Estimados.

Amablemente Compartimos comentarios lineas abajo del area juridica frente al
Litisoft de la referencia

Conforme con su solicitud comedidamente enviamos la propuesta de honorarios del
proceso de la referencia.
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Clave Adjuntos: Previsora2024

Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.

Cordialmente

De: Paula Andrea Rodriguez Vargas <prodriguez@uiblatam.com>

Enviado el: miércoles 28 de agosto de 2024 11:28

Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>; ALEJANDRA
SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>

CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>; JUAN CARLOS
LOPEZ MENDOZA <juan.lopez@previsora.gov.co>; Indemnizaciones
<indemnizaciones@uiblatam.com>

Asunto: RE: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631 - MUNICIPIO DE CALI -

Ref. UIB 12274

Estimados Juan David y Alejandra buenos dias,

Muchas gracias por el correo de aviso para el Asegurado Municipio de Cali
relacionado con el proceso de responsabilidad fiscal 1900.27.06.24.117 que
adelanta la Contraloria General de Santiago de Cali en contra de Vanessa Angulo
Cortés en calidad de Jefe de oficina de la Unidad de apoyo a la Gestion de la
Secretaria de Pazy Cultura Ciudadana por una presunta omisién al deber de control
y vigilancia sobre el contrato No. 4164.010.26.1.920.2023 con objeto “Realizar apoyo
logistico a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana del distrito de Santiago de Cali,
para el desarrollo de las actividades contempladas en los proyectos de inversién BP -
26002561, BP - 26002568, BP - 26002635, BP - 26002639, BP - 26002641, BP -
26002643, BP - 26002644, BP - 26002646, BP - 26002657, BP - 26002739, BP -
26002781, BP - 26002782, BP - 26003869, encaminadas al cumplimiento de los
propdsitos del organismo” generando un dafio patrimonial de COP$29.976.000.
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Tomamos nota de la reserva de indemnizacién establecida para este caso por
COP$599.054 y de la reserva de honorarios por COP$2.873.000.

Hemos notificado al Reasegurador.

Asignamos nuestra Ref. UIB 12274 la cual agradecemos mantener en las futuras
comunicaciones relacionadas con este evento.

Ahora bien, agradecemos por favor su ayuda compartiéndonos la siguiente
informacion:

a. Notificacion de Previsora por la vinculacion
b. Oferta de honorarios por parte del abogado Gustavo Alberto Herrera.

c. Pronunciamiento de Previsora en relacidn con la oferta de honorarios
presentada.

Tan pronto contemos con la informacién requerida, solicitaremos aprobacién al
Reasegurador.

Gracias por su colaboraciény quedamos atentos al envio de lo solicitado.

Cordialmente,

Paula Andrea Rodriguez Vargas

Analista Indemnizaciones

T: +57 321 491 5967 | prodriguez@uiblatam.com
UIB Colombia S.A. Corredores de Reaseguros


mailto:prodriguez@uiblatam.com

Cra 7 #71-21 Torre B - Oficina 601 Bogota D.C.,
Colombia | www.uib.com.co | LinkedIn

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>

Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 9:31 a. m.

Para: Indemnizaciones <indemnizaciones@uiblatam.com>

CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXR@PREVISORA.GOV.CO>; JUAN CARLOS
LOPEZ MENDOZA <juan.lopez@previsora.gov.co>

Asunto: AVISO REASEGURO LITISOFT 49631

Buen dia Estimados

Amablemente compartimos Aviso Reaseguro, frente al Litisoft de la referencia.

Asegurado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Poliza: - 10221180 Coa -Aceptado

Ramo RC

Me permito dar aviso del siniestro

e Litisoft 49631
e Radicado del proceso: 1900.27.06.24.1634

e Fechade notificacion: 16 de AGOSTO de 2024 —tal como se aprecia en los
correos que preceden.

e Etapa: eldia 16 DE AGOSTO nos notificaron auto de apertura, el cual se
adjunta.
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o Despacho: CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Presuntos responsables: VANESSA ANGULO CORTES

e Apoderado: GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA (Asignado automaticamente
por el sistema)

« Hechos: SEGUN EL AUTO DE APERTURA, EN EL CONTRATO N°
4164.010.26.1.920.2023 CON OBJETO “REALIZAR APOYO LOGISTICO A LA
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS
PROYECTOS DE INVERSION BP - 26002561, BP - 26002568, BP - 26002635, BP
- 26002639, BP - 26002641, BP - 26002643, BP - 26002644, BP - 26002646, BP -
26002657, BP - 26002739, BP -26002781, BP - 26002782, BP - 26003869,
ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS DEL ORGANISMO”,
POR $767.403.650, SE OBSERVO QUE EL SUPERVISOR NO CUMPLIO CON SU
FUNCION DE CONTROL Y VIGILANCIA CONTRACTUAL. GENERANDO UN
DETRIMENTO PATRIMONIAL DE $29.976.000..

e Siniestro: 27997-2024-4-13

e Cuantia Detrimento $29.976.000 sin indexar
e Podliza: RC 1021180 endoso 0

e Sindeducible pactado

o Contingencia: $29.976.000

o Reserva de indemnizaciones: $599.520 Segun nuestra politica de reservas es
del 2% de la contingencia si esta en auto de apertura

e Calificacion contingencia. EVENTUAL, pues si bien la pdliza opera por
reclamacién, en algunas oportunidades la Contraloria no tiene en cuenta esto
y verifica que estuviese vigente para la época de los hechos.

Asi mismo agradecemos nos indiques si el reasegurador esta de acuerdo con el
apoderado que se nombro. A fin de solicitar la propuesta de honorarios o
reasignar el proceso a la firma que el reasegurador considere pertinente.



Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.

Cordialmente

De: DANIELA RODRIGUEZ <DANIELA.RODRIGUEZ.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: viernes 16 de agosto de 2024 8:52

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; informes@gha.com.co;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co

CC: CREACION LITISOFT <creacion.litisoft@previsora.gov.co>; ALEJANDRA
SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: LITISOFT 49631 RV: oficio No 1900.27.06.24.1159 Asunto: Expediente
1900.27.06.24.1634

Respetados doctores, buen dia

Por medio del presente, se informa la creacion del proceso de responsabilidad fiscal
LITISOFT 49631. Por favor, diligenciar los campos faltantes y subir los demas
documentos pertinentes al caso.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

De: NOTIFICACIONES JUDICIALES <notificacionesjudiciales@previsora.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 13:16

Para: CREACION LITISOFT <creacion.litisoft@previsora.gov.co>; DANIELA
RODRIGUEZ <DANIELA.RODRIGUEZ.EXT@PREVISORA.GOV.CO>

Cc: LILIANA CEPEDA <LILIANA.CEPEDA@PREVISORA.GOV.CO>

Asunto: RV: oficio No 1900.27.06.24.1159 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1634
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Buen dia estimada,

Envio documentos relacionados con un proceso nuevo para crear en Litisoft.

Por favor verificar que efectivamente estemos vinculados dentro del proceso y que no
se encuentre creado previamente en el aplicativo.

Gracias.

Cordialmente,

De: Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 9:50

Para: NOTIFICACIONES JUDICIALES <notificacionesjudiciales@previsora.gov.co>
Asunto: oficio No 1900.27.06.24.1159 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1634

Senores

LA PREVISORA

Buenos dias de manera atenta se adjunta oficio No 1900.27.06.24.1159

Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1634
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Enviado con Mailsuite - Darse de baja 15/08/24, 09:49:50 a.m.

AVISO IMPORTANTE: La informacidn de este correo electrénico (y los archivos
adjuntos) es confidencial. Si usted no es el destinatario, no debe utilizar o difundir la
informacién. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique
inmediatamente usando "Responder"y elimine permanentemente el original y las
copias o impresiones de la misma. A pesar de que este mensaje y los archivos
adjuntos son considerados libres de virus o cualquier otro defecto que pueda afectar
a cualquier sistema informatico en que se haya recibido y abierto, es responsabilidad
del receptor asegurarse de que esté libre de virus, el grupo UIB LatAm no acepta
responsabilidad alguna por cualquier pérdida o dafio que surja de su uso. IMPORTANT
NOTICE:The information in this email (and any attachments) is confidential. If you are
not the intended recipient, you must not use or disseminate the information. If you
have received this email in error, please immediately notify me by "Reply" command
and permanently delete the original and any copies or printouts thereof. Although this
email and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that
might affect any computer system into which it is received and opened, it is the
responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is
accepted by the UIB LatAm group for any loss or damage arising in any way from its
use.
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email and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that
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might affect any computer system into which it is received and opened, it is the
responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is
accepted by the UIB LatAm group for any loss or damage arising in any way from its
use.
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copias o impresiones de la misma. A pesar de que este mensaje y los archivos
adjuntos son considerados libres de virus o cualquier otro defecto que pueda afectar
a cualquier sistema informatico en que se haya recibido y abierto, es responsabilidad
del receptor asegurarse de que esté libre de virus, el grupo UIB LatAm no acepta
responsabilidad alguna por cualquier pérdida o dafio que surja de su uso. IMPORTANT
NOTICE:The information in this email (and any attachments) is confidential. If you are
not the intended recipient, you must not use or disseminate the information. If you
have received this email in error, please immediately notify me by "Reply" command
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