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RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710

Desde Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Fecha Jue 12/12/2024 22:18
Para ALEJANDRA SANTODOMINGO <alejandra.santodomingo.ext@previsora.gov.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta

Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Apreciada Doctora Alejandra buenas  noches 

Comedidamente informamos que nos encontramos de acuerdo con los honorarios asignados por el reasegurador. 

Lo anterior, queda registrado en litisoft.

Cordial saludo. 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 14:45
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenas tardes
 
Doctor cordial saludo, me confirma por favor si esta de acuerdo con la propuesta del reasegurador con respecto a los honorarios en correos que
anteceden, muchas gracias.
 
Cordialmente,
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO
Enviado el: miércoles 30 de octubre de 2024 9:27
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenos días
 
Dr cordial saludo comparto información en correo que antecede el litisoft de referencia en el asunto.
 
Cordialmente,
 



 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: martes 29 de octubre de 2024 11:36
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buen dia Estimados,
 
Amablemente compartimos comentarios líneas abajo de nuestro bróker de reaseguros, referente a la autorización de Honorarios  que otorga el mercado de
reaseguros.
 
Remito autorización de los mercados:
 

“Autorizamos hasta un máximo de COP 10,000,000.00(100%), sujeto a la aprobación de DUAL, para defensa de Previsora en el llamamiento en garantía en conexión al
proceso No. PRF 1900.27.06.24.1638.”

 
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: lunes 28 de octubre de 2024 9:29

mailto:juan.galvis@previsora.gov.co
mailto:ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO
mailto:LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO
mailto:ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO


Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenos días
 
Juan David te comparto póliza.
 
Cordialmente,
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

 
DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: viernes 25 de octubre de 2024 12:06
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; LIBARDO TOBAR
<LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buen dia Alejandra
 
Agradecemos de tu valiosa colaboración nos puedas compartir los endoso que contempla la póliza 1020022. Rc
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: martes 22 de octubre de 2024 8:25
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; LIBARDO TOBAR
<LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenos días
 
Juan David se vinculó la póliza que nos indica el auto de vinculación aquí te lo comparto.

Cordialmente,
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: lunes 21 de octubre de 2024 17:11
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; 'Nataly Cardona' <nataly.cardona@aon.com>; RODRIGO IGNACIO
FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buen dia Alejandra
 
Dentro del auto en el cual nos adjuntas al proceso se puede evidenciar esta póliza, 1018759, que da ocasión a aclaración para los reaseguradores,, Si, si esta póliza
hace parte del proceso en cuanto a las pruebas aportadas? o también vinculan a Previsora por esta póliza. O en dicho caso solamente se esta vinculando y
afectando con la que se creo el Lt 1020022.
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Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 
De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: lunes 21 de octubre de 2024 17:01
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenas tardes
 
Juan David la póliza utilizada para la creación de este litisoft es la 1020022
 
Cordialmente,
 

mailto:ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: lunes 21 de octubre de 2024 16:58
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; LIBARDO TOBAR
<LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buen dia Estimada Alejandra
 
Agradecemos nos puedas aclarar sobre la vinculante póliza 1018759
 
Lo que quiere conocer el reasegurador, es si es técnicamente viable, solicitar gastos de defensa a la póliza 1018759, - la cual, tampoco es clara, si esta vinculada al proceso, o solo
hace parte de las pruebas aportadas-.
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

 
DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS
Enviado el: jueves 10 de octubre de 2024 17:16
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; 'Nataly Cardona'
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<nataly.cardona@aon.com>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; LIBARDO TOBAR
<LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buen dia Estimada Alejandra,
 
Agradecemos de su valiosa colaboración con la solicitud líneas abajo de nuestro importante Bróker de Reaseguros:
 
Everest nos ha solicitado lo siguiente:
 
“podrías por favor notificarnos los certificados 2 y 3 para completar nuestros archivos. En cuanto a los honorarios solicitados, podrías compartir los comentarios de los
reaseguradores de la póliza 1018759 emitida por Previsora”
 
Sobre el último punto, consideramos que es importante aclarar si existen otros seguros vinculados al proceso, y, sí, sobre ellos se hizo solicitud de honorarios.
 
@'Nataly Cardona' En respuesta!! La póliza 1018759 al corresponder de una vigencia en la cual tiene reaseguro automático, el manejo corresponde a los
lineamientos que disponga la póliza y su reporte al existir alguna disposición a pago se solventara afectando el contrato de reaseguro dispuesto.
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS
Enviado el: lunes 16 de septiembre de 2024 12:12
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; LIBARDO TOBAR
<LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buen dia Estimada Alejandra,
 
Agradecemos de su valiosa colaboración con la solicitud líneas abajo de nuestro importante Bróker de Reaseguros:
 
Surge de la documentación notificada que Previsora fue llamada en garantía bajo la póliza 1020022 y 1018759. Por lo que, apreciare nos acompañes copia de la póliza objeto del
contrato de reaseguro para confirmar la correcta vinculación de la póliza del contrato de reaseguro.
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 
De: JUAN DAVID GALVIS
Enviado el: lunes 16 de septiembre de 2024 11:50
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
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Buen dia Alejandra
 
Amablemente solicitamos tu colaboración con la respuesta a la solicitud planteada por el mercado reasegurador del pasado 10/09/2024.
 
Cito:
 
Me permito informar que el mercado nos ha solicitado lo siguiente:
 

“Surge de la documentación notificada que Previsora fue llamada en garantía bajo la póliza 1020022 y 1018759. Por lo que, apreciare nos acompañes copia de la póliza
objeto del contrato de reaseguro para confirmar la correcta vinculación de la póliza del contrato de reaseguro.
La cotización del apoderado propuesto, el Dr. Gustavo Alberto Herrera Ávila, en aras de poder hacer una determinación sobre la aprobación de los honorarios”.

 
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 
De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: miércoles 11 de septiembre de 2024 15:53
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenas tardes
 
Juan David remito propuesta de honorarios.
 
Cordialmente,
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: miércoles 11 de septiembre de 2024 15:50
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: informes@gha.com.co; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Apreciada Doctora Alejandra buenas tardes
 
Comedidamente remito la propuesta de honorarios del proceso de la referencia.
 
Quedo atenta a sus valiosos comentarios.
 
Cordial saludo.
 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     
 

 
De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2024 1:59 p. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
 
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General

Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 5776200 
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 3795688

gha.com.co
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De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 8:23
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenos días
 
Doctor, dar respuesta a correo que antecede, muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: martes 10 de septiembre de 2024 17:22
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buen dia Estimados.
 
Agradecemos de su valiosa colaboración con la solicitud líneas abajo de nuestro importante Bróker de Reaseguros:
 
 
Me permito informar que el mercado nos ha solicitado lo siguiente:
 

“Surge de la documentación notificada que Previsora fue llamada en garantía bajo la póliza 1020022 y 1018759. Por lo que, apreciare nos acompañes copia de la póliza
objeto del contrato de reaseguro para confirmar la correcta vinculación de la póliza del contrato de reaseguro.
La cotización del apoderado propuesto, el Dr. Gustavo Alberto Herrera Ávila, en aras de poder hacer una determinación sobre la aprobación de los honorarios”.

 
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: martes 20 de agosto de 2024 14:36
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 
Buenas tardes Juan David,
 
Me permito dar aviso del siniestro relacionado con póliza de responsabilidad civil 1020022 expedida por cali. Con los siguientes datos:
 

LITISOFT 49710
Radicado del proceso: 1900.27.06.24.1638
Fecha de notificación: 14 de agosto de 2024 – tal como se aprecia en los correos que preceden.
Etapa: el día 14 de agosto nos notificaron el auto de apertura, el cual se adjunta.
Despacho: CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Presuntos responsables: FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO.
Apoderado: GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA (Asignado automáticamente por el sistema)
Hechos: SEGÚN EL AUTO DE APERTURA, EMCALI EICE ESP, DURANTE LA VIGENCIA 2023 PAGÓ SANCIONES AL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 39 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO; A LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR DESACATÓ A LAS ÓRDENES DE LA SUPERINTENDENCIA
QUE ORDENÓ CONCEDER RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN A UN DERECHO DE PETICIÓN ELEVADO POR USUARIO DE
SERVICIOS Y AL DAGMA POR INCUMPLIMIENTO EN EL USO EFICIENTE DE AGUA, LECTURA DE VOLÚMENES CAPTADOS,
CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDOR, EN CONTRAVÍA A LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES SANCIONATORIAS.
CAUSANDO UN SUPUESTO DETRIMENTO PATRIMONIAL EN $247.903.394.
Siniestro: 27993-2024-4-13
Cuantía Detrimento: $247.903.394 sin indexar
Póliza: RC 1020022 endoso 4
Sin deducible pactado
Contingencia: $247.903.394
Reserva de indemnizaciones: $ 4.958.067.88. Según nuestra política de reservas es del 2% de la contingencia si está en auto de apertura
Calificación contingencia. EVENTUAL, pues si bien la póliza opera por reclamación, en algunas oportunidades la Contraloría no tiene en
cuenta esto y verifica que estuviese vigente para la época de los hechos.

 
 
Así mismo agradecemos nos indiques si el reasegurador está de acuerdo con el apoderado que se nombró. A fin de solicitar la propuesta
de honorarios o reasignar el proceso a la firma que el reasegurador considere pertinente. 
 
 
Cordialmente,
 

mailto:ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO
mailto:juan.galvis@previsora.gov.co


 
De: Litisoft Previsora <procesosjudiciales@previsora.gov.co>
Enviado el: martes 20 de agosto de 2024 6:55
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; AMANDA LUCIA LOPEZ TORRES <amanda.lopez@previsora.gov.co>; LILIANA
CEPEDA <LILIANA.CEPEDA@PREVISORA.GOV.CO>; EDGAR HERNANDO RINCON <EDGAR.RINCON@PREVISORA.GOV.CO>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: ACTUACIÓN COMUNCIADO VINCULACION PRF EN EL PROCESO 49710
 

ACTUACIÓN JUDICIAL
SUJETO PRINCIPAL: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
NÚMERO PROCESO: 49710 ESTADO: EN CURSO

ABOGADO INTERNO: ALEJANDRA SANTODOMINGO
AGUIRRE ABOGADO EXTERNO: GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CIUDAD: CALI
TIPO JUZGADO: NÚMERO JUZGADO: 0
RADICACIÓN: 1900.27.06.24.1638 CLASE PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL
ETAPA: MIGRACION INFORMACION ACTUACIÓN: COMUNCIADO VINCULACION PRF
FECHA ACTUACIÓN: 14 Ago 2024 FECHA VENCIMIENTO:
DESCRIPCIÓN: COMUNICACION VINCULACION PRF

---------ATENCION--------

Esta es una cuenta utilizada por el servicio de correo automático; por favor no responda ningún correo a esta dirección.

--------Aviso de Confidencialidad de Email--------

La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si Usted no es el
receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por error

recibe este mensaje, por favor informe al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente.Cualquier opinión, conclusión u otra
información contenida en este mensaje, que no esté relacionada con las actividades oficiales de nuestra Institución, deberá considerarse

como nunca proporcionada o aprobada por la misma.
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