
RE: CANECLACIÓN AUDIENCIA || RV: Asignación Proceso Sancionatorio Contractual RUP5593
- FONSECON vs ORITO

Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Mar 27/08/2024 9:51
Para:​Margareth Llanos Acuña <mllanos@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>​
CC:​Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;​Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>;​Juan Sebastian Bobadilla
<jbobadilla@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>​

Gracias Margareth!
 
Javier envíanos la propuesta de honorarios y por favor siempre copia a informes, CAD y facturación para lo
correspondiente.
 
Cordialmente,
 
 

Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Análisis de Información y Reportes

Email: ljurado@gha.com.co |  300 467 4253

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.

De: Margareth Llanos Acuña <mllanos@gha.com.co>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 9:49 a. m.
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Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian
Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>
Asunto: CANECLACIÓN AUDIENCIA || RV: Asignación Proceso Sancionatorio Contractual RUP5593 - FONSECON vs ORITO
 
Estimada área de informes, Buen día. 
 
Remito para su conocimiento notificación de cancelación de la audiencia programada para el día de
hoy dentro del proceso de la referencia. Hasta el momento no se ha fijado nueva fecha. 
 
Cordialmente, 
 

Margareth Llanos Acuña
Abogada

Email: mllanos@gha.com.co |  313 398 5428

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
 

De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Enviado: lunes, 26 de agosto de 2024 9:02
Para: Margareth Llanos Acuña <mllanos@gha.com.co>
Asunto: Fwd: Asignación Proceso Sancionatorio Contractual RUP5593 - FONSECON vs ORITO
 
PSC
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De: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBAÑEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>
Enviado: lunes, agosto 26, 2024 8:57
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RE: Asignación Proceso Sancionatorio Contractual RUP5593 - FONSECON vs ORITO
 
Apreciado doctor Acosta, muy buen día.
 
Muchas gracias por su disposición y pronta respuesta. Revisada la propuesta de honorarios manifestamos
conformidad con la misma.
 
Adjunto encontrará el poder y correo de la Entidad cancelando la audiencia que estaba programada para el día
de mañana 27 de agosto. No indicó nueva fecha por lo que estaremos atentos a la programación para
informarles inmediatamente.
 
Muchas gracias por la atención.
 
Cordial saludo,
 
Vicky Carolina Ramírez Ibáñez
Profesional de Indemnizaciones
Gerencia de Indemnizaciones de Seguros Generales
Dirección General
Celular: 315 5871487
vramirez@solidaria.com.co; notificaciones@solidaria.com.co
Bogotá – CO

 
De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Enviado el: domingo, 25 de agosto de 2024 11:10
Para: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBAÑEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>
Asunto: RV: Asignación Proceso Sancionatorio Contractual RUP5593 - FONSECON vs ORITO
 
Buenas tardes doctora Carolina:
 
Con gusto asumiremos la representación de los intereses de la Aseguradora Solidaria dentro del proceso de
declaratoria de incumplimiento e imposición de multas promovido por el Ministerio del Interior. De igual forma,
quedamos muy atentos a que se nos remita el respectivo poder de representación. 
 
Por otro lado, nos permitimos remitirle la propuesta de honorarios para su aprobación. Gracias por depositar su
confianza en nuestra oficina. 
 
Cordialmente,
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Javier Andrés Acosta Ceballos
Coordinador Derecho Público – Bogotá.
Coordinador Nacional de Responsabilidad Fiscal.

Email: jacosta@gha.com.co |  311 396 8317

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
 
 
 
 
De: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBAÑEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>
Fecha: jueves, 22 de agosto de 2024, 11:27 a. m.
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
CC: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>, Javier Andrés Acosta Ceballos
<jacosta@gha.com.co>
Asunto: Asignación Proceso Sancionatorio Contractual RUP5593 - FONSECON vs ORITO

Apreciado doctor Herrera, muy buen día.
 
Con el acostumbrado respeto me permito informar asignación para la representación de la compañía, del
proceso sancionatorio contractual conforme las reglas del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 adelantado por el
Ministerio del Interior – FONSECON en contra del municipio de Orito por el presunto incumplimiento del
convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2319, con el que se pretende dar aplicación a la cláusula
undécima contractual relacionada con la aplicación de multas, con tasación inicial de multa por 3 Ítems cada
uno en cuantía de $594.232.978,9 conforme al informe de supervisión.
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La audiencia está programada para el próximo 27 de agosto de 2024 a las 11:00 a.m. en modalidad presencial
o virtual. Adjunto los documentos con los que contamos hasta el momento para su revisión y preparación de la
audiencia y el poder le será remitido una vez surta el trámite de firma. Igualmente informo que ya se solicitó a
la Entidad el enlace para acceder a la audiencia en modalidad virtual el cual les será trasladado una vez sea
recibido.
 
Agradecemos por favor confirmación de la aceptación de la asignación y la remisión de su propuesta de
honorarios.
 
Muchas gracias por su atención, quedamos atentos a lo que se requiera.
 
Cordial saludo,
 
Vicky Carolina Ramírez Ibáñez
Profesional de Indemnizaciones
Gerencia de Indemnizaciones de Seguros Generales
Dirección General
Celular: 315 5871487
vramirez@solidaria.com.co; notificaciones@solidaria.com.co
Bogotá – CO

 

*******************************************************************

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente.

Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni
otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por

tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del
uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person
other than its addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments
have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure

that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any
loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?

*******************************************************************
 

*******************************************************************

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa
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Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente.

Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni
otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por

tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del
uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person
other than its addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments
have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure

that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any
loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?

*******************************************************************
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